证券代码：002600        证券简称：领益智造        公告编号：2018-108

广东领益智造股份有限公司

关于控股股东及相关股东延长股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）前身广东江粉磁材股份有限

公司，以发行股份方式购买领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）

100%股权的重大资产重组事项（以下简称“本次交易”）于 2018 年 1 月 19 日

完成标的资产过户手续，向领益科技原股东领胜投资（深圳）有限公司（以下简

称“领胜投资”）、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领尚投资”）、

深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领杰投资”）合计发行新增股

份 4,429,487,177 股，股份发行价格为 4.68 元/股。本次非公开发行股份的新增

股份的性质为有限售条件流通股，新增股份的上市日为 2018 年 2 月 13 日。

一、关于股份锁定安排

领胜投资、领尚投资、领杰投资分别承诺：其因本次交易所获得的上市公司

股份自股票上市之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市

公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末

收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

上述锁定期届满后，领益科技原股东在本次交易中取得的上市公司股份的转

让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和深圳证券交

易所的有关规定办理。限售期内，领益科技原股东如因上市公司实施送红股、资

本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

二、关于股份锁定延长的情况

在本次交易完成后 6 个月内，公司股票价格存在连续 20 个交易日的收盘价

低于发行价的情形。依照股份锁定安排及相关承诺，领胜投资、领尚投资、领杰

投资所持公司股份的锁定期将自动延长 6 个月。锁定期延长情况如下：

股东名称 持股数（股） 股份性质 原锁定期 调整后锁定期

领胜投资 4,139,524,021
有限售条件

流通股

自 2018 年 2 月 13 日

起 36 个月

自 2018 年 2 月 13 日

起 42 个月

领尚投资 196,103,812
有限售条件

流通股

自 2018 年 2 月 13 日

起 36 个月

自 2018 年 2 月 13 日

起 42 个月

领杰投资 93,859,344
有限售条件

流通股

自 2018 年 2 月 13 日

起 36 个月

自 2018 年 2 月 13 日

起 42 个月

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

                                             二〇一八年八月二十四日