证券代码：300537          证券简称：广信材料          公告编号：2018-050

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售

的股份数量为 18,813,660 股，占公司总股本的 9.7466%。本次实际可上市流通

数量为 18,813,660 股，占公司股本总额的 9.7466%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 9 月 10 日（星期一）。

一、本次申请解除股份限售的股份取得情况

中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）于 2017 年 6 月 2

日核发了《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买

资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕810 号），核准广信材料向陈

朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏诚管理咨询合伙

企业（有限合伙）（以下简称“无锡宏诚”）发行股份及支付现金购买其持有的

江苏宏泰高分子材料有限公司 100.00%股权。同时，公司拟向不超过 5名特定投

资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 31,400.00 万元。

公司于2017年9月向华宝信托有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、

无锡市金禾创业投资有限公司、财通基金管理有限公司（财通基金－宁波银行－

石船山（上海）资产管理有限公司、财通基金－兴业银行－海通证券股份有限公

司、财通基金－光大银行－渤海证券股份有限公司、财通基金－光大银行－上海

通晟资产管理有限公司－智远定增 I号私募证券投资基金、财通基金－光大银行

－财通基金－君合定增 2号资产管理计划、财通基金－平安银行－西藏自治区投

资有限公司）四家机构，共计 9个证券账户发行 18,813,660 股，募集资金总额

为人民币 313,999,985.40 元，扣除发行费用 9,622,641.50 元后，募集资金净额

为 304,377,343.90 元。本次非公开发行股份的股份于 2017 年 9 月 8 日在深圳证

券交易所上市，新增股份限售期为上市之日起 12 个月，该部分新增股份预计可

上市交易的时间为 2018 年 9 月 8 日，上述股份可上市交易日如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

此次非公开发行股份认购情况如下：

序号 发行对象名称 证券账户名称 获配数量（股）

1 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司 3,780,707

2 创金合信基金管理有限公司

创金合信基金－工商银行－广东粤财

信托－粤财信托－广信定增 1 号集合

资金信托计划

3,774,715

3

财通基金管理有限公司

财通基金－宁波银行－石船山（上海）

资产管理有限公司
107,849

4
财通基金－兴业银行－海通证券股份

有限公司
671,060

5
财通基金－光大银行－渤海证券股份

有限公司
299,581

6

财通基金－光大银行－上海通晟资产

管理有限公司－智远定增 I 号私募证

券投资基金

599,161

7
财通基金－光大银行－财通基金－君

合定增 2 号资产管理计划
179,748

8
财通基金－平安银行－西藏自治区投

资有限公司
1,917,316

9
无锡市金禾创业投资有限公

司
无锡市金禾创业投资有限公司 7,483,523

合计 18,813,660

    截止本公告披露之日，公司总股本为 193,027,584 股，其中有限售条件股份

数量为 118,672,401 股，占公司股本总额的 61.4795%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

华宝信托有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公

司、无锡市金禾创业投资有限公司通过本次发行取得上市公司新增股份。上述四

家机构通过本次发行取得的上市公司新增股份，自取得的股份上市首日起 12 个

月内不转让。本次发行完成后，上述四家机构因本次发行取得的股份由于上市公

司分配股票股利、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定安排。前述锁

定期届满后，股份解锁事宜按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

截止本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

截止本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上

市资金的情形，发行人对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2018 年 9 月 10 日(星期一)。

2、本次解除限售股份的数量为 18,813,660 股，占公司总股本的 9.7466%。

3、本次申请解除限售股份的股东数为 9名，分别是华宝信托有限责任公司、

创金合信基金－工商银行－广东粤财信托－粤财信托－广信定增 1 号集合资金

信托计划、无锡市金禾创业投资有限公司、财通基金－宁波银行－石船山（上海）

资产管理有限公司、财通基金－兴业银行－海通证券股份有限公司、财通基金－

光大银行－渤海证券股份有限公司、财通基金－光大银行－上海通晟资产管理有

限公司－智远定增 I 号私募证券投资基金、财通基金－光大银行－财通基金－君

合定增 2号资产管理计划、财通基金－平安银行－西藏自治区投资有限公司。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号 股东名称
所持限售股

份总数（股）

本次申请解

除限售数量

（股）

本次实际可

上市流通股

份数量（股）

股份是否

存在质押

冻结情况

1
华宝信托有限

责任公司

华宝信托有限责任

公司
3,780,707 3,780,707 3,780,707 否

2
创金合信基金

管理有限公司

创金合信基金－工

商银行－广东粤财

信托－粤财信托－

广信定增1号集合资

金信托计划

3,774,715 3,774,715 3,774,715 否

3

财通基金管理

有限公司

财通基金－宁波银

行－石船山（上海）

资产管理有限公司

107,849 107,849 107,849 否

4

财通基金－兴业银

行－海通证券股份

有限公司

671,060 671,060 671,060 否

5

财通基金－光大银

行－渤海证券股份

有限公司

299,581  299,581  299,581  否

6
财通基金－光大银

行－上海通晟资产
599,161 599,161 599,161 否

管理有限公司－智

远定增I号私募证券

投资基金

7

财通基金－光大银

行－财通基金－君

合定增2号资产管理

计划

179,748 179,748 179,748 否

8

财通基金－平安银

行－西藏自治区投

资有限公司

1,917,316 1,917,316 1,917,316 否

9

无锡市金禾创

业投资有限公

司

无锡市金禾创业投

资有限公司
7,483,523 7,483,523 7,483,523 否

合计 18,813,660 18,813,660 18,813,660 -

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质
本次变动前 本次变动增减 本次变动后

数量 比例 数量 数量 比例

一、限售流通股 118,672,401 61.48% -18,813,660 99,858,741 51.73%

高管锁定股 2,304,803 1.19% - 2,304,803 1.19%

首发后限售股 28,976,620 15.01% -18,813,660 10,162,960 5.27%

首发前限售股 87,390,978 45.27% - 87,390,978 45.27%

二、无限售条件

流通股
74,355,183 38.52% 18,813,660  93,168,843 48.27%

三、总股本 193,027,584 100.00% - 193,027,584 100.00%

    五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构江海证券认为：

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司本次解除限售的股份持有人

严格履行了其在公司本次非公开发行股票并上市时所做出的承诺。截至本核查意

见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机

构江海证券对广信材料本次限售股份上市流通申请事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股本结构表和限售股份明细数据表；

3、保荐机构的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

                                  董事会

                                  2018年9月5日

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