证券代码：000592           证券简称：平潭发展            公告编号：2018-094

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十一批限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次有限售条件的流通股上市数量为612,784股，占有限售条件流通股

3.3201%，占公司总股本0.0317%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2018年09月14日。

一、公司股权分置改革方案概况

1、股权分置改革对价方案：现有总股本29,440万股为基数，以资本公积金

向方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股转增3股，相当于流通股股

东每10股获得1.94股的对价股份。

2、股权分置改革方案经2007年10月22日召开的公司2007年第一次临时股东

大会暨相关股东会议审议通过，以资本公积金转增股本和资产重组结合业绩承诺

方式进行本次股权分置改革。

3、股权分置改革方案实施日：2008年3月19日。

二、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及

履行情况

根据本公司于2007年10月10日公告的《本公司股权分置改革方案》和2008

年3月15日披露的《本公司股权分置改革方案实施公告》，经本公司董事会核查，

公司本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行

情况说明如下：

序

号

有限售条件的股份

持有人名称

持有股份

数(股)

占总股本

比例(%)
承诺内容

履行承

诺情况

追加

承诺

1 自然人共计87位 593,448 0.0307%

在股改方案实施之日

（2008 年 3 月 19 日）

起 12 个月内不上市交

易或者转让。

已履行 无

2

福建省发展和改革

委员会后勤服务中

心

19,336 0.0010%

在股改方案实施之日

（2008 年 3 月 19 日）

起 12 个月内不上市交

易或者转让。

已履行 无

 合  计 612,784 0.0317%

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2018年09月14日；

2、本次可上市流通股份：612,784股，占有限售条件流通股的3.3201%，占

总股份的0.0317%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序

号

限售股份持有人

名称

持有限售

股份数

（股）

本次可上

市流通股

数（股）

本次可上市

流通股数占

公司总股本

的比例（%）

冻结的

股份数

量（股）

备注

1 自然人共计87位 593,448 593,448 0.0307% 0

股权分置

改革限售

股份

2

福建省发展和改

革委员会后勤服

务中心

19,336 19,336 0.0010% 0

股权分置

改革限售

股份

合  计 612,784 612,784 0.0317% 0

说明：87 位自然人及 1 位法人股东持股情况请见公司公告附件。上述 88 位股东所持股份系公司历史

遗留的社团法人股，原本通过名义法人单位持有，现通过司法确权得以流通。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：                         （单位：股）

股份类型
本次限售股份

上市流通前 本次变动数
本次限售股份上市流通后

 股数 比例% 股数 比例%

一、有限售条件的流通股 18,456,760.00 0.9554 -612,784.00 17,843,976.00 0.9237

1、国家持股

2、国有法人持股

3、境内一般法人持股 17,453,294.00 0.9035 -19,336.00 17,433,958.00 0.9025

4、境内自然人持股 594,716.00 0.0308 -593,448.00 1,268.00 0.000066

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、内部职工股

8、高管股份 408,750.00 0.0212   0 408,750.00 0.0212

9．机构投资者配售股份

有限售条件的流通股合计 18,456,760.00 0.9554 -612,784.00 17,843,976.00 0.9237

二、无限售条件的流通股 1,913,324,132.00 99.0446 612,784.00 1,913,936,,916.00 99.0763

1．人民币普通股 1,913,324,132.00 99.0446 612,784.00 1,913,936,,916.00 99.0763

2．境内上市的外资股

3．境外上市的外资股

4．其他

无限售条件的流通股合计 1,913,324,132.00 99.0446 612,784.00 1,913,936,,916.00 99.0763

三、股份总数 1,931,780,892.00 100.00  0 1,931,780,892.00 100.00

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序

号

限售股份

持有人名

称

股改实施日持有股份情

况

本次解限前已解

限股份情况

本次解限前未解限

股份情况
股份数量

变化沿革
数量（股）

占总股本

比例（%）

数量

（股）

占总股

本比例

（%）

数量

（股）

占总股本

比例（%）

1
自然人共

计87位
122,773 0.0064% 0 0 593,448 0.0307% 注 1

2

福建省发

展和改革

委员会后

勤服务中

心

4,000 0.0002% 0 0 19,336 0.0010% 注 1

 合计 126,773 0.0066% 0 0 612,784 0.0317%

注1：2012年5月17日，公司2011年年度股东大会审议通过《公司2011年利润分配及资本

公积转增股本预案》，以2011年12月31日的公司总股本651,851,565股为基数，以资本公积转

增股本向全体股东每10股转增3股。公司总股本增至847,407,034股（详见2012年5月18日刊登

于《证券时报》及巨潮资讯网上的【2012-037】号公告）。2015年12月18日，公司非公开发

行118,483,412股人民币普通股（A 股），公司总股份增至965,890,446股（详见2015年12月

17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告

书》）。2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过《公司2015年利润分配及资本

公积转增股本预案》，以截止2015年12月31日的公司股份总数965,890,446股为基数，以资本

公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本变更为1,931,780,892股（详见

2016年5月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的【2016-027】号公告）。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号
刊登《限售股份上市流通

提示性公告》的日期

该次解限涉及

的股东数量

该次解限的股份

总数量（股）

该次解限股份占当时总

股本的比例（%）

1 2009 年 04 月 17 日 5  34,209,000 5.91%

2 2010 年 02 月 08 日 11653 59,512,745 10.28%

3 2010 年 07 月 26 日 531 4,878,633 0.843%

4 2011 年 04 月 14 日 270 6,854,484 1.052%

5 2011 年 05 月 13 日 2 92,950,000 14.26%

6 2012 年 04 月 24 日 73 223,602 0.034%

7 2013 年 05 月 20 日 32 270,656 0.032%

8 2014 年 04 月 02 日 20 337,118 0.0398%

9 2015 年 06 月 24 日 211 902,640 0.1065%

10 2016 年 05 月 25 日 137 474,026 0.0491%

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

1、申请解除限售的股份限售期满，且股东申请解除售股份的比例（或数量）

等于或小于该股东所持全部限售期满股份的比例（或数量）

经核查，本次股东申请解除限售股份的限售期为2009年3月19日，申请解除

限售股份总数为612,784股，等于本次股东所持全部限售期满股份总数612,784股。

2、股东所持股份解除限售，不影响该股东履行其在股权分置改革中所做出

的承诺

经核查，申请解除限售股东承诺均为法定的限售期承诺，股东所持股份解除

限售，不影响该股东履行其在股权分置改革中所做出的承诺。

3、对于在股权分置改革中由其他股东代为垫付对价的，申请解除其所持股

份限售的股东（被垫付股东）已偿还被垫付的股份或已取得垫付股东的书面同意

经核查，在公司股权分置改革中，不存在由其它股东代为垫付对价的情况。

4、申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市

公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为

经核查，截至本核查意见出具日，申请解除股份限售的股东不存在对平潭发

展的非经营性资金占用，平潭发展也不存在对申请解除股份限售的股东的违规担

保。

5、申请解除股份限售的股东为外资股股东的，不存在利用其账户买入A股

的情形

经核查，提出申请解除限售股东为不存在外资股股东。

6、申请解除股份限售的股东不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让

指导意见》等相关规定违规减持存量股份的情形

经核查，截至本核查意见出具日，本次股东均做出承诺：严格遵守《上市公

司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定。

7、上市公司股票未被交易所暂停上市交易

股权分置改革实施后首个交易日至出具日，本公司股票未被深圳证券交易所

暂停上市交易。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性

资金占用情况。

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违

规担保情况。

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票

的行为。

4、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人已提交知悉并严格遵守《证

券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意

见》和本所有关业务规则的承诺文件。

八、备查文件

1、解除股份限售申请表；

2、保荐机构核查意见书。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

                                  二〇一八年九月十二日

附件：

解除股份限售申请表

序

号
股东代码 股东名称

本次可上市流

通股份数

1 0028878709 林超芬 4,834

2 0054281599 杨朝霞 9,668

3 0052803222 朱艳芳 4,834

4 0225139616 兰锐 17,398

5 0231216233 原舒 1,934

6 0209852317 谢聿峰 1,934

7 0124890527 宋碧珍 1,570

8 0193664585 陈碧香 3,150

9 0108177753 唐磊 12,084

10 0189638995 张书芳 9,668

11 0231189499 陈馨 9,666

12 0239941918 尹丽娜 6,286

13 0100844346 谢文华 2,418

14 0020718711 金玉英 4,834

15 0031461638 刘玛玲 7,252

16 0052879291 许明 1,572

17 0241304740 梁松 4,834

18 0026776209 殷飞 2,416

19 0247420558 李晓云 4,832

20 0231453033 王华 966

21 0028453925 曾文昌 1,572

22 0028461320 陈峰 2,418

23 0231793040 刘光仁 2,418

24 0231260580 郝军 3,866

25 0054281627 武建平 4,350

26 0159569943 邢胜国 4,834

27 0239496397 黄维 4,832

28 0033466755 朱云平 4,832

29 0231020760 黄梅红 4,834

30 0053014436 苏晓文 4,832

31 0196796601 杨宝林 7,250

32 0196152472 姜榕 8,700

33 0050059913 吴国雄 9,666

34 0052873691 陈仰国 9,666

35 0077328701 黄建俊 9,666

36 0231636345 王宝华 19,332

37 0020713777 陈祥魁 1,208

38 0187241632 林杰 1,450

39 0233710358 胡磊 1,450

40 0052874258 吴琨琨 1,450

41 0231015197 邱孝感 1,450

42 0222038172 方昌金 1,450

43 0231291558 张月娥 1,694

44 0144112875 王振祥 1,692

45 0063412017 侯捷 2,416

46 0002495583 叶文跃 2,416

47 0026764356 刘国光 2,418

48 0054448794 李霞 2,416

49 0073317627 李海锋 2,418

50 0213580670 庄绍东 3,384

51 0143613712 章化冰 3,384

52 0028877962 程占兵 3,382

53 0231036269 唐金倍 4,350

54 0055817535 赖建玲 4,350

55 0236102173 向培珍 4,350

56 0232168800 林华用 4,834

57 0054280671 陈鼎 4,836

58 0231223836 刘晓峰 4,836

59 0225709581 胡美东 4,834

60 0232633156 陈林 4,834

61 0033491252 陈威 4,834

62 0231457849 叶梅玉 4,834

63 0143378813 林智勇 4,834

64 0230824809 陈春玲 4,834

65 0231303802 林开玉 7,252

66 0232426023 王闽 7,254

67 0063412017 侯捷 7,250

68 0028446282 傅新 7,734

69 0234402534 王进兰 9,666

70 0054278643 林飞 9,668

71 0028877962 程占兵 9,666

72 0102368846 吴大为 9,668

73 0052876850 梁菁雯 9,666

74 0031463980 叶小青 9,670

75 0028450619 王清水 9,666

76 0165657268 吴成荣 11,116

77 0055817535 赖建玲 12,082

78 0142080777 郑明星 14,500

79 0055817535 赖建玲 14,500

80 0145188645 黄悦 24,166

81 0230676579 邹莲生 24,168

82 0203721093 杨振山 24,166

83 0029491872 李新华 45,918

84 0110275269 王坤宇 9,666

85 0028471462 郑玉英 4,834

86 0800327028

福建省发

展和改革

委员会后

勤服务中

心

19,336

87 0117846945 张萍 4,350

88 0028884020 林纲 966