证券代码：002630     证券简称：华西能源     公告编号：2018－073

华西能源工业股份有限公司

关于控股股东通过信托计划持有本公司股份被动减持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 25 日接到

控股股东黎仁超先生通知，由于近日公司股价下跌，黎仁超先生通过信托计划持

有的本公司股份触及信托计划平仓线，出现被动减持，具体情况如下：

一、本次被动减持信托计划的基本情况

2017 年 8 月 29 日，公司披露了《关于控股股东增持本公司股份计划的公告》

（公告编号：2017-072），基于对公司未来发展前景充满信心，维护中小投资者

利益，公司控股股东、实际控制人、董事长黎仁超先生计划自筹资金增持比例不

低于本公司股份总数的 1%（即 738 万股）、且不超过本公司股份总数的 5%（即

3,690 万股）的公司股份。

2018 年 1 月 31 日，公司披露了《关于控股股东增持股份进展暨增持计划完

成的公告》（公告编号：2018-002）。截至 2018 年 1 月 30 日，黎仁超先生通过

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕西国际信托”）设立的《陕国投•

持盈 27 号证券投资集合资金信托计划》（以下简称“持盈 27 号信托计划”）累

计增持公司股份 28,505,653 股、占公司总股本的 3.8626%。

参与本次增持的黎仁超先生承诺，将严格遵守有关法律法规、规则制度的要

求，在增持完成后的 6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及

短线交易，不在敏感期买卖公司股票。

2018 年 5 月 18 日，公司实施 2017 年度权益分派，以公司总股本 7.38 亿股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 6股。本次权益分派完成后，“持盈 27 号信托计

划”所持本公司股份增加至 45,609,045 股、占公司总股本 3.8626%的比例保持

不变。

二、本次被动减持情况

因公司股票价格持续下跌，公司控股股东黎仁超先生通过信托计划持有的

“持盈 27 号信托计划”触发平仓线，其与陕西国际信托和优先级委托人就补仓

方案协商后未能达成一致意见，按照上述信托计划约定和优先级委托人指令，陕

西国际信托对“持盈 27 号信托计划”进行了减持操作。

截至 2018 年 9 月 25 日，陕西国际信托按照上述信托计划约定和优先级委托

人指令，累计减持了“持盈 27 号信托计划”持有的本公司股份 18,294,045 股、

占公司总股本的 1.5493%

本次被动减持前，黎仁超先生直接持有公司股份 272,211,184 股、占公司总

股本的 23.0531%；通过“持盈 27 号信托计划”持有公司股份 45,609,045 股、

占公司总股本 3.8626%。

本次被动减持后，黎仁超先生直接持有公司股份 272,211,184 股、占公司总

股本的 23.0531%；通过“持盈 27 号信托计划”持有公司股份 27,315,000 股，

占公司总股本的 2.3133%。

三、其他相关说明

1、本次减持股份是由于公司股价持续下跌，“持盈 27 号信托计划”触发平

仓线，陕西国际信托按照信托计划约定和优先级委托人指令，减持黎仁超先生通

过信托计划持有的公司股票，造成股份被动减持。公司目前尚未获知陕西国际信

托是否计划继续减持“持盈 27 号信托计划”所持本公司股份。

2、公司控股股东、实际控制人黎仁超先生未提前获悉公司任何应当披露而

未披露的信息，不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。

3、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公

司控制权发生变更。

4、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披

露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十五日