证券代码：300104     证券简称：乐视网     公告编号：2018-154

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2018 年度审计报告被出具无法表示意见，则公司存在股票被暂停

上市的风险。

2、2018 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的净资产为-4.77 亿元，下半年存

在持续亏损的可能性。如经审计后公司 2018 年全年净资产为负，公司存在股票

被暂停上市的风险。

3、截止 2018 年 10 月 9 日，贾跃亭先生持有公司 100,224.7516 万股，占公

司总股本的 25.12%；其中 87,685.8714 万股已质押，占公司总股本的 21.98%；

其所持有公司股票被全部冻结、轮候冻结。

截止 2018 年 10 月 9 日，贾跃亭先生所持股份较 2018 年 6 月 30 日累计减少

2,201.9128 万股，根据贾跃亭先生此前及今日邮件回复，其被司法处置股票用于

偿还债务。

4、如若乐融致新出表后，处置日之后乐融致新产生的终端相关的资产、负

债、净利润及现金流量将不再纳入合并范围。

5、截止到 2018 年 10 月底预计到期的金融机构借款类债务约 19.18 亿元。

6、公司近期收到《民事裁定书》，公司存在失去相关控股子公司或参股子

公司控制权、股东权利的风险。

对于导致上市公司承担回购、诉讼赔偿等责任、债务，上市公司将依法保

留向相关责任人和非上市体系相关企业继续追索、起诉的权利。

一、2018 年被出具“无法表示意见的审计报告”的风险

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）于 2017

年 4 月 27 日披露《2017 年审计报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了无法表示意见的审计报告。

截止目前，2017 年度审计报告中“无法表示意见”尚未完全消除，目前公司

董事会和管理层正在积极进行相应处理，以期消除上述事项的影响。

如经审计后公司 2018 年度报告被出具“无法表示意见”，根据《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“（五）最近两个年度

的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告”，深圳

证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

二、2018 全年净资产为负的风险

公司于 2018 年 8 月 30 日发布了《2018 年半年度报告》。2018 年上半年，公

司 2018 年 1-6 月归属上市公司股东净利润为-11.04 亿元，2018 年 6 月 30 日归属

于上市公司股东的净资产为-4.77 亿元（2018 年半年度财务数据未经注册会计师

审计）。

如经审计后公司 2018 年全年净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示

当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但下半年存在

持续亏损的可能性。公司与非上市体系债务处理意向达成后，其解决质量、效果

将对公司 2018 年全年及以后的财务状况和结构产生至关重要的作用。公司现任

管理层也在努力推进与非上市体系之间后续谈判进度，期望非上市体系可以更加

重视、重点解决其与上市公司之间债务问题。对于后续可能造成上市公司潜在承

担的担保、诉讼赔偿等或有责任、债务，上市公司将依法保留向非上市公司相关

方继续追索、起诉的权利。

但就目前与非上市体系关联公司谈判进展及推动情况，后续谈判效果仍很大

程度依赖大股东处理意愿及态度。上市公司未因债务解决获得直接现金流入，抵

债获得资产进行处置取得现金需要较长时间且存在较大不确定性，上市公司短期

无法从目前已达成的关联方债务问题解决计划获得现金支持，因资金缺乏导致的

上市公司经营困境并不能直接、有效解除。

此外，非上市体系关联方就债务问题解决的实质性落地和执行也存在变动可

能性。此过程中，上市公司期望双方可以共同促进债务问题解决方案的达成，公

司管理层会积极维护上市公司权益及中小股东利益，尽最大可能保障公司员工和

公司债权人的潜在权利。

三、公司存在的其他风险

基于公司目前的运营情况，公司董事会、监事会及管理层提请投资者注意以

下风险：

1、实际控制人变更的风险

截止 2018 年 10 月 9 日，贾跃亭先生持有公司 100,224.7516 万股，占公司总

股本的 25.12%；其中 87,685.8714 万股已质押，占公司总股本的 21.98%；

100,224.7516 万股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结，冻结时间为自冻

结之日起三年；其所持有的公司股票被全部轮候冻结，轮候冻结期限为 36 个月。

截止 2018 年 10 月 9 日，贾跃亭先生所持股份较 2018 年 6 月 30 日累计减少

2,201.9128 万股，根据贾跃亭先生今日回复邮件内容：

“乐视控股（北京）有限公司与中国民生信托有限公司分别于 2016 年 7 月 6

日、2016 年 11 月 30 日完成两笔贷款，贷款金额共计 10 亿，贾跃亭先生提供乐

视网股份 13652 万股进行质押担保。由于乐视控股资金紧张两笔贷款未能按时还

款两笔业务违约，贾跃亭先生提供质押担保的 13652 万股进入执行阶段，截至

2018 年 10 月 9 日，法院已完成处置 14,168,300 股，股票处置所得资金直接用于

偿还民生信托债务。

贾跃亭先生与国泰君安证券股份有限公司于 2016年 6月 23日完成股票质押

业务，质押乐视网股票 3954 万股，借款金额为 3 亿元用于补充乐视控股流动资

金。本笔质押业务未能及时还款造成违约，截至 2018 年 10 月 9 日法院已处置股

票 6,161,100 股，股票处置所得资金直接用于偿还国泰君安债务。

以上减持行为均为法院在未通知贾跃亭先生本人的情况下直接进行司法处

置造成的被动减持行为。”

贾跃亭先生所有质押的股票已触及协议约定的平仓线，贾跃亭先生持有公司

股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响。公司实际控制人存在

发生变更的风险。

 2、公司股票被暂停上市的风险

公司 2018 年 8 月 30 日披露了《2018 年半年度报告》，2018 年 1-6 月归属上

市公司股东净利润为-11.04 亿元，2018 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的净资

产为-4.77 亿元。目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司的经营困难，但由

于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，下半年存在持续亏损的可能性。

如经审计后公司 2018 年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

公司 2017 年 4 月 27 日披露《2017 年审计报告》，立信会计师事务所（特殊

普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。如若至 2018 年底公司 2017 年度审

计报告中“形成无法表示意见的基础”事项影响无法予以消除，公司 2018 年度审

计报告被出具无法表示意见，则公司存在股票被暂停上市的风险。

3、部分关联方应收款项回收风险

上市公司与非上市体系偿债计划进展以《关于与非上市体系债务问题解决进

展的公告》（公告编号：2018-120）披露为准。除公司已披露信息外，并未与非

上市体系关联公司达成任何偿债计划。目前上市公司与非上市体系债务处理小组

已形成的债务问题处理计划，并未通过现金方式偿还，基本以债权转让、资产处

置等方式来抵消非上市体系对上市公司的现有债务。上市公司短期无法获得现金

支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。

4、部分金融机构到期借款无法按时兑付的风险

据公司统计，公司债务类型包含融资借款、经营性负债及非经营性负债，其

中，截止到 10 月底预计到期的金融机构借款类债务约 19.18 亿元。公司存在无

法按时兑付的风险。

5、失去对控股子公司控制权的风险

根据北京市第三中级人民法院发布的《网络司法拍卖成交确认书》，如若此

次司法拍卖工作最终完成，天津嘉睿持有乐融致新注册资本比例提升为

46.0507%，乐视网持有乐融致新注册资本比例为 36.4046%不变，乐融致新第一

大股东为天津嘉睿，乐融致新成为上市公司参股子公司。上市公司合并范围最终

以审计机构意见为准。

截止目前，公司将持有乐融致新部分注册资本质押给天津嘉睿和融创房地产

集团有限公司，如若公司因无法按时偿还债务导致质押股权被质权人依法处置，

公司持有乐融致新股权比例存在下降的风险。

6、乐融致新无法于约定时间完成增资交割条件的风险

目前乐融致新正在积极推进并达成《增资协议》所涉交割条款要求，尚未全

部达成交割条件且未取得全部增资款项。后续仍需各增资方就交割条件确认后支

付剩余增资款项。

本次乐融致新增资所需各项交割条件正在达成过程中，但存在乐融致新因其

他原因无法完成本次增资交割条件或乐融致新实际取得现金增资金额存在变动

的可能性。

7、公司与 Faraday Future 未存在权益、股权及合作关系

公司对 Faraday Future 长远战略规划、未来生产及销售情况不知情，亦不直

接或间接持有 Faraday Future 任何权益，且与 Faraday Future 无股权关系或任何

合作关系；公司目前无法确认 Faraday Future 的资金来源与公司关联方应收款项

或贾跃亭先生未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。

8、违规对外承担回购责任的风险

2018 年 4 月 18 日、6 月 4 日、7 月 9 日，公司分别公告了《关于对深圳证

券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-061、2018-096）、《关于就违规

对外担保事项内部核查进展情况的公告》（公告编号：2018-101），披露了公司违

规对外关联担保相关事项。

公司近期收到北京市第三中级人民法院《民事裁定书》，申请人为乐视体育

其时新增投资者之一德清凯佼。详见公司于巨潮网上披露的《涉及仲裁事项进展

的公告》（公告编号：2018-153）。

本次裁定致使公司部分银行账户及控股、参股子公司股权被冻结。冻结的银

行账户涉及冻结金额为 357 万元，若公司最终被判定承担回购、诉讼赔偿等责任，

如公司未及时履行相关义务，将导致被冻结的控股及参股子公司股权被司法处置，

进而有可能失去相关控股子公司或参股子公司控制权、股东权利的风险。

根据公司目前了解情况，本裁定所述事项未履行上市公司《公司章程》及相

关法律法规规定的审批、审议、签署程序，其法律效力存疑。

对于导致上市公司承担回购、诉讼赔偿等责任、债务，上市公司将依法保留

向相关责任人和非上市体系相关企业继续追索、起诉的权利。

9、如若乐融致新出表，对上市公司营业收入、成本的影响

根据公司披露的《2017 年年度报告》、《2018 年半年度报告》，公司营业收入、

营业成本构成情况如下：

营业收入（单位：元）
2017 年度 2018 年 1-6 月

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

广告业务收入 501,737,415.90 7.14% 108,335,937.12 11.01%

终端业务收入 2,520,405,892.37 35.88% 245,087,870.95 24.91%

会员及发行业务收入 3,346,520,830.95 47.64% 619,074,441.07 62.93%

付费业务收入 2,128,348,491.41 30.30% 382,859,951.46 38.92%

版权业务收入 912,045,209.67 12.98% 122,455,527.35 12.45%

电视剧发行收入 306,127,129.87 4.36% 113,758,962.26 11.56%

技术服务收入 641,484,684.43 9.13% 1,486,501.73 0.15%

其他业务收入 15,066,978.57 0.21% 9,790,262.79 1.00%

合计 7,025,215,802.22 100.00% 983,775,013.66 100.00%

营业成本（单位：元）
2017 年度 2018 年 1-6 月

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

cdn 及带宽费 1,473,594,971.49 15.18% 122,472,196.61 8.32%

工资及福利 524,286,306.22 5.40% 116,426,809.35 7.91%

交通及通讯费 7,846,239.17 0.08% 2,542,015.77 0.17%

摊提费用 3,100,237,387.97 31.94% 859,254,276.57 58.35%

业务招待费 5,658,026.47 0.06% 1,789,376.39 0.12%

办公费 9,697,689.42 0.10% 229,854.58 0.02%

其他 41,071,080.82 0.42% 29,794,326.27 2.02%

广告费用 424,307,302.72 4.37% 9,416,571.65 0.64%

终端成本 4,016,250,371.80 41.38% 330,535,761.41 22.45%

电视剧及衍生 103,760,649.53 1.07% - -

合计 9,706,710,025.61 100.00% 1,472,461,188.60 100.00%

对于业务方面，结合目前双方经营状况及发展计划，不存在因出表而直接导

致公司业务经营及公司与乐融致新的合作模式发生根本变化，但存在因乐视网持

有乐融致新股权比例变更后，双方合作模式进一步调整的可能。处置日之后乐融

致新产生的终端相关的资产、负债、净利润及现金流量将不再纳入合并范围。上

市公司合并范围最终以审计机构意见为准。

据公司初步模拟测算统计，如上市公司 2017 年度合并范围不包含乐融致新，

该模拟测算情况下上市公司与乐融致新相关的广告、会员、CDN 服务费等收入

占比总营业收入比例约 40%左右。

四、风险提示的安排

2018 年 7 月 13 日、2018 年 7 月 20 日、2018 年 7 月 27 日、2018 年 8 月 3

日、2018 年 8 月 10 日、2018 年 8 月 17 日、2018 年 8 月 24 日、2018 年 8 月 30

日、2018 年 9 月 6 日、2018 年 9 月 13 日、2018 年 9 月 19 日、2018 年 9 月 26

日，公司披露了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：

2018-105、2018-107、2018-108、2018-109、2018-117、2018-119、2018-122、2018-129、

2018-133、2018-134、2018-140、2018-145）。根据《深圳证券交易所创业板股票

上市规则（2018 年修订）》相关要求，公司将继续履行上市公司的有关义务，之

后每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，直至暂停上

市风险消除或者交易所作出公司股票暂停上市的决定。

五、其他事项

1、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意

投 资风险，理性投资。

2、投资者咨询方式：

电话： 010-51665282

邮箱： ir@le.com

特此公告

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

                                        二〇一八年十月十日