证券代码：000005     证券简称：世纪星源   公告编号：2018-062

深圳世纪星源股份有限公司关于股东减持股份的公告

一、 股东持股变动情况

    深圳市城市建设开发（集团）公司在本司股权分置改革前共持有本司非流通

股 44,260,221 股，占本司总股份的 6.25%。2006 年 7 月，本司实施股权分置改

革，在支付相关对价后，深圳市城市建设开发（集团）公司持股数变为 39,315,341

股，占股权分置改革后本司总股份的 4.30%，该股份于 2007 年 8 月 6 日解除限

售。2007 年 10 月至 2015 年 6 月，深圳市城市建设开发（集团）公司通过深圳

证券交易所集中竞价系统减持 8,855,654 股，其持股数变为 30,459,687 股，占

本司总股份的 3.33%。2015 年 12 月，本司实施重大资产重组方案，深圳市城市

建设开发（集团）公司的持股比例稀释为 2.88%，2017 年 6 月 2 日至 6 月 7 日，

深圳市城市建设开发（集团）公司通过深圳证券交易所集中竞价系统减持

480,000 股。自 2007 年 10 月至 2017 年 6 月 7 日，深圳市城市建设开发（集团）

公司通过深圳证券交易所集中竞价系统共减持 9,335,654 股，占本司股权分置改

革后总股份的 1.02%，占本司现有总股份的 0.88%（详见本司 2017 年 6 月 10 日

的公告，公告编号 2017-033）。2017 年 6 月 12 日至 2017 年 9 月 11 日，深圳市

城市建设开发（集团）公司通过深圳证券交易所集中竞价系统共减持 10,467,787

股，占本司现有总股份的 0.99%（详见本司 2017 年 9 月 13 日的公告，公告编号

2017-049）。

    2017 年 9 月 14 日至 2018 年 11 月 13 日，深圳市城市建设开发（集团）公

司通过深圳证券交易所集中竞价系统共减持 10,620,500 股，占本司现有总股份

的 1%。

股东深圳市城市建设开发（集团）公司保证向本司提供的信息内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

二、 股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价
减持股数

（万股）

减持比例

（%）

深圳市城

市建设开

发（集团）

公司

集中竞价交易

2017.09.1

4-2018.11

.13

 3.63  1,062.05  1%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(万股)
占总股本比例

(%)
股数(万股)

占总股本比

例(%)

深圳市城

市建设开

发（集团）

公司

合计持有

股份
1951.19 1.84%  889.14  0.84%

其中：无

限售条件

股份

1951.19 1.84%  889.14  0.84%

三、其他相关说明

1、本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持已遵守其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。

四、备查文件

1、相关股东减持情况说明。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

                                      二 0 一八年十一月十四日