证券代码：603603         证券简称：博天环境       公告编号：2018-187

债券代码：136749 债券简称：G16 博天

债券代码：150049         债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划的补充公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）于 2018 年

11 月 20 日发布了《博天环境集团股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份

计划的公告》（公告编号：2018-183）（以下简称“《减持计划公告》”），《减持

计划公告》具体内容详见公司于  2018 年 11 月 20 日在上交所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《减持计划公告》中国投创新（北京）

投资基金有限公司（以下简称“国投创新”）、上海复星创富股权投资基金合伙企

业（有限合伙）（以下简称“复星创富”）和平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“鑫发汇泽”）的三家股东的进一步沟通，现就《减持计划公

告》中披露的具体减持意向、减持计划补充披露如下：

一、减持公告背景

本次公布减持计划的国投创新、复星创富和鑫发汇泽，三家股东均为公司首

次公开发行股票并上市前引进的战略股东和财务投资者，合计持有公司

125,934,904 合伙份额，占博天环境总股本的 31.36%，所持股份均来源于公司首

次公开发行股票并上市前已持有的股份，该股份自 2018 年 2 月 22 日起解除限售

并上市流通。

复星创富和鑫发汇泽所持股份于 2018 年 3 月 31 日披露了《博天环境集团股

份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号 2018-038），

为支持公司未来的发展，截至至 2018 年 10 月 24 日 6 个月内复星创富和鑫发汇

泽虽发布了减持公告但均未减持公司任何股份。

二、本次减持计划的进一步补充说明

国投创新、复星创富、鑫发汇泽 2018 年 11 月 20 日发布的减持计划公告，

系其作为市场化的基金，尊重基金相关管理规定，按照《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）的相关规定进行的程序公告。

经过公司与股东进行进一步沟通减持意向，国投创新、复星创富和鑫发汇泽

三家股东均表示，为避免造成不必要的市场异常波动，长期坚定支持博天环境的

发展，股东承诺在 6 个月内不在二级市场通过集中竞价和大宗交易实施减持。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司

2018 年 11 月 21 日