证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2018-072号

债券代码：128047      债券简称：光电转债

中航光电科技股份有限公司

关于控股股东及中航证券减持公司可转换公司债券的公告

本公司及董事会体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)于 2018 年 11 月 5 日公开发

行 A 股可转换公司债券 13,000,000 张，其中公司控股股东中国航空科技工业股

份有限公司（以下简称“中航科工”）配售 3,000,000 张，占本次发行总量的

23.08%；中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为本次公开发行可转换

公司债券主承销商包销 81,264 张，占本次发行总量的 0.625%。中航科工和中航

证券实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。

公司于 2018 年 12 月 12 日收到中航科工和中航证券的告知函，中航科工和

中航证券分别通过深圳证券交易所交易系统减持了公司本次发行的部分 A 股可

转换公司债券，现将有关情况公告如下：

根据中航证券的告知函，截至 2018 年 12 月 7 日深圳证券交易所收市，中

航证券减持公司 A 股可转换公司债券 81,264 张，占发行总量的 0.625%。本次减

持后，中航证券不再持有公司 A 股可转换公司债券。

根据中航科工的告知函，截至 2018 年 12 月 12 日深圳证券交易所收市，中

航科工减持公司 A 股可转换公司债券 1,280,000 张，占发行总量的 9.85%，本次

减持后，中航科工仍持有公司 A 股可转换公司债券 1,720,000 张，占发行总量

的 13.23%。

具体情况如下：

名称

减持前持

有数量

（张）

减持前占

发行总量

比例

（%）

本次减持

数量（张）

本次减 持

后 持 有

数 量（张）

本次减持

后占发行

总量比例

（%）

中航科工 3,000,000 23.08 1,280,000 1,720,000 13.23

中航证券 81,264 0.625 81,264 0 0

合计 3,081,264 23.705 1,361,264 1,720,000 13.23

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董  事  会

二〇一八年十二月十四日