证券代码：600593        证券简称：大连圣亚       公告编号：2018-064

大连圣亚旅游控股股份有限公司

股东减持股份计划更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东减持计划有关情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 2 日披

露了《大连圣亚旅游控股股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号

2018-028），公司股东 N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND

DEVELOPMENT CO LIMITED（新西兰海底世界工程开发有限公司）计划自减

持计划公告之日起十五个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式进行

减持。拟减持数量及比例为：累计减持不超过公司股份总数的 3%，即不超过

3,864,000 股。其中，采取集中竞价的方式减持不超过公司股份总数的 2%，即

不超过 2,576,000 股；集中竞价之外的减持采取大宗交易方式。即，采取集中竞

价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的

1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司

股份总数的 2%。

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因减持期间计算误差原因，现对原公告涉及的本次减持期间相关内容进行如

下更正：

原公告中“减持期间为 2018/6/26～2018/12/23”,现更正为“减持期间为

2018/6/26～2018/12/26”。

三、其他

除了上述更正补充事项外，公司于 2018 年 6 月 2 日公告的原股东减持股份

计划的其他事项不变。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 24 日