证券代码：300152          证券简称：科融环境       公告编号：2019-018

徐州科融环境资源股份有限公司

关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

一、可能被暂停上市的原因

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 10

日，在巨潮资讯网上披露了《关于公司相关人员收到行政监管措施决定书的公告》

（公告编号：2019-001）、《关于公司收到行政监管措施决定书的公告》（公告

编号：2019-002）。根据本次行政监管措施的决定，公司将于收到决定书之日起

60个工作日内进行相关整改，公司或将涉及 2017年度报告追溯调整，存在调整

后公司 2017年度净利润为负的可能性（需以经重新审计后财务报表及审计报告

为准）。

根据公司此前披露的 2016 年度报告，2016年业绩亏损，如若经审计后公司

2018年业绩亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1相关

规定，公司出现“最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当

年经审计净利润为依据）”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

二、应对措施

公司董事会高度重视上述问题，将及时依照证监局的要求，安排部署相关整

改及相关追溯调整工作，同时，积极组织经营生产，维持盈利能力，重点做好对

公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系。公司将持续开拓市场，稳定业务发

展，继续保持公司产品的市场占有率。公司将加强内部治理和信息披露水平，及

时披露相关整改工作情况。

三、公司存在的风险

公司董事会、监事会及管理层提请投资者注意以下风险：

1、公司 2017 年、2018 年净利润为负的风险

根据中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对徐州科融环境资源

股份有限公司采取责令改正措施的决定》及《公开发行证券的公司信息披露编报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，公司将重新对

2017年度报告进行审计，存在会计差错更正及追溯调整后公司 2017年度净利润

为负的可能性（以经重新审计后财务报表及审计报告为准）。

截至 2018年 9月 30日，公司总资产为 2,588,938,606.09 元，归属于上市

公司股东的净资产为 1,130,680,110.37 元，2018年 1-9月，公司营业收入为

326,279,710.42元，归属于上市公司股东的净利润为-261,434,063.86 元。公司

存在 2018年归属于上市公司股东的净利润经审计后为负的风险。

2、控股股东质押风险

截至 2019年 1月 30日，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司持有

公司 208,964,615.00股,占公司总股本的 29.32%，其所持有公司股票被全部司

法冻结。其中 202,867,400.00 股已质押，占公司总股本的 28.46%。

公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控

股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进

度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际

控制人发生变更的风险。

四、公司股票停牌安排

2019年 1月 10日、1月 17 日、1月 24日，公司披露了《关于公司股票可

能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2019-003、2019-008、2019-013）。

如若公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润经重新审计后追溯调整为负、

2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》相关规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日起停牌，深圳证券

交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

五、其他事项

1、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信

息披露媒体刊登的内容为准。

2、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意

投资风险，理性投资。

3、投资者咨询方式：

电话： 010-88332810

邮箱： dongban@kre.cn

特此公告。

  徐州科融环境资源股份有限公司

                                               董 事 会

二〇一九年一月三十一日