证券代码：603679          证券简称：华体科技          公告编号：2019-008

四川华体照明科技股份有限公司

风险提示公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019 年 3 月 5

日、3月 6日、3月 7日连续 3个交易日涨停，公司已于 2019 年 3 月 7 日披露了

《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：

2019-007）。鉴于近期公司股票波动较大，现对有关事项和风险说明如下：

一、公司相关股东及董监高减持情况

经公司核实，董事及高管张辉先生于 2018 年 11 月 13 日发布了减持股份计

划公告，计划于 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 6 月 3 日期间以集中竞价交易方式

减持不超过 180,000 股，具体内容详见公告编号 2018-058；苏州东方汇富创业

投资企业（有限合伙）（以下简称“东方汇富”）于 2019 年 1 月 10 日发布了减持

股份计划公告，计划于 2019 年 1 月 15 日至 2019 年 7 月 12 日期间以集中竞价交

易方式减持不超过 1,020,800 股，具体内容详见公告编号 2019-004。2019 年 3

月 7 日，东方汇富减持数量过半，张辉先生减持时间及数量均已过半，公司已发

布减持进展公告，具体内容详见《四川华体照明科技股份有限公司股东及董监高

减持股份进展公告》（公告编号 2019-006）。截至本公告日：东方汇富减持了

820,800 股，减持金额 23,550,492.36 元；张辉先生减持了 155,000 股，减持金

额 4,431,902.1 元。

二、公司无 5G 相关产品及收入

公司关注到券商研报已将公司归入 5G 概念股，本公司暂无 5G 方面相关产品

合同及营业收入。

三、公司市盈率高于同行业其他上市公司

截至 2019 年 3 月 7 日，公司动态市盈率为 56.82，静态市盈率为 67.67，市

盈率水平高于平均市盈率水平，公司从同花顺数据库选取与公司同行业其他上市

公司为可比上市公司，可比上市公司截至2019年3月7日的市盈率情况如下表：

序号

股票代码

股票简称

2019 年 3 月 7 日

动态市盈率 静态市盈率

1 300582 英飞特 47.28 47.28

2 603303 得邦照明 20.64 27.38

3 002724 海洋王 26.22 26.22

同行业可比公司市盈率平均值 37.74 42.14

4 603679 华体科技 56.82 67.67

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日