证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金       公告编号：2019-005

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于股东减持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况

谭雄玉、王国菊、谭光华、永兴县邦德投资管理中心（有限合伙）、刘三平、

谭海艳、王芝月、王友武、王兰女系一致行动人，本次减持计划实施前，合计持

有公司股份 123,746,002 股，系 2015 年公司实施重大资产重组时以持有的标的资

产股权认购的公司非公开发行股份，限售期 36 个月，已于 2018 年 4 月 17 日上

市流通。

 减持计划的实施结果情况

谭雄玉个人减持赤峰黄金股份 14,260,000 股，谭雄玉及其一致行动人合计

减持赤峰黄金股份 16,980,978 股。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2018

年 8 月 31 日发布《股东减持股份计划公告》（2018-037），根据谭雄玉及其一致

行动人的通知，自 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 1 月 31 日期间，谭雄玉及其一

致行动人拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股票数量合计不超过

49,177,326 股。2019 年 3 月 10 日，公司收到股东谭雄玉《关于股份减持结果的

通知》。根据通知，谭雄玉及其一致行动人本次减持结果情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东谭雄玉、王国菊、谭光华、永兴县邦德投资管理中心（有限合伙）（简

称“邦德投资”）、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女系一致行动人，2015

年 2 月以其持有的郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司（现更名为“郴州雄风环

保科技有限公司”）股权认购公司非公开发行股份，限售期 36 个月，已于 2018

年 4 月 17 日上市流通。2017 年 10 月，公司实施资本公积金转增股本，以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，相关股东持股数量同比例增加，具体持

股数量如下：

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

谭雄玉
5%以上非第一

大股东
98,984,968 6.9396%

发行股份购买资产取得：

98,984,968 股

王国菊 5%以下股东 14,769,614 1.0355%
发行股份购买资产取得：

14,769,614 股

谭光华 5%以下股东 3,881,764 0.2721%
发行股份购买资产取得：

3,881,764 股

邦德投资 5%以下股东 3,508,874 0.2460%
发行股份购买资产取得：

3,508,874 股

刘三平 5%以下股东 1,940,882 0.1361%
发行股份购买资产取得：

1,940,882 股

谭海艳 5%以下股东 194,088 0.0136%
发行股份购买资产取得：

194,088 股

王芝月 5%以下股东 194,088 0.0136%
发行股份购买资产取得：

194,088 股

王友武 5%以下股东 194,088 0.0136%
发行股份购买资产取得：

194,088 股

王兰女 5%以下股东 77,636 0.0054%
发行股份购买资产取得：

77,636 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例
一致行动关系形成

原因

第一组 谭雄玉 98,984,968 6.9396% 5%以上大股东本人

王国菊 14,769,614 1.0355% 亲属关系

谭光华 3,881,764 0.2721% 亲属关系

永兴县邦德投资管理中心（有限

合伙）

3,508,874 0.2460% 谭雄玉控制

刘三平 1,940,882 0.1361% 亲属关系

谭海艳 194,088 0.0136% 亲属关系

王芝月 194,088 0.0136% 亲属关系

王友武 194,088 0.0136% 亲属关系

王兰女 77,636 0.0054% 亲属关系

合计 123,746,002 8.6755% —

二、持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股数

量（股）

当前持

股比例

谭雄玉 14,260,000 0.9997%
2018/12/3～

2018/12/7

集中竞

价交易

4.47－

4.58
64,656,798.84

未完成：

10,486,242

股

84,724,968 5.9339%

王国菊 1,000 0.0001%
2018/11/1～

2018/11/9

集中竞

价交易

4.41－

4.41
4,410.00

未完成：

2,172,292

股

14,768,614 1.0354%

谭光华 600 0%
2018/11/1～

2018/11/9

集中竞

价交易

4.43－

4.43
2,658.00

未完成：

1,940,282

股

3,881,164 0.2721%

邦德投资 1,744,137 0.1223%
2018/11/1～

2018/12/10

集中竞

价交易

4.40－

4.56
7,831,151.13

未完成：10,300

股
1,764,737 0.1237%

刘三平 969,541 0.0680%
2018/9/25～

2019/1/31

集中竞

价交易

4.41－

4.60
4,362,901.50

未完成：900

股
971,341 0.0681%

谭海艳 0 0%
2018/9/25～

2019/1/31

集中竞

价交易
 －      0

未完成：97,044

股
194,088 0.0136%

王芝月 5,700 0.0004%
2018/9/25～

2019/1/31

集中竞

价交易

4.50－

4.56
25,962.00

未完成：91,344

股
188,388 0.0132%

王友武 0 0%
2018/9/25～

2019/1/31

集中竞

价交易
 －      0

未完成：97,044

股
194,288 0.0136%

王兰女 0 0%
2018/9/25～

2019/1/31

集中竞

价交易
 －      0

未完成：38,818

股
77,636 0.0054%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    □是 √否

谭雄玉及其一致行动人本次减持数量未达到减持计划的最低减持数量。股

东减持期间违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上

海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》关于“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方

式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。”的

相关规定。公司于 2018 年 12 月 19 日发布了《关于股东减持违规的公告》。

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2019/3/11