证券代码：600749     股票简称：*ST 藏旅    公告编号：2019-016号

西藏旅游股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，

决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因 2016 年度和 2017 年度连续

两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票

上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.1 条第（一）项的规定，公司

股票已于 2018 年 5 月 2 日起被实施退市风险警示，股票简称由“西藏旅游”变

更为“*ST 藏旅”。

二、公司 2018 年度经审计的财务报告情况

公司 2018 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了 XYZH2019CDA10133 号标准无保留意见的审计报告。经审计，公司

2018 年度实现营业收入 178,599,166.66 元，实现归属于上市公司股东的净利润

21,265,319.11 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,055,308,819.06 元。

公司 2018 年年度报告经于 2019 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第九次会

议审议通过，并于 2018 年 3 月 30 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

1、公司符合撤销退市风险警示的条件

公司对照《股票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示情形进行了逐项

排查，经排查，公司 2018 年年度报告经审计的净利润涉及退市风险警示的情形

已经消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规

定及公司 2018 年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

2、公司不存在其他风险警示的情形

公司对照《股票上市规则》第 13.1.1 和第 13.4.1 条有关其他风险警示情

形进行了逐项排查，经排查，公司不存在其他风险警示的情形。

公司目前立足旅游景区开发与运营主业，以营销创新、渠道整合等手段增加

客流量；以产品创新、服务提升等手段提高客单价，通过为客户带来美好的旅游

体验，推动企业长期可持续发展，努力成为具有西藏独特自然和人文特色的旅游

服务供应商。

2018 年，公司围绕企业战略，聚焦以下几个方面持续发力：一、硬件投入

方面，过去三年公司先后投入 8000 余万元，强化景区基础设施和品牌提升，其

中巴松措景区在 2017 年取得全藏区唯一的 5A 级自然景区之后，2018 年剔除酒

店业务（已置出）的营业收入接近翻番、利润增长接近两倍；二、软件和信息化

投入方面，公司截至 2017年在智能售票系统等信息化方面投资约 100 万元，2018

年公司决定追加投资 300万元进行二次开发和换代，并拓展游客手机端应用、景

区车辆调度系统、线上电子商务平台和智慧化服务系统等；三、营销和产品创新

方面，最近几年，公司新引进的营销团队通过国内外旅行社、展会的全覆盖式渠

道整合，景区客流量实现三年持续增长，2018 年客流量创历史新高；创新产品

增长迅速，2018年巴松措环湖游观光人数同比上年增长 200%以上，新推出的“冬

游西藏”、“林芝桃花节”、空中观光、会奖旅游等产品也相继取得突破；四、人

才投入方面，2018 年，公司先后引进万达、恒大、阿里巴巴等文旅行业及管理

专业人才，景区运营增收和内部管理节支水平提高明显。

经过最近几年的资源优化和整合，2018 年，在原有酒店业务置出的情况下，

公司全年营业收入创最近 7年以来的历史新高；通过资产结构优化、管理提升和

财务管控，公司全年三项费用同比上年全部实现相当程度的降低；通过置出 5

家酒店不良资产、非公开发行股票募集资金，公司目前现金储备相对充裕，后续

将主要投向旅游景区开发与运营主业基础设施建设和创新产品。

公司后续基本规划和发展思路是：继续围绕主业，以上述发展战略为指引，

聚焦大峡谷、巴松措和冈仁波齐等景区争创 5A、基础设施提升等工作，沿着内

生式增长和外延式扩张两条主线，努力实现企业总体规模和效益的跨越式发展。

四、申请撤销退市风险警示相关事项说明

鉴于上述原因，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司已于 2019

年3月29日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定

是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不

申请股票停牌，公司股票正常交易。

公司将根据申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关

注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

                            西藏旅游股份有限公司

                            董事会

                            2019 年 3 月 29 日