国泰君安证券股份有限公司

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股上市流通

的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“老白干酒”）发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问，

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理

办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文

件的相关规定，对老白干酒本次重组部分限售股解除限售、上市流通的事项进行

了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股份发行及股本变动情况

（一）限售股发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司

向佳沃集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许

可[2018]474 号）核准，老白干酒向佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）发

行 30,108,314 股股份、向西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君

和聚力”）发行 7,554,650 股股份，购买其持有的丰联酒业控股集团有限公司 100%

股权，上述新增股份已于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所上市；老白干酒向

九泰基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、林超、

深圳市金汇荣盛财富管理有限公司、张少颖、田茹微、方志明共 8 名投资者非公

开发行 24,208,719 股股份募集配套资金，上述新增股份已于 2019 年 2 月 13 日在

上海证券交易所上市。

（二）股本变动情况

老白干酒于 2018 年 6 月 5 日实施了 2017 年年度权益分派，向全体股东每

10 股派 2 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4

股。本次发行股份购买资产发行股份数量调整为 52,728,150 股，转增股本后老白

干酒总股本变更为 666,012,392 股。

本次发行股份募集配套资金的股份数量为 24,208,719 股，发行后老白干酒

总股本变更为 690,221,111 股。

截至本核查意见出具日，老白干酒总股本为 690,221,111 股。

二、本次限售股份上市流通的有关承诺及履行情况

（一）发行股份购买资产所涉及股份的锁定期

根据老白干酒与丰联酒业交易对方佳沃集团、君和聚力签署的《发行股份

及支付现金购买资产协议》，各交易对方通过本次交易认购的老白干酒新增股份，

自股份发行结束并上市之日起 12 个月内不转让；自该等法定限售期届满之日起

及之后每满 12 个月，应当按照 4:3:3 分期解锁。

（二）发行股份募集配套资金的锁定期

本次募集配套资金向九泰基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、中

信证券股份有限公司、林超、深圳市金汇荣盛财富管理有限公司、张少颖、田茹

微、方志明发行的股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。

（三）本次限售股上市流通的承诺履行情况

截止本核查意见出具日，上述承诺方均严格履行了相关承诺，不存在违反

承诺的情形。

三、本次限售股上市流通情况

（一）本次部分限售股上市流通日为 2019 年 4 月 3 日。

（二）本次限售股上市流通数量为 21,091,260 股，占截至本核查意见出具

日上市公司股本总数比例为 3.06%。

（三）本次申请解锁限售股份的股东为 2 位，均为法人股东。

（四）本次限售股上市流通明细清单如下表所示：

单位：股

序号 股东全称 持有限售股份总数 本次解除限售数量

1 佳沃集团有限公司 42,151,640 16,860,656

2 西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙） 10,576,510 4,230,604

3 九泰基金管理有限公司 4,790,419  -

4 兴全基金管理有限公司 6,843,455  -

5 中信证券股份有限公司 3,849,443  -

6 林超 3,421,727 -

7 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司 2,566,295 -

8 张少颖 1,026,518  -

9 田茹微 855,431 -

10 方志明 855,431 -

合计 76,936,869 21,091,260

注：佳沃集团、君和聚力分别持有有限售条件股份 42,151,640股和 10,576,510股，

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，该部分股份需分批次解除限售；本

次申请解除限售为其通过本次重组认购上市公司新增股份的 40%，即分别为

16,860,656 股和 4,230,604 股

四、本次解除限售股份前后股本结构变化情况表

股份性质
本次变动前

本次变动
本次变动后

数量 占比 数量 占比

一、有限售条件股份 76,936,869 11.15% - 76,936,869 11.15%

国有法人持股 - 0.00% - - 0.00%

其他内资持股 76,936,869 11.15% - 76,936,869 11.15%

其中：境内法人持股 70,777,762 10.25% -21,091,260 49,686,502 7.20%

境内自然人持股 6,159,107 0.89% - 6,159,107 0.89%

二、无限售条件股份 613,284,242 88.85% 21,091,260 634,375,502 91.91%

三、股份总数 690,221,111 100.00% - 690,221,111 100.00%

五、本次限售股份上市流通情况

经核查，本独立财务顾问认为：

（一）截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其

本次交易中所做出的承诺；

（二）本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规以及上海证

券交易所的相关规定；

（三）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公

司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《上

海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求；

（四）截至本核查意见出具日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信

息披露真实、准确、完整；

（五）本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。