证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019－021

中材科技股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 429,918,592股，占公司股份总数的 33.3047%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 4 月 22 日。

一、拟解除限售股的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材

股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437

号），中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）向中国中材股份

有限公司（以下简称“中材股份”）发行 268,699,120 股股份购买泰山玻璃纤维有

限公司（以下简称“泰山玻纤”）100%股权。上述股份已于 2016 年 4 月 19 日在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2016 年 4

月 20 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2018 年 5 月 15 日实施了 2017 年度利润分派方案：以 2017 年 12 月

31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元人民币（含税），

每 10 股转增 6 股，不送股。上述权益分派实施后，本次发行股份购买资产交易

中中材股份获得的公司股份由 268,699,120 股增至 429,918,592 股。

二、限售股份持有人履行承诺情况

（一）关于股份锁定的承诺

中材股份承诺：

“本公司于本次交易中取得的中材科技的股份，自上市之日起 36 个月内不转

让；如本次交易完成后 6 个月内中材科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发

行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司于本次交易

中取得的中材科技的股份之锁定期自动延长 6 个月。

如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上

锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易

所的有关规定执行。本次发行结束后，本公司基于本次交易而取得的以上股份由

于中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述锁定期的规定。

本公司将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果因本公司未履行

上述承诺事项给中材科技或者其他投资者造成损失的，本公司将向中材科技或者

其他投资者依法承担赔偿责任。”

本次交易完成后 6 个月内未出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发

行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的情况。

上述锁定期为 2016 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日。中材股份严格履行了

上述承诺。

（二）关于利润补偿的承诺及实现情况

根据公司与中材股份签订的《中材科技股份有限公司发行股份购买资产利润

补偿协议》，中材股份保证，泰山玻纤 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现

的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于以资产评估

报告确定的净利润预测数，即 22,237.84 万元、31,042.71 万元和 46,248.54 万元。

根据信永中和会计师事务所对泰山玻纤 2016 年度、2017 年度、2018 年度审

计情况，泰山玻纤 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净

利润实现情况如下：

单位：万元

项目 2018年度 2017年度 2016年度

扣除非经常性损益后归属于母公司

股东的净利润实际数
85,246.73 65,200.51 41,525.45

扣除非经常性损益后归属于母公司

股东的净利润预测数
46,248.54 31,042.71 22,237.84

实际盈利数与评估报告中的利润预

测数的差异数
38,998.19 34,157.80 19,287.61

泰山玻纤在利润补偿期间 2016 年度、2017 年度、2018 年度的实际盈利数均

超过了盈利预测。

三、股东非经营性占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公

司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 4 月 22 日；

2、本次解除限售股份的数量为 429,918,592股，占公司股份总数的 33.3047%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数共 1 人；

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号 限售股份持有人名称
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

数量（股）
股份性质

1 中国中材股份有限公司 429,918,592 429,918,592
重大资产重组时购买资产

发行的股份

五、股份变动情况表

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

单位：股

项目

本次变动前  本次变动增减（+、-） 本次变动后

数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、有限售条件流通股 650,864,296 50.42% -429,918,592 -33.30% 220,945,704 17.12%

1、国家持股

2、国有法人持股 429,918,592 33.30% -429,918,592 -33.30% 0 0

3、其他内资持股 220,945,704 17.12%     220,945,704 17.12%

其中：境内法人持股 220,945,704 17.12%   220,945,704 17.12%

      境内自然人持

股

二、无限售条件流通股 640,000,000 49.58% +429,918,592 +33.30%  1,069,918,592 82.88%

1、人民币普通股 640,000,000 49.58% +429,918,592 +33.30%  1,069,918,592 82.88%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其它

三、股份总数 1,290,864,296 100.00% 0  0  1,290,864,296 100.00%

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细数据表；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日