证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2019-046

兴源环境科技股份有限公司

关于公司股东及一致行动人被动减持计划实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兴源环境”）于 2018 年

8 月 25 日披露了《关于控股股东及一致行动人遭遇平仓可能被动减持公司股票

的预披露公告》（公告编号：2018-130），公司股东兴源控股集团有限公司（以下

简称“兴源控股”）及一致行动人韩肖芳女士的质权人中信证券股份有限公司（以

下简称“中信证券”）拟处置公司股份；采取集中竞价交易方式的，在任意连续

90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%（即：15,644,310 股）；采取

大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%

（即：31,288,621 股）。

公司分别于 2018 年 8 月 28 日、9 月 3 日发布了《关于控股股东所持公司

部分股份遭遇平仓被动减持暨触发窗口期买卖及短线交易的公告》（公告编号：

2018-137）及《关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓被动减持暨触发短线交

易的公告》（公告编号：2018-139），披露了历次被动减持情况。

2019 年 3 月 29 日，兴源控股与新希望投资集团有限公司（以下简称“新

希望投资集团”）签署了《兴源控股集团有限公司与新希望投资集团有限公司关

于兴源环境科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 “《股份转让协议》”）。

根据《股份转让协议》的内容，兴源控股将其持有的兴源环境 369,205,729 股股

份（占公司总股份的 23.60%）转让给新希望投资集团。

2019 年 4 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证

券过户登记确认书》，兴源控股已完成拟转让的 369,205,729 股股份（含兴源控

股质押给中信证券的全部股份52,062,341股）的过户登记手续，过户日期为2019

年 4 月 17 日，过户同时质押给中信证券的 52,062,341 股股份已全部解除质押。

韩肖芳女士质押给中信证券的 25,000,000 股股份也于 2019 年 4 月 18 日全部解

除质押，本次被动减持计划已实施完毕，具体减持情况如下：

一、被动减持情况

1、兴源控股被动减持股份情况

股东名称
交易方

式

被动减持时

间

成交价格（元

/股）

成交数量

（股）

占总股本

比例

兴源控股集

团有限公司

集中竞

价

2018-8-27 3.52 1,438,100 0.09%

2018-8-28 3.60 1,230,700 0.08%

2018-8-29 3.54 1,058,800 0.07%

2018-8-30 3.47 915,300 0.06%

合计 4,642,900 0.30%

2、韩肖芳女士未出现被动减持股份的情况。

二、被动减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

兴源

控股

合计持有股份 531,853,741 34.00 158,005,112 10.10

其中：无限售条件

股份
531,853,741 34.00 158,005,112 10.10

     有限售条件

股份
0 0.00 0 0.00

韩肖

芳

合计持有股份 54,362,880 3.47 54,362,880 3.47

其中：无限售条件

股份
54,362,880 3.47 54,362,880 3.47

     有限售条件

股份
0 0.00 0 0.00

说明 1 ：以上数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符

的情况，均为四舍五入原因造成。

说明 2：为投资者更加准确的了解兴源控股当前的持股情况，兴源控股减持

后的持股数据采用2019年4月17日股权转让过户后中国证券登记结算有限责任

公司登记在册数据。

三、其他相关说明

截至公告披露日，兴源控股持有公司 158,005,112 股，占公司总股本的

10.10%；所持有上市公司股份累计被质押 149,005,112 股，占兴源控股持有上市

公司股份总数的 94.30%，占公司总股本的比例 9.52%。韩肖芳女士持有公司

54,362,880 股，占公司总股本的 3.47%；所持有上市公司股份累计被质押

17,512,880 股，占其持有上市公司股份总数的 32.21%，占公司总股本的比例

1.12%。兴源控股及韩肖芳女士质押的上市公司股票暂无被平仓的风险。公司将

持续关注股东的股份变动情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒

体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定

媒体披露的信息为准。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份证明相关文件。

特此公告！

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日