证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B  公告编号：2019-009

广东省高速公路发展股份有限公司

股改限售股份上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 192,816 股，占总股本

0.0092%；

2、本次限售股份可上市流通日期 2019 年 4 月 26 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述：

全体非流通股股东向持有粤高速 A 股的股东作出对价安排，所有

非流通股获得在 A 股市场的流通权。流通 A 股股东每持有 10 股流通

A 股将获得全体非流通股股东支付的 3.1 股股票的对价；自公司股权

分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的公司非

流通股即获得在 A 股市场上市流通权。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

公司股权分置改革方案经 2005 年 12 月 21 日召开的公司股权分

置改革相关股东会议通过。

3、股权分置改革方案实施日期：2006 年 2 月 17 日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序

号
限售股份持有人名称 承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺的履行情况

1

张秀玲等 65名自然人(详

见巨潮网

www.cninfo.com.cn公布的

解除限售股东名单)

自获得上市流通权之日

起,在十二个月内不上市

交易或者转让；向广东省

交通集团有限公司偿还

代为垫付的等额股份。

已履行

三、本次限售股份可上市流通安排

    1、本次限售股份可上市流通日期:2019年 4 月 26 日；

2、本次可上市流通股份的总数为 192,816 股，占公司股份总数

的 0.0092%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号

限售股份持

有人名称

持有限售股

份数(股)

本次可上市

流通股数

(股)

本次可上

市流通股

数占限售

股份总数

的比例(%)

本次可上市

流通股数占

无限售股份

总数的比例

(%)

本次可上

市流通股

数占公司

总股本的

比例(%)

冻结的

股份数

量(股)

1

张秀玲等 65

名自然人(详

见 巨 潮 网

www.cninfo.

com.cn 公 布

的解除限售

股东名单)

192,816

192,816

0.0151%

0.0236%

0.0092%

合计

192,816

192,816

0.0151%

0.0236%

0.0092%

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

 3

股份类型 本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后

  股数 比例   股数 比例

一、有限售条件的流通股

1、国家持股 410,032,765 19.61%  410,032,765 19.61%

2、国有法人持股 652,971,967 31.23%  652,971,967 31.23%

3、境内一般法人持股 209,498,275 10.02%  209,498,275 10.02%

4、境内自然人持股 572,456 0.03% -190,381 382,075 0.02%

5、境外法人持股 0 0.00%  0 0.00%

6、境外自然人持股 2,435 0.00% -2,435 0 0.00%

7、内部职工股 0 0.00%  0 0.00%

8、高管股份 190,579 0.01%  190,579 0.01%

9．机构投资者配售股份 0 0.00%  0 0.00%

有限售条件的流通股合计 1,273,268,477 60.90% -192,816 1,273,075,661 60.89%

二、无限售条件的流通股

1．人民币普通股 468,891,599 22.43% 192,816 469,084,415 22.44%

2．境内上市的外资股 348,646,050 16.68%  348,646,050 16.68%

3．境外上市的外资股 0 0.00%  0 0.00%

4．其他 0 0.00%  0 0.00%

无限售条件的流通股合计 817,537,649 39.10% 192,816 817,730,465 39.11%

三、股份总数 2,090,806,126 100.00% 0 2,090,806,126 100.00%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

     1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

序

号

限售股份持

有人名称

股改实施日持有股份

情况

本次解限前已解限股

份情况

本次解限前未解限股份

情况

股份数

量变化

沿革

数量

(股)

占总股本

比例(%)
数量(股)

占总股本

比例(%)
数量(股)

占总股本

比例(%)

1

张秀玲等65名

自然人(详见

巨潮网

www.cninfo.c

om.cn 公布的

解除限售股东

名单)

222,728

 0.0107%

  192,816

0.0092% 注

合计

222,728

0.0107%

 192,816

0.0092%

注：本次申请解除限售股东中的 65 名股东在股改实施日未持有公司

股份，根据已经生效的（2010）蓬法民二初字第 507 号、（2010）蓬

法民二初字第 578－587 号、（2010）蓬法民二初字第 589、（2010）

蓬法民二初字第 591－592 号、（2010）蓬法民二初字第 594－597 号、

（2010）蓬法民二初字第 599－601 号、（2010）蓬法民二初字第 603

－605 号（2010）蓬法民二初字第 608－612 号、（2007）佛禅法民

二初字第 1511 号、（2007）佛禅法民二初字第 1846 号、（2007）佛

禅法民二初字第 1872 号、（2008）佛禅法民二初字第 1798 号、（2017）

粤 0604 民初 14131－14138 号、14140－14144 号、14193－14200 号

《民事判决书》、（2018）粤 0703 民初 1389－1396 号、（2017）粤

0604 执 2234 号之六裁定、判决确认，张秀玲等 65 名股东为粤高速

相关限售流通股份的实际出资人，相关股份已变更至张秀玲等 65 名

股东名下。经向中国证登记结算有限责任公司深圳分公司查询，上述

222,728股粤高速限售流通股份，已经司法执行程序，变更登记到相

应的 65 名股东名下。经 2019 年 1 月 4 日按照 10:1.34269 的比例向

交通集团偿还股改垫付对价 29,912股，目前所持限售股份为 192,816

股。

除上述情况外，本次解除限售的股东，其股改实施日持有的有限

售条件流通股没有发生其他变化。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号 刊登《限售股份上市流

通提示性公告》的日期

该次解限涉及

的股东数量

该次解限的股份

总数量（股）

该次解限股份占当时

总股本的比例（%）

1 2007 年 2月 13 日 62 49,522,541 3.94

 2 2007 年 3月 21 日     15    9,505,256       0.76

 3 2008 年 1月 4 日    6802   41,101,350       3.27

4 2009 年 4月 3 日    679    4,622,870       0.37

5 2009 年 5月 5 日     1       91,608     0.0073

6 2010 年 3月 16 日 151    1,840,162     0.1464

7 2010 年 9月 14 日    38      134,670     0.01071

8 2010 年 11月 23 日    51 1,337,379  0.1064

9 2011 年 8月 5 日    23 65,414      0.0052

10 2012 年 4月 18 日    22 105,286      0.0084

11 2012 年 12月 27 日    25  76,980      0.0061

12 2015 年 1月 23 日    23 773,656      0.0615

13 2017 年 4月 26 日    40 165,708      0.0079

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，国泰君安证券认为：截至本核查意见书出具之日，粤高

速有限售条件流通股持有人均履行了其在公司股权分置改革时做出

的有关承诺。粤高速本次有限售条件流通股解除限售并上市流通符合

相关法律、法规、规章及深圳证券交易所的有关规定。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公

司的非经营性资金占用情况

□ 是    √否；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司

对该股东的违规担保情况

□ 是    √否；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规

买卖公司股票的行为；

□ 是    √否；

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守

《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量

股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□ 是    √不适用；

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日