证券代码：002642                证券简称：荣之联              公告编号：2019-025

北京荣之联科技股份有限公司

关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

特别提示：

1、公司股票将于2019年4月25日停牌一天，并于2019年4月26日开市起复牌。

2、公司股票交易自2019年4月26日起实行“退市风险警示”特别处理，股

票简称由“荣之联”变更为“*ST荣联”，股票代码仍为002642。

3、实行退市风险警示后，公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

鉴于北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年

度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规

定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现就

有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：仍为人民币普通股；

2、股票简称：由“荣之联”变更为“*ST荣联”；

3、证券代码：仍为“002642”；

4、实行退市风险警示的起始日：2019年4月26日。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2017年、2018年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，深圳证券交易所

将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。公司股票于2019年4月25

日停牌一天，于2019年4月26日起复牌并于同日实行“退市风险警示”特别处理。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司最近两年出现连续亏损，股票交易将被实行退市风险警示。公司董事会

正在积极主动采取以下措施，主要包括但不限于：

（一）整体思路

重新梳理公司发展指导思想，制定战略目标，为公司的业务发展、能力建设

与市场稳定明确方向。

（二）业务发展

1、主营业务

继续夯实主营业务，保持健康快速发展。力求进一步提升公司的毛利水平，

持续改善盈利状态，增加利润。

2、增量业务

精细布局增量业务，拓展未来发力领域。从行业、区域、服务、产品四个维

度，借助公司长期的积累与资源优势，力争在 3-5 个垂直领域做到“精准定位，

重点攻破”的增量业务举措。

（三）能力建设

1、中台体系

加强公司中台体系建设，重点就云服务、数据服务、人工智能等领域的能力

进行科学投入，稳步提升，以形成未来公司的核心竞争力，尽快在云与数据服务

领域有所突破并实现战略转型。

2、后台梳理

着力改善公司运营管理体系，精兵简政，降低运营成本，优化人员结构。同

时，加强人员绩效的考核设计与管理，重新梳理考核方式并制定相应的激励政策，

进一步激发员工斗志、激昂员工士气。

（四）市场稳定

全力保障公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时与公平，加强及时有

效的投资者关系维护工作，注重并提升公司市场形象，稳定投资者情绪，坚定投

资者信心。

四、股票可能被暂停上市或者终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果公司2019年度经审

计的净利润继续为负值，深圳证券交易所将自公司披露2019年年度报告之日起，

对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的

决定。公司股票暂停上市后，首个年度报告显示净利润或者扣除非经常性损益后

的净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：董事会秘书邓前

电话：4006509498

传真：010-62602100

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼

邮政编码：100015

电子邮箱：ir@ronglian.com

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日