关于控股股东股份被动减持的公告

1

证券代码：300
         证券简称：腾邦国际       公告编号：2019
037

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

   关于控股股东股份被动减持的公告

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）于

近日收到公司控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）的通知，腾邦

集团存放在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）客户信用交易担保证

券账户的股票触及平仓线及在国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）的

股票质押式回购业务触发违约条款，出现被动减持的情况，截至本公告日，腾邦集

团累计被动减持的股票数量为 11,895,017 股，占公司总股本比例为 1.93%。具体

情况如下：

一、股份被动减持情况

1、减持股份情况

股东名称 交易方式 减持期间  交易数量（股）  成交均价（元） 交易比例

腾邦集团

集中竞价

2019年 2月    5,155,600.00  8.25 0.8363%

2019年 3月     986,500.00  10.05 0.1600%

2019年 4月        22,893.00  10.79 0.0037%

大宗交易

2019年 2 月 26 日     2,470,000.00  9.77 0.4006%

2019年 2 月 27 日     1,840,000.00  9.50 0.2985%

2019年 2 月 28 日     1,420,000.00  9.50 0.2303%

合计   11,895,017.00   - 1.93%

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、股份变动前后情况

股东名称

股份变动前持有股数 股份变动后持有股数

股数（股） 占公司总股本比例（%） 股数（股） 占公司总股本比例（%）

腾邦集团 177,100,000 28.73 165,204,983 26.80

3、被动减持的原因

由于股价下跌，腾邦集团存放于中信证券信用担保账户的股票触及平仓线及在

国海证券的股票质押式回购业务触发违约条款，腾邦集团一直积极与债权人沟通，

尽最大的努力筹集资金以按要求提高维保比例、偿还部分负债，因未能在规定的时

间内筹集足额的资金，债权人采取了平仓措施，导致腾邦集团所持公司股份非主观

意愿的被动减持。

二、其他相关说明

1、本次减持股票为被动减持所致，腾邦集团未提前获悉任何重要未披露的信

息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。

2、本次减持前，腾邦集团及其一致行动人共持有公司股份为 207,868,913股，

占公司股份总数的 33.72%；本次减持后，腾邦集团及其一致行动人共持有公司股

份为 195,973,896 股，占公司股份总数的 31.79%，腾邦集团仍为公司控股股东。

本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发

生变更。

3、腾邦集团正在积极通过筹措资金、提前归还融资款项等措施化解平仓风险，

积极推动与深圳市投资控股有限公司、深圳市福田投资控股有限公司的战略合作以

及与史进先生的股份协议转让交割，此外，正在努力采取资产优化等多种方式纾解

股票质押风险。

4、腾邦集团正在积极与债权人沟通，但后续可能存在继续被动减持的情况。

根据股份减持相关规定，在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价减持股份的总

数合计不得超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易减持股份的总数合计不得超过
公司股份总数的 2%。公司将持续关注腾邦集团所持公司股份的后续变化情况，并

督促其及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                   董事会

2019年4月30日