证券代码：000923   证券简称：河北宣工  公告编号：2019-19

河北宣化工程机械股份有限公司

2018 年监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》、《深圳证券交易所

自律监管措施和纪律处分实施细则（2018 年修订）》等相关法律法规的要求，以

及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的

态度，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，依法

独立行使职权，积极维护公司及股东的合法权益。

一、监事会日常工作

报告期内公司共召开监事会会议 12 次，审议通过 26 项议案，出具 6次专项

审核意见：

1、五届监事会十九次会议于 2018 年 1 月 4 日在公司三楼会议室召开，会议

审议通过《关于用募集资金置换先期投入资金的议案》。本次会议的决议公告于

2018 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

2、五届监事会二十次会议于 2018 年 1 月 12 日在公司二楼会议室召开。会

议审议通过《关于调整公司监事的议案》，本次会议的决议公告于 2018 年 1 月

13 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

3、五届监事会二十一次会议于 2018 年 1月 29日在石家庄市体育南大街 385

号四楼会议室召开，会议审议通过《关于选举刘志刚为公司第五届监事会主席的

议案》，本次会议的决议公告于 2018 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》和巨潮

资讯网。

4、五届监事会二十二次会议于 2018 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，会

议审议通过《河北宣工 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《河北宣工 2018

年与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》、《2017 年河钢集团财务有限公司

风险评估报告》。本次会议的决议公告于 2018 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》

和巨潮资讯网。

5、五届监事会二十三次会议于 2018 年 4月 24日在石家庄市体育南大街 385

号河钢大厦五楼会议室召开，会议审议通过《2017 年度监事会报告》、《2017 年

年度报告及摘要》等 8项议案。本次会议的决议公告于 2018 年 4 月 26 日刊登在

《中国证券报》和巨潮资讯网。

6、五届监事会二十四次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会

议审议通过《关于会计估计变更的议案》。本次会议的决议公告于 2018 年 4 月

28 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

7、五届监事会二十五次会议于 2018 年 5月 18日在石家庄市体育南大街 385

号河钢大厦召开，会议审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。本

次会议的决议公告于 2018 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

8、六届监事会一次会议于 2018 年 6 月 4 日在石家庄市体育南大街 385 号四

楼会议室召开。会议审议通过《关于选举刘志刚为公司第六届监事会主席的议案》。

本次会议的决议公告于 2018 年 6 月 5 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

9、六届监事会二次会议于 2018 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开，会议审

议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整关联

方 2018 年日常关联交易预计的议案》。本次会议的决议公告于 2018 年 7 月 28

日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

10、六届监事会三次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议审

议审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》、《河

北宣化工程机械股份有限公司关于与河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的

风险评估报告》、《河北宣化工程机械股份有限公司关于 2018 年上半年募集资金

存放和使用情况的专项报告》。本次会议的决议公告于 2018 年 8 月 30 日刊登在

《中国证券报》和巨潮资讯网。

11、六届监事会四次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议

审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于会计报表格式调整的议案》、《河

北宣化工程机械股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》、《河北宣化工程机

械股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。本次会议的决议公告于2018

年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

12、六届监事会五次会议于 2018 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，会议

审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于对外扶贫捐赠的议案》。本次会

议的决议公告于 2018 年 11 月 22 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的监督意见

报告期内公司监事会充分行使监督职能，对公司依法运作情况、财务情况、

募集资金、关联交易、内部控制进行有效监督。

（一）公司依法运作情况

公司监事会列席了 2018 年历次董事会现场会议和股东大会，对任期内公司

的生产经营活动进行了监督，董事会认真执行了股东大会的决议，董事会通过的

各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度要求，未出现损害公

司、股东利益的行为，经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营

中不存在违规操作行为。

本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公

司章程》或损害本公司股东利益的行为。

(二)审核公司内部控制情况

公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的基

本要求，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及

运作情况，加强了重要业务领域的相关制度建设。

(三)检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况和财务结果进行检查，认真审议了公

司 2017 年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告和 2018 年第三季

度报告，提出书面审核意见。监事会认为：公司严格执行企业会计准则及相关规

定，财务制度健全、完善，利安达会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的

财务报告，真实、准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

根据财政部颁布的规定，以及南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况，

报告期内公司监事会同意对会计政策和会计估计事项进行变更。

(四)审查募集资金使用情况

报告期内公司以募集资金人民币 540,000,000.00 元置换先期已投入募投项

目的自筹资金；以不超过 220,000,000 美元募集资金暂时补充流动资金，使用期

限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上述事项的审批程序均符合中

国证监会、深交所及相关规定和要求，未发行募集资金违规使用情况。

（五）审查关联交易情况

本年度日常关联交易事项及其他关联交易事项均由独立董事提前认可和事

后发表独立意见，并经过公司董事会、监事会和股东大会审议，审批程序符合中

国证监会和深圳证券交易所相关规定。

（六）内幕信息知情人登记制度落实情况

根据中国证监会《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》，进

一步加强内幕信息登记备案和保密工作，在重大事项和定期报告披露期间，及时

登记内幕信息知情人名单，并告知其相关法律法规和要求，2018 年度，公司未

发现内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，也未发现因涉嫌内幕交易被监管部

门采取监管措施及行政处罚情况。

2019 年，监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》、《公司章

程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的要求，忠实履行监事的职责，进

一步促进公司的规范运作，更好的维护公司和广大股东的利益。

河北宣化工程机械股份有限公司

 监事会

二〇一九年四月二十八日