股票代码：002224         股票简称：三力士         公告编号：2019-043

三力士股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人及董监高未来 6 个月不减持公司

股份的公告

基于对公司未来稳定发展前景的信心，增强投资者信心，三力士股份有限公

司（以下简称“公司”或“三力士”）控股股东、实际控制人吴培生先生、实际

控制人吴琼瑛女士作出以下承诺：

吴培生先生、吴琼瑛女士自本承诺出具之日起 6 个月内（即至 2019 年 11

月 9日）不减持所持有的公司股份。

截止本公告日，吴培生先生、吴琼瑛女士持股情况如下：

股东名称 持股股数（股） 占总股本比例

吴培生 230,112,000.00 32.99%

吴琼瑛 18,895,940.00 2.71%

合计 249,007,940.00 35.70%

除实际控制人外，公司对目前董事、监事、高级管理人员的持股情况进行了

自查，截至目前持股情况如下：

前述董事、监事、高级管理人员出具了《关于未来 6个月不存在减持计划的

承诺》：“为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，并基于对三力士未来

发展前景的信心，本人承诺自 2019年 5月 9日起的六个月内(至 2019年 11月 9

日止)不减持公司股票。”

股东名称 职位 持股股数（股） 占总股本比例

吴琼明 生产总监 192,000.00 0.03%

合计 - 192,000.00 0.03%

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会将按照深圳证券交易所的有关规定敦促股东严格遵守承诺。公司

经营管理团队将继续勤勉尽职，尽力为股东创造价值。

特此公告。

三力士股份有限公司

2019年 5月 9日