证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2019-092

兴源环境科技股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次变更前公司控股股东为兴源控股集团有限公司（简称“兴源控股”），

实际控制人为周立武先生、韩肖芳女士。

2、本次变更后公司控股股东为新希望投资集团有限公司（简称“新希望投

资集团”），刘永好先生为公司实际控制人。

兴源环境科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）于 2019 年 3 月

30 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权拟发生变更暨权益变动的提示性公

告》（公告编号：2019-035）、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。

2019年4月17日，新希望投资集团协议收购兴源控股所持23.60%股份过户完成。

2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 年年度股东大会，选举产生新一届董事会。

前述事项完成后，新希望投资集团成为公司控股股东，刘永好先生成为公司实际

控制人。

一、本次收购公司股份情况

兴源控股与新希望投资集团于 2019 年 3 月 29 日签署了《兴源控股集团有限

公司与新希望投资集团有限公司关于兴源环境科技股份有限公司之股份转让协

议》（以下简称 “《股份转让协议》”）。

根据《股份转让协议》的内容，兴源控股将其持有的上市公司 369,205,729

股股份（占公司总股份的 23.60%）转让给新希望投资集团。本次股份转让价格

为《股份转让协议》生效日前一个交易日收盘价的 90%（即 3.924 元/股），股份

转让总价为人民币 1,448,763,280.60 元。

公司于2019年4月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的《证券过户登记确认书》，显示本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手

续，过户日期为 2019 年 4 月 17 日。

本次股份转让完成后，新希望投资集团、兴源控股及其一致行动人韩肖芳女

士的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 新希望投资集团 369,205,729 23.60%

2 兴源控股 158,005,112 10.10%

3 韩肖芳 54,362,880 3.47%

周立武先生及其夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股 73.58%、8.18%的股权，

同时韩肖芳女士直接持有公司 3.47%的股份。因此兴源控股与韩肖芳女士属于

《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，合计持有公司股份比例为 13.57%。

新希望投资集团持股比例远高于兴源控股及其一致行动人韩肖芳女士的合计持

股比例。

二、本次公司董事会换届情况

公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十

一次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提

名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名

第四届董事会独立董事候选人的议案》。详情参见公司披露于巨潮资讯网的相关

公告。新一届董事会由 9名董事组成，其中 8名董事由新希望投资集团推荐并经

公司股东大会选举产生（含 5 名非独立董事、3名独立董事），5名非独立董事在

新希望投资集团的关联企业任职，因此新希望投资集团能够有效控制新一届董事

会的多数席位。

三、公司控制权变更情况

综上所述，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规

定，新希望投资集团为公司控股股东，刘永好先生为公司实际控制人。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日 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