证券代码：600035         证券简称：楚天高速       公告编号：2019-035

公司债简称：13 楚天 02       公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01       公司债代码：155321

湖北楚天智能交通股份有限公司关于持股 5%以上股

东之一致行动人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 持股 5%以上股东及一致行动人持股的基本情况

截至本公告披露日，公司股东北海三木创业投资有限公司(以下简称“三木

投资”)及其一致行动人北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“九

番投资”）、张旭辉、诺球电子（深圳）有限公司（以下简称“诺球电子”）、云亚

峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、张建辉共持有公司股份 187,728,849 股，占公司

已发行股份总数的 10.86%，其中无限售条件流通股 75,918,400 股，占公司已发

行股份总数的 4.40%。

 减持计划的主要内容

三木投资之一致行动人九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、张

黎君和张建辉拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交

易方式减持公司股份不超过 1,600 万股，不超过公司目前总股本 1,728,086,820

股的 0.93%，减持价格将按照减持时市场价格确定。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到三木投资

之一致行动人九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、张黎君、张建辉

（以下简称“减持主体”）《股份减持计划告知函》，其拟于自本公告披露之日起

15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,600 万

股，现将相关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

（一）截至本公告披露日，减持主体持股情况如下

股东名称 股东身份
持股数量

（股）

持股

比例
当前持股股份来源

九番投资
其他股东：持股 5%以

上股东之一致行动人
25,405,628 1.47% 发行股份购买资产取得：25,405,628 股

张旭辉
其他股东：持股 5%以

上股东之一致行动人
17,599,226 1.02%

发行股份购买资产取得：13,596,177 股

集中竞价交易取得：4,003,049 股

诺球电子
其他股东：持股 5%以

上股东之一致行动人
6,526,154 0.38% 发行股份购买资产取得：6,526,154 股

云亚峰
其他股东：持股 5%以

上股东之一致行动人
4,078,880 0.23% 发行股份购买资产取得：4,078,880 股

杨海燕
其他股东：持股 5%以

上股东之一致行动人
2,175,475 0.12% 发行股份购买资产取得：2,175,475 股

张黎君
其他股东：持股 5%以

上股东之一致行动人
1,903,405 0.11% 发行股份购买资产取得：1,903,405 股

张建辉
其他股东：持股 5%以

上股东之一致行动人
318,698 0.02%

发行股份购买资产取得：271,798 股

集中竞价交易取得：46,900 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组 三木投资 127,817,978 7.40% 三木投资及九番投资均

由同一实际控制人张旭

辉控制，其与诺球电子、

张旭辉、云亚峰、杨海

燕、黄国昊、张黎君和

张建辉签署了一致行动

人协议，共同组成一致

行动人。

九番投资 25,405,628 1.47% 同上

张旭辉 17,599,226 1.02% 同上

诺球电子 6,526,154 0.38% 同上

云亚峰 4,078,880 0.23% 同上

杨海燕 2,175,475 0.12% 同上

黄国昊 1,903,405 0.11% 同上

张黎君 1,903,405 0.11% 同上

张建辉 318,698 0.02% 同上

合计 187,728,849 10.86% —

（二）减持主体及其一致行动人履行股份补偿义务后持股情况

2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于拟

定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿股份及要求现金返还的议案》，

鉴于重组标的深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）未能实现

2018 年度业绩承诺，三木投资、九番投资、诺球电子、张旭辉、云亚峰、杨海

燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉共 12 名股东（以下简

称“交易对方”）须按《业绩补偿协议》相关约定履行补偿义务。（有关详情参

见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关

于拟定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿股份及要求现金返还的公

告》（2019-023））。

公司拟于近期以 1 元总价定向回购并注销重组交易对方 2018 年度应补偿股

份 35,159,499 股。上述回购注销事项完成后，公司总股本将由 1,728,086,820

股减少至 1,692,927,321 股；减持主体及其一致行动人持股数量将因履行补偿义

务而发生变动，详情如下：

  股东名称 履行股份补偿义务后
其中：无限售

条件流通股

有限售条件股

份（股）

持股数量

（股）

持股比例

（%）

（股）

第一组

三木投资 100,447,692 5.93  49,861,831   50,585,861

九番投资 22,083,071 1.30  10,008,645   12,074,426

张旭辉 15,821,099 0.93   9,359,315     6,461,784

诺球电子 5,672,653 0.34   2,571,002     3,101,651

云亚峰 3,545,442 0.21   1,606,890     1,938,552

杨海燕 1,890,975 0.11     857,037     1,033,938

黄国昊 1,654,467 0.10    749,853     904,614

张黎君 1,654,467 0.10     749,853       904,614

张建辉 283,135 0.02     153,974       129,161

 合计 153,053,001 9.04  75,918,400 77,134,601

（三）减持主体及其一致行动人的减持情况

公司于 2017 年 2 月实施重大资产重组，上述一致行动人取得公司非公开发

行股份 186,350,737 股，后通过交易所集中竞价交易买入公司股份 4,049,949

股。其中，通过非公开发行取得的公司股份已分别于 2018 年 2 月和 2019 年 2

月解除限售并上市流通 37,270,144 股和 34,598,307 股。2018 年 7 月，因重组

交易标的三木智能未能实现 2017 年业绩承诺，公司以 1.00 元价格向包括上述一

致行动人在内的交易对方回购并注销业绩补偿股份 2,709,103 股，其中向上述一

致行动人回购并注销股份 2,671,837 股。此外，上述一致行动人自取得公司股份

之日起未减持所持有的非公开发行股份。

二、减持计划的主要内容

股东

名称

计划减持数

量（股）

计划减

持比例
减持方式

竞价交易减

持期间

减持合

理价格

区间

拟减持股

份来源

拟减持原

因

九 番

投资

不 超 过 ：

7,618,095 股

不超过：

0.4408%

竞价交易减持，

不 超 过 ：

7,618,095 股

2019/6/26～

2019/12/23

按 市 场

价格

非公开发行

股份

资金需求

张 旭 不 超 过 ： 不超过：
竞价交易减持，

2019/6/26～ 按 市 场 非公开发行 资金需求

辉 7,402,093 股 0.4283%
不 超 过 ：

7,402,093 股

2019/12/23 价格 股份

诺 球

电子

不 超 过 ：

250,000 股

不超过：

0.0145%

竞价交易减持，

不 超 过 ：

250,000 股

2019/6/26～

2019/12/23

按 市 场

价格

非公开发行

股份

资金需求

云 亚

峰

不 超 过 ：

215,000 股

不超过：

0.0124%

竞价交易减持，

不 超 过 ：

215,000 股

2019/6/26～

2019/12/23

按 市 场

价格

非公开发行

股份

资金需求

杨 海

燕

不 超 过 ：

212,500 股

不超过：

0.0123%

竞价交易减持，

不 超 过 ：

212,500 股

2019/6/26～

2019/12/23

按 市 场

价格

非公开发行

股份

资金需求

张 黎

君

不 超 过 ：

187,463 股

不超过：

0.0108%

竞价交易减持，

不 超 过 ：

187,463 股

2019/6/26～

2019/12/23

按 市 场

价格

非公开发行

股份

资金需求

张 建

辉

不 超 过 ：

114,849 股

不超过：

0.0066%

竞价交易减持，

不 超 过 ：

114,849 股

2019/6/26～

2019/12/23

按 市 场

价格

非公开发行

股份

资金需求

(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数

量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否

三木投资及其一致行动人于2018年 2月28日部分股份解除限售并上市流通

时承诺：自我方持有的 37,270,144 股非公开发行限售股解禁上市流通之日起的

未来 6个月内，我方不减持上述限售股上市流通股份，以及在该期间内对该部分

股份因资本公积转增股本、派送股票红利等增加的股份亦不减持；在承诺期内，

若我方违反上述承诺减持上述限售股上市流通股份的，则自愿将减持股份的全部

所得交由公司。

截至本公告披露日，三木投资及其一致行动人严格遵守上述承诺并履行完毕。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致     √是 □否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相

关条件成就或消除的具体情形等

减持主体将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。

本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的

不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

(三)其他风险提示

公司将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等有关要求，督促减持主体依法依规实施减持计划，及

时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日