证券代码：000716    证券简称：黑芝麻     公告编号：2019-028

南方黑芝麻集团股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南宁黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日在

巨潮资讯网发布了公司《关于股票交易异常波动的公告》（2019-027）。经深圳

证券交易所确认，公司股票 2019 年 6 月 25 日、6日 26 连续两个交易日未达到

《深圳证券交易所交易规则》规定的交易异动标准。是由于公司工作人员错误计

算导致发布了异动公告。对此公司深表歉意！

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

                                              董   事   会

二〇一九年六月二十七日