1

证券代码：002670        证券简称：国盛金控        公告编号：2019-041

国盛金融控股集团股份有限公司

权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）近日收到股东江西赣粤高速公

路股份有限公司（下称赣粤高速）出具的《简式权益变动报告书》。根据权益变

动报告书，赣粤高速于 2019 年 5 月 23 日至 6 月 28 日通过深圳证券交易所证券

交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份 10,000,040 股，占总股本 0.52%。本

次减持前后，赣粤高速分别持有公司无限售条件股份 106,411,858 股、96,411,818

股，分别占公司总股本的 5.50%、4.98%。赣粤高速减持股份达到 5%的日期为

2019 年 6 月 28 日。

赣粤高速于公司发行股份及支付现金购买国盛证券有限责任公司 100%股权

并募集配套资金过程中作出如下股份限售承诺：“本公司认购的上市公司所有股

份自上市首日起 12 个月内不得转让。”上述承诺已于 2017 年 5 月到期，赣粤高

速所持股份自 2017 年 5 月 19 日起解除限售上市流通，本次减持不存在违反其作

出的股份限售承诺的情形。

赣粤高速已于 2019 年 4 月 27 日披露减持计划，自披露之日起 15 个交易日

后的 6 个月内，赣粤高速拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过 3,870 万股，

占公司总股本的 2%。本次减持符合减持计划。

本次权益变动具体情况详见同日登载于巨潮资讯网的由赣粤高速出具的《简

式权益变动报告书》。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月一日