证券代码：600877          证券简称：*ST 嘉陵          公告编号：2019-041

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

发行股份购买资产之发行结果暨股本变动公告

重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：134,879,655 股

发行价格：5.58 元/股

2、预计上市时间

本次发行新增股份已于 2019 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理登记手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为 36 个

月，在其锁定期满的次一交易日可上市交易。

3、资产过户情况

截至本公告出具之日，本次发行股份购买资产的标的资产空间电源 100%股

权及力神特电 85%股份过户至中国嘉陵的手续已完成。

（本公告中有关简称与公司 2019 年 2 月 2 日于上海证券交易所网站披露的

《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联

交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同）。

一、本次交易概况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）本次交易履行的相关程序

1、中国嘉陵已履行的决策程序

（1）2018 年 3 月 26 日，《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出

售及发行股份购买资产暨关联交易预案》相关事宜已经上市公司第十届董事会第

二十四次会议审议通过；

（2）2018 年 5 月 2 日，《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出

售及发行股份购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）》相关事宜已经上市公司

第十届董事会第二十六次会议审议通过；

（3）2018 年 8 月 21 日，本次重组正式方案已经上市公司第十届董事会第

三十次会议审议通过；

（3）2018 年 9 月 6 日，本次重组相关事宜已经上市公司 2018 年第四次临

时股东大会审议通过，且已同意中电力神及其一致行动人免于发出收购要约。

2、交易对方及其关联方已履行的决策程序

（1）2017 年 10 月 27 日，本次交易方案经兵装集团内部决策机构审议通过；

（2）2017 年 11 月 29 日、2018 年 7 月 18 日，本次重组相关事宜分别经中

国电科内部决策机构审议通过；

（3）2018 年 3 月 22 日、2018 年 4 月 28 日，中电力神内部决策机构分别审

议通过了本次重组的相关议案；

（4）2018 年 3 月 25 日、2018 年 5 月 2 日，力神股份内部决策机构分别审

议通过了本次重组的相关议案。

3、本次交易已履行的审批程序

（1）2018 年 3 月 7 日，本次重组标的公司之一空间电源相关的事业单位资

产划拨事宜通过财政部审批；

（2）2018 年 3 月 29 日，本次交易方案通过国防科技工业主管部门的军工

事项审查；

（3）本次交易方案已获得国有资产监督管理部门的原则性同意；

（4）2018 年 8 月 20 日，本次重组拟出售资产和拟购买资产的评估结果已

履行国有资产监督管理部门备案程序；

（5）2018 年 9 月 4 日，本次重组已取得国有资产监管部门批准；

（6）2019 年 1 月 30 日，本次重组取得中国证监会下发的证监许可[2019]166

号《关于核准中国嘉陵工业股份有限公司（集团）向中电力神集团有限公司等发

行股份购买资产的批复》，对本次发行股份购买资产方案予以审核通过；

（7）2019 年 4 月 18 日，本次重组已通过国家市场监督管理总局的经营者

集中反垄断审查。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行对象及发行方式

本次发行股份购买资产的发行对象为中电力神及力神股份，发行方式采用向

发行对象非公开发行 A 股股票的方式。

3、定价基准日、发行价格

（1）定价基准日

本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重大资产重组事项的第十

届董事会第二十六次会议决议公告日。

（2）发行价格

按照《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参

考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个

交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干

个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20、60 及 120 个交易日的股票交易均价具体情况如

下表所示：

股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 交易均价的 90%（元/股）

前 20 个交易日 6.30  5.67

前 60 个交易日 6.24 5.62

前 120 个交易日 6.20  5.58

由于国内 A 股市场短期波动较大，上市公司长期均价能更好地反映上市公

司的长期股价走势及价值，经交易各方协商，确定本次发行股份购买资产的董事

会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价 6.20 元/股为市场参考价，本次

发行股份的价格以该市场参考价的 90%为定价依据。

据此计算，本次发行股份购买资产的上市公司股票发行价为 5.58 元/股。

4、发行数量、锁定期安排

（1）股份发行数量

本次注入上市公司的标的资产交易作价确定为 75,262.85 万元。按照发行股

份价格 5.58 元/股计算，上市公司本次购买标的资产发行的股票数量总计为

134,879,655 股，具体如下：

序号 交易对方 交易标的 交易金额（万元） 发行股份数量（股）

1 中电力神 空间电源 100%股权 60,512.05  108,444,534

2 力神股份 力神特电 85%股权 14,750.80 26,435,121

合计 75,262.85 134,879,655

（2）股份锁定安排

中电力神、力神股份分别承诺：本次发行股份购买资产取得的股份，自本次

发行结束之日起三十六个月之内不转让。

（三）验资和股份登记情况

2019 年 6 月 28 日，天职国际出具了天职业字[2019]24940 号《验资报告》，

对因本次交易上市公司的注册资本与股本的变动情况进行了审验。

根据前述验资报告，截至 2019 年 6 月 28 日，兵装集团持有上市公司 22.34%

股权已全部无偿划转至中电力神。中电力神以其持有的空间电源 100%股权过户

至上市公司，力神股份以其持有的力神特电 85%股权过户至上市公司，并办理完

毕工商登记手续。本次变更后上市公司新增股本人民币 134,879,655 元，股本总

额为人民币 822,161,695 元。

2019 年 7 月 3 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的

《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕。本

次上市公司新增发行股份登记数量为 134,879,655 股，均为有限售条件的流通股，

增发后上市公司股份数量为 822,161,695 股。

综上，上市公司已办理完成本次发行股份购买资产新增股份的登记手续及相

关验资事宜。

（四）资产过户情况

本次交易拟购买资产为中电力神持有的空间电源 100%股权、力神股份持有

的力神特电 85%股权。

空间电源 100%股权转让至中国嘉陵的工商变更登记手续已于 2019 年 4 月

24 日完成，力神特电的股东名册变更已于 2019 年 4 月 25 日完成。

2019 年 4 月 25 日，中国嘉陵与中电力神、力神股份签署《资产交割确认书》，

各方确认，本次资产的交割日为 2019 年 4 月 25 日。

截至本公告出具之日，拟购买资产已完成过户至中国嘉陵名下手续，中国嘉

陵已合法取得空间电源 100%股权和力神特电 85%股份。

本次重大资产重组拟购买资产已完整、合法的过户至中国嘉陵名下。

（五）独立财务顾问和律师核查意见

1、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华融证券认为：

（1）中国嘉陵本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易

的法定条件；

（2）本次重大资产重组拟购买资产已完整、合法的过户至中国嘉陵名下。

重庆嘉陵 100%股权过户给兵装集团的工商变更登记手续已办理完毕；根据《资

产交割确认书》约定，兵装集团已取得拟出售资产的相关权利、义务、责任和风

险，部分拟出售资产和负债尚未办理完过户或转移手续不影响拟出售资产的实际

交割；各方已对保障中国嘉陵利益做出妥善安排，不存在损害中国嘉陵及其股东

利益的情形，对本次重大资产重组的实施不构成实质性影响；

（3）本次无偿划转的国有股份已办理完成过户登记手续；

（4）上市公司已办理完成本次发行股份购买资产新增股份的登记手续及相

关验资事宜；

（5）上市公司已针对本次重组履行了相关的信息披露义务，符合相关法律

法规以及《上市规则》等相关规定。本次重组实施过程中，不存在实际情况与已

披露信息存在重大差异的情形；

（6）在本次交易实施过程中，未发现上市公司资金、资产被上市公司本次

交易前实际控制人或其他关联人以及本次交易后实际控制人或其他关联人占用

的情形，亦不存在上市公司为本次交易前实际控制人及其关联人以及本次交易后

实际控制人及其关联人提供担保的情形；

（7）截至本公告出具之日，本次重组涉及的相关协议均已生效，交易各方

正在履行相关协议，不存在交易各方违反协议约定的行为。交易各相关方均正常

履行相关承诺，未发现违反相关承诺的情形。本次交易涉及的未尽事项在合规性

方面不存在重大障碍，本次重大资产重组相关后续事项的办理不存在重大风险。

2、律师核查意见

经核查，律师认为：

中国嘉陵本次重大资产重组已获得必要的授权和批准，已具备实施的法定条

件；本次重大资产重组拟购买资产已完整、合法的过户至中国嘉陵名下；拟出售

资产已完成重庆嘉陵股权过户至兵装集团名下，部分拟出售资产和负债尚未办理

完过户或转移手续不影响拟出售资产的实际交割，不存在损害中国嘉陵及其股东

利益的情形，对本次重大资产重组的实施不构成实质性影响；本次重大资产重组

的相关协议及承诺均正常履行；本次重大资产重组相关后续事项在合规性方面不

存在重大法律障碍，本次重大资产重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障

碍。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次发行的发行对象及认购情况如下：

序号 发行对象名称 认购股份数（股） 限售期（月）

1 中电力神 108,444,534 36

2 力神股份 26,435,121 36

合计 134,879,655 -

本次发行新增股份已于 2019 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理登记手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为 36 个

月，在其锁定期满的次一交易日可上市交易。

（二）发行对象情况

1、中电力神

公司名称 中电力神集团有限公司

公司类型 有限责任公司（法人独资）

注册资本 100,000 万元人民币

成立日期 1992 年 10 月 12 日

法定代表人 周春林

注册地址 天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号

主要办公地点 天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号

统一社会信用代码 91120116103434354W

经营范围

科学研究和技术服务业；批发和零售业；建筑安装业；电气机械和器

材制造业；自有房屋、设备租赁；货物及技术进出口业务；合同能源

管理服务；物业管理服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

本次交易后，中电力神将成为上市公司的控股股东，构成上市公司关联方。

2、力神股份

公司名称 天津力神电池股份有限公司

公司类型 股份有限公司

注册资本 173,009.5073 万元人民币

成立日期 1997 年 12 月 25 日

法定代表人 秦兴才

注册地址 天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路 6 号

主要办公地点 天津滨海高新技术产业开发区海泰路 38 号

统一社会信用代码 91120000103072365U

经营范围

电池、充电器、超级电容器、太阳能电池组件、太阳能储能产品、

风光储能产品、储能电子元器件的原材料、元器件、半成品、产成

品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售、与之相关的

技术咨询、转让、工程承揽业务和进出口业务；太阳能电站项目的

开发、设计、管理、与之相关的技术咨询；合同能源管理服务；自

有房屋租赁；物业管理；电子设备、机械设备及电池相关设备的租

赁业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进

料加工和“三来一补”业务。

本次交易后，力神股份将成为上市公司股东，为上市公司控股股东中电力神

一致行动人，构成上市公司关联方。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2019 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

名称 持股数量（股） 持股比例（%）

兵装集团 153,566,173 22.34

彭亮 3,454,188 0.50

王建军 3,090,000 0.45

罗瑞云 2,914,051 0.42

吴强 2,232,920 0.32

毛良玉 2,191,100 0.32

罗中能 1,948,271 0.28

杭州华元房地产集团有限公司 1,929,700 0.28

田俊 1,817,400 0.26

唐彩平 1,796,800 0.26

合计 174,940,603 25.43

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况

本次新增股份登记完成后（截至 2019 年 7 月 3 日），公司前十名股东持股情

况如下：

名称 持股数量（股） 持股比例（%）

中电力神 262,010,707 31.87

力神股份 26,435,121 3.22

罗中能 4,396,271 0.53

罗瑞云 3,662,651 0.45

王建军 3,090,000 0.38

杭州华元房地产集团有限公司 2,524,700 0.31

毛良玉 2,267,700 0.28

唐庆萍 2,102,700 0.26

洪青 1,900,000 0.23

田俊 1,817,400 0.22

合计 310,207,250 37.73

注：2019 年 6 月 27 日，兵装集团将其持有的中国嘉陵 153,566,173 股股份无偿划转至

中电力神，中电力神截至 2019 年 7 月 3 日所持股份包括本次发行股份购买资产的新增股份

及无偿划转的股份

本次交易完成后，公司控股股东将变为中电力神，实际控制人仍为国务院国

资委，实际控制人未发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后，上市公司的股本结构变动情况如下：

股份类型
发行前

发行数
发行后

股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例

有限售条件流通股 - - 134,879,655 134,879,655 16.41%

无限售条件流通股 687,282,040 100.00% - 687,282,040 83.59%

总股本 687,282,040 100.00% 134,879,655 822,161,695 100.00%

注：1、有限售条件流通股均为国有法人持有股份；

2、无限售条件流通股均为 A 股。2019 年 6 月 27 日，兵装集团将其持有的中国嘉陵

153,566,173 股股份无偿划转至中电力神，无偿划转股份为无限售条件流通股，但中电力神

已同时承诺 36 个月内不转让无偿划入的相关上市公司股份。

五、管理层讨论与分析

本次交易对上市公司财务状况、公司治理的影响详见公司于 2019 年 2 月 2

日披露的《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资

产暨关联交易报告书（修订稿）》之“第八节 管理层讨论与分析”相关内容。

六、本次发行的相关中介机构情况

（一）独立财务顾问

独立财务顾问：华融证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：祝献忠

电话：010-85556666

传真：010-85556405

经办人员：丁力、赵思恩、王晓宇、阳江洪、华文、费哲君

（二）发行人律师

机构名称：北京市天元律师事务所

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

法定代表人：朱小辉

电话：010-57763888

传真：010-57763777

经办人员：李慧青、王昆、刘海涛、王铮铮、王之栋

（三）验资机构

验资机构：天职国际会计师事务所（特殊事务合伙）

地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼

法定代表人：邱靖之

电话：010-88827525

传真：010-88018737

经办人员：王玥、施涛

七、备查文件

1、中国证监会出具的《关于核准中国嘉陵工业股份有限公司（集团）向中

电力神集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕166 号）；

2、华融证券出具的《华融证券股份有限公司关于中国嘉陵工业股份有限公

司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾

问核查意见》；

3、天元律所出具的《北京市天元律师事务所关于中国嘉陵工业股份有限公

司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的实施情况的法律意

见》；

4、天职国际出具的《验资报告》；

5、中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一九年七月五日