证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-079

债券代码：136749 债券简称：G16 博天

债券代码：150049         债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司

关于公司前十大股东持股情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付

现金的方式购买四川高绿平环境科技有限公司（以下简称“四川高绿平”）股东

蒲江、何芳持有的四川高绿平部分股权的事项，为保证公平信息披露，维护投资

者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于 2019 年 7 月 3 日开市起停

牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 3 日披

露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：临

2019-066）。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，

公司现将截至停牌前一交易日，即截至 2019 年 7 月 2 日的前十大股东的名称及

持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等相关情况披露如

下：

一、股东总数

截止至 2019 年 7 月 2 日，公司股东总数为 21,988 户。

二、前十大股东持股情况

截止至 2019 年 7 月 2 日，公司前十大股东的名称及持股情况如下：

序号 股东名称
持股数量

（股）

持股比例

（%）

1 汇金聚合（宁波）投资管理有限公司 148,248,078 36.92

序号 股东名称
持股数量

（股）

持股比例

（%）

2 国投创新（北京）投资基金有限公司 62,176,970 15.48

3 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） 36,000,000 8.96

4 平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙） 27,757,934 6.91

5 宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙） 16,931,907 4.22

6 宁波高利投资管理有限公司 12,849,186 3.20

7 北京京都汇能投资咨询有限公司 12,549,085 3.13

8 博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户 12,212,967 3.04

9 北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙） 8,594,657 2.14

10 陈可菴 529,000 0.13

三、前十大流通股股东持股情况

截至 2019 年 7 月 2 日，公司前十大流通股股东的名称及持股情况如下：

序号 股东名称
持股数量

（股）

持股比例

（%）

1 国投创新（北京）投资基金有限公司 62,176,970 15.48

2 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） 36,000,000 8.96

3 平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙） 27,757,934 6.91

4 宁波高利投资管理有限公司 12,849,186 3.20

5 北京京都汇能投资咨询有限公司 12,549,085 3.13

6 博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户 12,212,967 3.04

7 北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙） 8,594,657 2.14

8 陈可菴 529,000 0.13

9 香港中央结算有限公司 418,653 0.10

10 黄美华 418,300 0.10

特此公告。

博天环境集团股份有限公司

2019 年 7 月 17 日