证券代码：300173        证券简称：智慧松德        公告编号：2019-074

松德智慧装备股份有限公司

关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2019

年 1月 4日披露了《关于股东股份减持计划实施完毕并拟计划继续减持股份的公

告》（公告编号：2019-006），公司股东郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女

士、中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”））、雷万春先生及

其一致行动人（肖代英女士）、贺志磐先生，计划自减持计划披露之日起 15 个

交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式减持公司股份。

郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）拟合计减持股份数不

超 43,654,091 股，占公司总股份比例为不超过 7.45%，其中，郭景松先生拟减

持股份数不超过  23,310,717 股，张晓玲女士拟减持股份数不超过 9,791,437

股，松德实业拟减持股份数不超过 10,551,937 股；雷万春先生及其一致行动人

（肖代英女士）拟合计减持股份数不超过 33,275,002 股，占公司总股份比例为

不超过 5.68%，其中，雷万春先生拟减持股份数不超过 14,394,700 股，肖代英

女士拟减持股份数不超过 18,880,302 股；贺志磐先生拟减持股份数不超过

530,850 股，占公司总股份比例为不超过 0.09%。

（具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。）

2019 年 7 月 24 日，公司收到上述减持股东《股份减持告知函》，截至 2019

年 7 月 24 日，上述减持计划期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述股东本

次减持计划完成情况披露如下：

一、股东减持股份情况

（一）郭景松先生及其一致行动人减持股份情况

2019 年 1 月 25 日，郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）

通过协议转让方式减持公司股份 43,654,091 股，占公司总股本比例为 7.45%，

股份减持计划已经实施完毕。具体内容详见公司于 2019 年 1月 25 日刊登在中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部

分大股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-011）。

（二）雷万春先生及其一致行动人减持股份情况

序号 股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持股份占

总股本比例

1 雷万春 集中竞价交易

2019-02-25 5.570 100,000 0.017%

2019-03-06 6.004 1,000,000 0.171%

2019-03-07 6.216 2,646,200 0.451%

小计 3,746,200 0.639%

2 肖代英 集中竞价交易

2019-02-20 5.264  3,025,681  0.516%

2019-02-21 5.317  2,000,001  0.341%

2019-02-25 5.280  831,600  0.142%

2019-06-19 4.815  2,141,900  0.365%

2019-07-01 5.100  601,000  0.103%

2019-07-02 5.100  3,118,600  0.532%

小计 11,718,782 1.999%

雷万春及其一致行动人减持股份合计 15,464,982 2.638%

（三）贺志磐先生减持股份情况

序号 股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持股份占总

股本比例

1 贺志磐
集中竞价

交易
2019-03-08 5.927 318,400 0.054%

二、减持前后持股情况

3

（一）郭景松先生及其一致行动人减持前后持股情况

具体内容详见公司于2019年1月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分大股东股份减持计划实

施完毕的公告》（公告编号：2019-011）。

（二）雷万春先生及其一致行动人减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持股情况 本次减持后持股情况

股数

（股）

占总股本

比例

股数

（股）

占总股本

比例

雷万春

持有股份 57,578,800 9.823%  53,832,600  9.184%

其中

无限售条件股份 14,394,700 2.456% 10,648,500 1.817%

有限售条件股份 43,184,100 7.367% 43,184,100 7.367%

肖代英

持有股份 18,880,302 3.221%  7,161,520  1.222%

其中

无限售条件股份 18,880,302 3.221%  7,161,520  1.222%

有限售条件股份 0 0.000% 0 0.000%

（三）贺志磐先生减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持股情况 本次减持后持股情况

股数

（股）

占总股本

比例

股数

（股）

占总股本

比例

贺志磐

持有股份 2,123,400 0.362%  1,805,000  0.308%

其中

无限售条件股份 530,850 0.091% 212,450 0.036%

有限售条件股份 1,592,550 0.272% 1,592,550 0.272%

三、其他相关说明

（一）本次减持股份事项已进行了预先披露，本次减持的进展情况与公司于

2019 年 1 月 4 日披露的《关于股东股份减持计划实施完毕并拟计划继续减持股

份的公告》（公告编号：2019-006）中的预减持计划一致。

（二）本次减持计划的实施已导致公司控制权发生变更，但不会对公司的持

续性经营产生影响。

四、备查文件

1、郭景松先生及其一致行动人、雷万春先生及其一致行动人、贺志磐先生

关于《股份减持告知函》。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

                                                    董 事 会

2019 年 07 月 24 日