证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          公告编号：2019-054

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于大股东部分股份被动减持的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）分别于

2019 年 7 月 10 日、2019 年 7 月 12 日、2019 年 7 月 16 日、2019 年 7 月 18 日、2019

年 7 月 22 日、2019 年 7 月 24 分别披露了《关于大股东部分股份被动减持的公告》

（公告编号：2019-044、2019-045、2019-047、2019-048、2019-049、2019-053），

2019 年 7 月 9 日至 7 月 24 日，公司控股股东、实际控制人王新明先生的质权人中

银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）对王新明先生质押的本公司股

票进行了违约处置，合计处置股份数量 264.7831 万股，具体内容详见公司在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

2019 年 7 月 26 日，公司获悉公司控股股东、实际控制人王新明先生质押在中

银证券的本公司股票再次被中银证券采取违约处置措施导致被动减持股份，具体情

况如下：

一、股东被动减持股份的情况

1、本次被动减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间 减持均价
减持股数

（股）

占公司总

股本比例

王新明

集中竞价交易 2019.7.25 4.592 107,486 0.028%

集中竞价交易 2019.7.26 4.5 95,316 0.025%

合计 —— —— 202,802 0.053%

2、本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股

本比例
股数（股）

占总股

本比例

王新明

合计持有股份 47,284,993 12.44% 47,082,191 12.38%

其中：无限售条件股份 9,835,375 2.59% 9,632,573 2.53%

有限售条件股份 37,449,618 9.85% 37,449,618 9.85%

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。

3、其他相关说明

（1）中银证券强制卖出公司股票，造成王新明先生所持公司股票二级市场被动

减持，王新明先生不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。

（2）本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公

司控制权发生变更。

（3）王新明先生正与质权人进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，并告知

其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公

告【2017】9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。若后续有相关进展，

王新明先生将及时告知公司并履行信息披露义务。

二、其他相关说明及风险提示

1、由于王新明先生在中银证券办理的股票质押式回购项目已实质违约，且目前

尚未与中银证券就相关事项达成一致意见，因此，王新明先生质押予中银证券的所

持公司股份可能存在继续被动减持的可能性。

2、公司将持续关注控股股东股权质押的后续进展情况，并及时履行信息披

露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2019年7月26日