证券代码：002483         证券简称：润邦股份         公告编号：2019-056

江苏润邦重工股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、本次权益变动情况

 2019年 7 月 30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上

市公司”）召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《江苏润邦重工股份有

限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等与公司本次发行股份购

买资产相关的议案，具体如下：

为进一步改善上市公司的经营状况，调优盈利结构和资产质量，增强上市公

司的竞争能力和持续盈利能力，上市公司拟以发行股份的方式购买王春山、宁波

兴富优文投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴富优文”）、宁波兴富艺华

投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴富艺华”）、宁波市舜耕投资管理合

伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波舜耕”）、苏州中新兴富新兴产业投资合

伙企业（有限合伙）（以下简称“中新兴富”）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有

限合伙）（以下简称“九黎鼎新”）、兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证

投资”）、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金油

投资”）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）（以下简称“高锦投资”）

（以上合称“交易对方”）合计持有的湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简

称“中油优艺”）73.36%的股权（以下简称“本次交易”）。

依据中通诚资产评估有限公司出具的“中通诚报字[2019]12135号”《资产

评估报告》，评估机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对中油优艺100%

股权进行了评估，最终采用收益法评估结果作为评估结论。根据收益法评估结果，

截至评估基准日2018年12月31日，中油优艺100%股权评估值为135,266.67万元，

较合并口径下股东全部权益账面价值44,741.20万元增值90,525.47万元，增值率

为202.33%。

以上述评估值为基础，经本次交易双方协商确定，本次交易标的中油优艺

100%股权交易价格确定为135,000万元，标的资产中油优艺73.36%股权的交易价

格为99,031.64万元。

本次发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第四次会议决议公告

日。

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场

参考价的 90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20

个交易日、60 个交易日或者 120 交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议

公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日上

市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

经交易各方协商并综合考虑上市公司全体股东的利益，本次发行股份购买资

产的股份发行价格确定为 3.72元/股，不低于定价基准日（上市公司第四届董事

会第四次会议决议公告日）前 20个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

上市公司于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于公

司 2018年度利润分配的议案》，决定向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含

税）；于 2019 年 6 月 27 日公告了《2018 年度权益分派实施公告》，确定本次

权益分派股权登记日为 2019年 7月 3日，除权除息日为 2019年 7月 4日。除权

除息后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 3.67元/股。

按照标的资产交易价格 99,031.64万元及上述公式计算，本次上市公司购买

资产发行股份数量为 269,840,975 股。最终发行股份数量尚需经中国证监会核

准。

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动等情况

本次权益变动前，公司控股股东为南通威望实业有限公司（以下简称“威望

实业”），实际控制人为吴建。吴建持有威望实业 38.64%的股权并拥有威望实

业 100%的表决权，是威望实业的实际控制人，因此吴建与威望实业构成一致行

动人。信息披露义务人吴建及其一致行动人南通威望实业有限公司合计持有上市

公司 43.71%的股权。

本次权益变动后，公司的控股股东仍为威望实业，实际控制人仍为吴建。信

息披露义务人吴建及其一致行动人南通威望实业有限公司持有上市公司的股份

数不变，但持股比例下降至 31.19%。

三、王春山及兴富优文、兴富艺华、中新兴富持股变动情况

1、本次交易前，王春山没有持有上市公司股份。本次权益变动方式为信息

披露义务人王春山以所持资产认购上市公司非公开发行的股份。本次交易完成

后，王春山持有上市公司 102,328,729 股普通股，占交易后上市公司总股本的

10.86%。

2、本次交易前，兴富优文、兴富艺华、中新兴富没有持有上市公司股份。

本次权益变动方式为信息披露义务人兴富优文、兴富艺华、中新兴富以所持资产

认购上市公司非公开发行的股份。本次交易完成后，中新兴富持有上市公司

28,690,298.00 股普通股，占交易后上市公司总股本的 3.04%；兴富优文持有上

市公司 26,671,352.00股普通股，占交易后上市公司总股本的 2.83%；兴富艺华

持有上市公司 10,982,320.00股普通股，占交易后上市公司总股本的 1.17%；信

息披露义务人合计持有上市公司股份 66,343,970.00股普通股，占交易后上市公

司总股本的 7.04%。

四、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况

按照标的资产作价 99,031.64万元、除权除息后的发行价格 3.67元/股的测

算，本次交易前后，上市公司股权结构变化如下：

项目 股东名称
本次交易前 本次交易后

持股数量（股） 比例（%） 持股数量（股） 比例（%）

控股股东 威望实业 292,303,880  43.47 292,303,880 31.02

实际控制人 吴建 1,623,485 0.24 1,623,485 0.17

交易对方

王春山

102,328,729 10.86

宁波舜耕

42,079,103 4.47

中新兴富

28,690,298 3.04

兴富优文

26,671,352 2.83

兴证投资

24,960,559 2.65

金油投资

15,930,397 1.69

高锦投资

13,033,964 1.38

兴富艺华

10,982,320 1.17

九黎鼎新   5,164,253 0.55

其他 其他股东 378,520,395 56.29  378,520,395 40.17

合计 672,447,760 100.00 942,288,735 100.00

五、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变

动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《发行股份购买资产暨关联交易报告

书（草案）》和《简式权益变动报告书》（一）、《简式权益变动报告书》（二）

和《简式权益变动报告书》（三）。

本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：

1、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

2、中国证监会核准本次交易。

上市公司在取得上述批准或核准前不得实施本次交易方案。本次交易能否获

得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，特

提请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

                                           董事会

                                                  2019年 7 月 31日