# 南京新街口百货商店股份有限公司第十二次有限售条件流通股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 本次股改限售股上市流通数量为60,000股
- 本次股改限售股上市流通日为 2019 年 8 月 9 日
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为 363,000 股

# 一、股权分置改革方案的相关情况

- 1、公司股权分置改革于2008年3月24日经相关股东会议通过,以2008年4月30日作为股权登记日实施,于2008年5月6日实施后首次复牌。
  - 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价: 否

# 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

股东名称	有限售条件股份数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
南京市国有资产经营(控股)有限公司	17, 916, 084. 250	G+12 个月后	全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案
	35, 832, 168. 500	G+24 个月后	实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
	56, 382, 600. 00	G+36 个月后	持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通
其他非流通股股东	20, 945, 645. 00	G+12 个月后	股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份 总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十 四个月内不超过百分之十。

公司有限售条件的流通股股东未存在违背承诺行为。

### 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况:

- 1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化;是
- (1) 2014 年度利润分配方案: 以 2014 年 12 月 31 日总股本 358, 321, 685 股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税),共计派发现金红利约 3583.22 万元 (含税);每 10 股转增 10 股,转增 358, 321, 685 股,实施后公司总股本为: 716, 643, 370 股;

- (2) 2015 年,公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金重组事项,向 三胞集团有限公司发行了101,754,385 股股份,非公开发行了9,618,572 股股份, 本次发行的股份于2015 年 8 月 3 日和2015 年 11 月 24 日在中国证券登记结算公司上海分公司完成了股份登记手续,登记完成后公司总股本为:828,016,327 股;
- (3) 2017 年,公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金重组事项,向三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等共发行了 273,293,916 股股份,向华安证券股份有限公司、江信基金管理有限公司非公开发行了 10,664,229 股股份,上述发行的股份分别于 2017 年 2 月 8 日和 2017 年 6 月 13 日在中国证券登记结算公司上海分公司完成了股份登记手续,登记完成后公司总股本为:1,111,974,472 股;
- (4) 2018 年,公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金重组事项,向三胞集团有限公司发行了 180,738,946 股股份,向中国华融资产管理股份有限公司非公开发行了 53,418,803 股股份,上述发行的股份分别于 2018 年 8 月 14 日和 2019 年 7 月 10 日在中国证券登记结算公司上海分公司完成了股份登记手续,登记完成后公司总股本为: 1,346,132,221 股。
  - 2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化: 否
- 3、第十一次有限售条件流通股上市后至今,股东持有有限售条件流通股的变化情况:
  - (1) 限售期内通过公证或司法变更的:

第十一次安排限售股份上市流通后至今,限售股份总数未发生变化。根据相关股东向南京新百提供的资料,已核实原股东宜兴市东方纺织装饰品厂、溧阳市毛针织总公司经过司法变更,将原法人单位持有股份变更登记到自然人名下,并已在中国证券登记结算公司上海分公司办理了非交易过户手续。本次安排上市流通情况见下表:

序 号	原账户	持股数	股东名称	划入账户	时间	变动原因	划入数	股东名称
1	B882667072	30,000	宜兴市东方纺 织装饰品厂	A119933378	2019-07-09	司法变更	30,000	罗国亮
2	B882667268	30,000	溧阳市毛针织 总公司	A119933378	2019-07-09	司法变更	30,000	罗国亮

# (2) 第十一次有限售条件流通股上市后至今,帐户资料不全的:

序号	证券帐户	持有数量(股)	帐户名称
1	B882666466	84, 000	江苏省电信传输局
2	B882667488	60,000	福建晋江市陈埭沟美鞋业有限公司
3	B882667909	39,000	南京宁海模具厂
4	B882666903	30,000	余杭市农工商杭州分公司
5	B882667218	30,000	启东市久隆羊毛衫厂
6	B882667195	30,000	浙江绍兴光明丝织厂
7	B882666301	30,000	仪征市鞋厂
8	B882666911	30,000	张家港市新型箱包厂
9	B882666694	30,000	山东省泰安毛纺厂
合计		363,000

# 以上账户合计持有363,000股,本次暂不解除限售,不上市流通。

本次有限售条件的流通股上市后,原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或拍卖等)而发生变化。

# 四、大股东占用资金的解决安排情况:

公司不存在大股东占用资金。

### 五、保荐机构核查意见:

经股改保荐机构东方花旗证券有限公司核查,截至本核查意见书签署之日,南京新百限售股份持有人均严格履行了其在南京新百股权分置改革方案中做出的各项承诺。南京新百董事会提出的本次限售股份的上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和其他规范性法律文件的有关规定。

南京新百本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍,东方花旗同意南京新百本次60,000股限售股份上市流通。

### 六、本次有限售条件的流通股情况:

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为60,000股;
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2019年8月9日;

# 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有限售股 份数量(股)	持有限售股份数量占 公司总股本比例	本次上市 数量(股)	剩余限售流通股 数量(股)
1	罗国亮	60,000	0.0045%	60,000	0
	合计	60,000	0.0045%	60,000	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

除司法裁定等原因导致的限售账户变动,以及限售期满因账户资料不全导致的本次暂不解除限售,不上市流通的情况外,本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第十二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

### 七、股本变动结构表

股份性质	股份类别	第十二次限售股份 流通前(股)	变动数 (股)	第十二次限售股上 市流通后(股)
	1、国家持有股份	0	0	0
有限售条件	2、其他境内法人持有股份	344,035,470	-60,000	343,975,470
的流通股份	3、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	344,035,470	-60,000	343,975,470
无限售条件	人民币普通股(A股)	1,002,096,751	60,000	1,002,156,751
的流通股份	无限售条件的流通股合计	1,002,096,751	60,000	1,002,156,751
	股份总额	1,346,132,221	0	1,346,132,221

### 八、备查文件

- 1、有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2019年8月3日