证券代码：002426          证券简称：胜利精密         公告编号：2019-067

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于控股股东股份减持及变动公告

控股股东高玉根先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日

披露了《关于控股股东被动减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-043），

控股股东、实际控制人高玉根先生拟在该公告披露之日起六个月内以集中竞价方

式被动减持本公司股份不超过6,884万股，即不超过公司总股本的2%。

近日，公司收到高玉根先生发来的《关于股份减持情况告知函》，自2019年5

月7日至2019年8月5日，经中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和东

吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”），通过集中竞价的方式被动减持公

司股份37,439,723股；自2019年6月13日至2019年6月19日，个人通过大宗交易的

方式减持公司股份30,000,000股，合计减持67,439,723股，占公司总股本的

1.9596%。

其中，2019年5月7日至2019年8月5日的被动减持数量已达到减持预披露计划

的50%，2019年5月21日至2019年8月5日的股份变动累计数量比例达到1%，具体情

况如下：

一、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

股

东
减持方式 减持日期

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总

股本比例

证券

公司

高

玉

根

集中竞价

（被动减持）

2019.05.07 2.7906 7,166,873 0.20825%

中信

证券

2019.05.08 2.8315 7,350,000 0.21357%

2019.05.09 2.7508 5,346,100 0.15534%

2019.05.10 2.7462 3,828,400 0.11124%

2019.05.13 2.7464 2,777,750 0.08071%

2019.05.15 2.6524 2,034,700 0.05912%

2019.05.16 2.6723 1,500,700 0.04361%

2019.05.17 2.6860 1,112,600 0.03233%

2019.05.20 2.4539 827,900 0.02406%

2019.05.21 2.5405 617,800 0.01795%

2019.05.22 2.6857 462,100 0.01343%

2019.05.23 2.6326 346,100 0.01006%

2019.05.24 2.7289 259,500 0.00754%

2019.05.27 2.8126 194,800 0.00566%

2019.05.28 3.0634 146,300 0.00425%

2019.05.29 2.9400 109,900 0.00319%

2019.05.30 2.8600 82,600 0.00240%

2019.05.31 2.8500 62,100 0.00180%
小计 34,226,223 0.99451%

股

东
减持方式 减持日期

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总

股本比例

证券

公司

高

玉

根

大宗交易

2019.06.13 2.4800 8,965,000 0.26050%

安信

证券

2019.06.14 2.4800 7,100,000 0.20630%

2019.06.17 2.4800 5,770,000 0.16766%

2019.06.18 2.4800 4,770,000 0.13860%

2019.06.19 2.4800 3,395,000 0.09865%

小计 30,000,000 0.87171%

股

东
减持方式 减持日期

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总

股本比例

证券

公司

高

玉

根

集中竞价

（被动减持）

2019.06.25 2.6231 49,600 0.00144%

东吴

证券

2019.06.26 2.6171 36,600 0.00106%

2019.06.27 2.6371 26,900 0.00078%

2019.06.28 2.5372 19,800 0.00058%

2019.07.01 2.6171 14,600 0.00042%

2019.07.02 2.6971 10,800 0.00031%

2019.07.03 2.6371 7,900 0.00023%

2019.07.04 2.6171 5,900 0.00017%

2019.07.05 2.6034 4,300 0.00012%

2019.07.08 2.5173 3,200 0.00009%

2019.07.09 2.4973 2,400 0.00007%

2019.07.10 2.4973 1,700 0.00005%

2019.07.11 2.4973 1,300 0.00004%

2019.07.12 2.4773 900 0.00003%

2019.07.15 2.5073 700 0.00002%

2019.07.16 2.5073 500 0.00001%

2019.07.17 2.5374 400 0.00001%

2019.07.29 2.6770 300 0.00001%

2019.07.30 2.6970 200 0.00001%

2019.07.31 2.6770 100 0.00000%

2019.08.01 2.5771 300 0.00001%

2019.08.02 2.5771 100 0.00000%

2019.08.05 2.6340 3,025,000 0.08790%

小计 3,213,500 0.09337%

控股股东高玉根先生通过被动减持和大宗交易合计减持67,439,723股，占公

司总股本的1.9596%，股份来源于公司首次公开发行股份取得的股份（包括资本公

积转增部分）。

2、本次减持前后股东持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股本

比例

高玉根

  合计持有股份 765,345,445 22.24% 697,905,722 20.28%

其中：无限售条件股份 188,711,361 5.48% 121,271,638 3.62%

    有限售条件股份 576，634,084 16.76% 576,634,084 16.76%

二、其他相关说明

1、高玉根先生是公司控股股东，减持至今的进展尚未对公司治理结构和持

续经营产生重大影响，亦未导致公司控制权发生变化。

2、本次集中竞价减持属于被动减持，其中，中信证券自 2019 年 5月 7 日至

2019 年 5 月 31 日集中竞价减持 34,226,223 股，占公司总股本的 0.9945%；东吴

证券自 2019 年 6 月 25日至 2019 年 8月 5 日集中竞价减持 3,213,500 股，占公司

总股本的 0.0934%。目前，高玉根先生尚未收到以上两家券商拟将继续减持的书面

告知函，具体减持计划存在不确定性。

3、由于 2019 年 7 月 31 日至 2019 年 8月 29 日为公司 2019 年半年度报告披

露前的交易敏感期，在此期间经东吴证券被动减持累计 3,025,500 股。被告知拟

减持期间，高玉根先生一直积极与券商沟通，并于 2019 年 7 月 18 日以书面形式

告知中信证券和东吴证券，股票减持应严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理

办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》等相关规定。

4、本次减持与高玉根先生此前预披露的减持计划一致，实际减持股份数量

已达到计划减持股份数量的 50%。截至本公告日，被动减持计划尚未全部实施完毕，

公司将持续关注高玉根先生减持进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行

信息披露义务。

三、备查文件

高玉根先生出具的《关于股份减持情况告知函》

                          苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

                         2019 年 8月 7日