证券代码：002210               证券简称：*ST 飞马                公告编号：2019-087

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

特别提示：

1、本次权益变动不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于日前收到

控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）出具的《简式权益变动报

告书》，现将有关情况公告如下：

一、股东权益变动情况

（一）主动减持情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 减持比例 公告编号

飞马投资

大宗交易 2017.8.22 8,115,300 0.49% 2017-069

大宗交易 2017.9.6-8 17,919,800  1.08% 2017-076

合  计 —— 26,035,100 1.58% ——

（二）被动减持情况

1、集中竞价交易被动减持情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 减持比例 公告编号

飞马投资

集中竞价交易 2018.9.27-28 10,714,699 0.65% 2018-088

集中竞价交易 2018.10.8-12 5,046,819 0.31% 2018-092

集中竞价交易 2019.1.18-25 5,339,814 0.32% 2019-002

集中竞价交易 2019.1.28-2.27 5,256,735 0.32% 2019-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

集中竞价交易 2019.2.28-4.26 3,090,520 0.18% 2019-036

集中竞价交易 2019.4.29-5.13 906,396 0.05% 2019-044

集中竞价交易 2019.5.16 330,197 0.02% 2019-046

集中竞价交易 2019.5.17 313,700 0.02% 2019-051

集中竞价交易 2019.5.28-30 981,516 0.06% 2019-056

集中竞价交易 2019.5.31-6.10 1,719,556 0.10% 2019-062

集中竞价交易 2019.6.11-14 975,473 0.06% 2019-068

集中竞价交易 2019.6.17-19 630,376 0.04% 2019-071

集中竞价交易 2019.6.20-27 1,060,214 0.06% 2019-075

集中竞价交易 2019.6.28-8.8 3,219,205 0.19%

合  计 —— 39,585,220 2.39% ——

（1）因办理的股票质押回购交易业务发生违约，2018 年 9 月 27 日-10 月 12 日，

万联证券股份有限公司处置股票 1,227,100 股，国海证券股份有限公司处置股票

6,321,583 股，第一创业证券股份有限公司处置股票 7,704,100 股，五矿证券有限公司

处置股票 508,735 股，从而导致飞马投资被动减持本公司股份的情形。

（2）因办理的融资融券业务发生违约，中信建投证券股份有限公司于 2019 年 1

月 18 日-8 月 8 日合计处置股票 23,823,702 股，从而导致飞马投资被动减持本公司股

份的情形。

2、司法拍卖被动减持情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 减持比例 公告编号

飞马投资

司法拍卖 2019.2.13 12,000,000 0.73% 2019-016

司法拍卖 2019.8.8 35,260,000 2.13%

合  计 —— 47,260,000 2.86% ——

（1）2019 年 2 月 13 日，因为本公司提供担保，飞马投资质押予深圳市优友商

业保理有限公司的本公司股份 1,200 万股被深圳市福田区人民法院强制司法拍卖。

（2）2019 年 8 月 8 日，因融资业务发生违约，飞马投资质押予深圳市中小企业

信用融资担保集团有限公司的本公司股份 2,563 万股、963 万股被深圳市福田区人民

法院强制司法拍卖。飞马投资因履行前述清偿及保证责任被法院强制拍卖所持本公

司股份合计 3,526 万股。（注：截至目前，该司法拍卖股份尚未完成过户手续。根据

有关规定，买受人需要在 2019 年 8月 18 日前一次性将拍卖余款缴入法院指定账户，

买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还，法院将依法处理。如买受人最终悔拍，则

该司法拍卖导致的权益变动将可能不生效，敬请投资者注意。）

（三）本次权益变动前后情况

本次权益变动前后，飞马投资持有本公司权益情况如下：

股东名称

变动前持有股份 变动后持有股份

股数(股)
占总股本比

例
股数(股)

占总股本比

例

飞马投资 827,423,999 50.06% 714,543,679 43.23%

飞马投资持有本公司股份比例由 50.06%下降至 43.23%，减少 6.83%。

二、有关说明及风险提示

1、本次权益变动不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也未导致公司控

制权发生变更。

2、飞马投资在未来12个月内尚不存在增加或减少其在本公司中拥有权益的股份

的计划，但不排除未来12个月内因融资业务违约、法院强制执行等导致被动减持的

情形；若发生相关权益变动事项，飞马投资将严格按照相关法律法规的规定及时履

行信息披露义务。

3、公司将持续关注飞马投资所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严

格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若

干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及

时、依法履行信息披露义务。

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、备查文件

1、飞马投资控股有限公司出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一九年八月十二日