1

证券代码：601258        证券简称：庞大集团       公告编号：2019-042

债券代码：135250        债券简称：16 庞大 01

债券代码：135362        债券简称：16 庞大 02

债券代码：145135        债券简称：16 庞大 03

庞大汽贸集团股份有限公司股东及董监高减持股份

结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 大股东及董监高持股的基本情况

股东名称 职务 持股数量（股） 持股比例

刘斌 副总经理、董事 20,897,800 0.31%

孙志新 副总经理、董事 47,701,500 0.71%

 减持计划的实施结果情况

公司控股股东庞庆华的一致行动人股东刘斌先生、孙志新先生质押在江海

证券的 17,149,825 股无限售流通股股份被江海证券依约强制卖出，此次被动减

持的 17,149,825 股已计入到 2019 年 3 月 5 日披露的减持计划中，详见公司

2019-009 号公告。2019 年 8 月 9 日江海证券通过集中竞价方式减持刘斌先生股

份 1,000,000 股，2019 年 8 月 12 日通过集中竞价方式减持刘斌先生股份

4,224,450 股，共计减持 5,224,450 股,占公司总股本 0.08%，占其持股总数的

25%； 2019 年 8 月 9 日江海证券通过集中竞价方式减持孙志新先生股份

1,900,000 股，2019 年 8 月 12 日通过集中竞价方式减持孙志新先生股份

10,025,375 股，共计减持 11,925,375 股,占公司总股本 0.18%，占其持股总数的

25%，本次减持计划完成。

 本次减持权益变动基本情况

本次减持前：

控股股东庞庆华先生持有本公司股份 1,362,900,000 股，占本公司总股本

的 20.42%，与庞庆华先生保持一致行动人关系的 11 名自然人股东（包含股东刘

斌、股东孙志新）合计持有公司股份1,913,883,380股，占公司总股本的28.67%。

庞庆华先生在公司股东大会上合计控制 28.67%的表决权，为公司的控股股东及

实际控制人

本次减持后：

截至本公告日，控股股东庞庆华先生持有本公司股份 1,362,900,000 股，

占本公司总股本的 20.42%；与庞庆华先生保持一致行动关系的 11 名自然人股东

合计持有公司股份 1,896,733,555 股，占公司总股本的 28.42%，因此庞庆华在

公司股东大会上合计控制 28.42%的表决权，仍为公司的控股股东及实际控制人。

因此，本次减持权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

刘斌 董事、监事、高

级管理人员

20,897,800 0.31% IPO 前取得：20,897,800 股

孙志新 董事、监事、高

级管理人员

47,701,500 0.71% IPO 前取得：47,701,500 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例
一致行动关系形

成原因

第一组 刘斌 20,897,800 0.31% 协议约定

孙志新 47,701,500 0.71% 协议约定

庞庆华 1,362,900,000 20.42% 协议约定

贺立新 115,392,200 1.73% 协议约定

贺静云 50,424,900 0.76% 协议约定

杨晓光 90,992,200 1.37% 协议约定

王玉生 88,340,000 1.32% 协议约定

克彩君 71,325,100 1.07% 协议约定

武成 48,337,520 0.72% 协议约定

蒿杨 9,882,700 0.15% 协议约定

李新民 4,255,800 0.06% 协议约定

许志刚 3,433,660 0.05% 协议约定

合计 1,913,883,380 28.67% —

庞庆华先生与孙志新先生、刘斌先生等 11 位自然人共同签署了《一致行动人协议》，构成一

致行动人关系，本次减持计划前庞庆华先生与孙志新先生等 12 位自然人共计持股

1,913,883,380 股，占公司总股本的 28.67%，庞庆华先生为公司实际控制人

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

刘斌 5,224,450 0.08% 2019/8/9～

2019/8/12

集中竞价

交易

1.25－

1.29

6,695,051.50 已完成 15,673,350 0.23%

孙志新 11,925,375 0.18% 2019/8/9～

2019/8/12

集中竞价

交易

1.25－

1.29

15,182,718.75 已完成 35,776,125 0.54%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    √是 □否

本次减持计划减持区间为 2019 年 3 月 26 日-2019 年 9 月 22 日，现减持计划

已完成，提前终止。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2019/8/13