证券代码：600260    证券简称：凯乐科技    编号：临 2019-055

湖北凯乐科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.本次权益变动属于减持股份情形，不触及要约收购

2.本次权益变动为持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动，不涉及公司控股股东及

实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称 上海卓凡投资有限公司

注册地 上海市奉贤区四团镇平港路 883-885 号 2幢 2157 室

法人代表 刘俊明

注册资本 100 万元

社会统一信用代码 91310115594793860X

公司类型 有限责任

经营范围 投资咨询

成立日期 2012 年 5月 10 日

通讯地址 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际 5号楼 17 层

公司名称 上海新一卓投资有限公司

注册地 上海市奉贤区四团镇平港路 883-885 号 2幢 2155 室

法人代表 刘俊明

注册资本 50 万元

社会统一信用代码 91310115594793772F

公司类型 有限责任

经营范围 投资咨询

成立日期 2012 年 5月 10 日

通讯地址 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际 5号楼 17 层

（二）本次权益变动基本情况

根据股东上海卓凡投资有限公司（以下简称“上海卓凡”）及其一致行动人

上海新一卓投资有限公司（以下简称“上海新一卓”）编制的《湖北凯乐科技股

份有限公司简式权益变动报告书》，告知上海卓凡及其一致行动人上海新一卓于

2019 年 5 月 10 日至 2019 年 9 月 2 日期间通过上海证券交易所大宗交易方

式减持其所持有的凯乐科技无限售条件流通股共 23,799,908 股，占凯乐科技总

股本的 3.13%（上海卓凡及其一致行动人上海新一卓在任意连续 90 日内，采取

大宗交易方式的减持股份总数不超过公司股份总数的 2%）。其中，上海卓凡减持

17,131,408 股，占凯乐凯乐科技总股本的 2.40%，上海新一卓减持 6,668,500

股，占凯乐科技总股本的 0.73% (2019 年 8 月 27 日，凯乐科技每股转增股份 0.4

股，转增之前上海新一卓减持 1,676,200 股，占凯乐科技总股本 0.23%；转增之

后上海新一卓减持 4,992,300 股，占凯乐科技总股本 0.50%)。

上海卓凡于 2019 年 6 月 28 日将持有的无限售条件流通股 6,034,100 股份

换购市值对应的鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金，占凯乐科技总股

本的 0.84%。

本次权益变动后，上海卓凡持有公司股份 39,365,742 股，占公司总股本的

3.93%，其中有限售条件股份为 17,949,364 股，占凯乐科技总股本的 1.79%。上

海新一卓持有公司股份 10,113,904 股，占公司总股本的 1.01%，其中有限售条

件股份为 4,363,220 股，占凯乐科技总股本的 0.44%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于上海卓凡及其一致行动人上海新一卓减持股份，不会

导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后，上海卓凡持有公司股份 39,365,742 股，占公司总股本

的 3.93%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。

3、本次股东权益变动信息披露义务人为上海卓凡及其一致行动人上海新一

卓，信息披露义务人按规定编制并披露了权益变动报告书，具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北凯乐科技股份有限公

司简式权益变动报告书》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一九年九月六日