吉峰三农科技服务股份有限公司 关于大股东被动减持进展暨减持完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次被动减持背景

吉峰三农科技服务股份有限公司(下称"吉峰科技"或"公司")于2019 年6月26日披露了《关于大股东可能被动减持公司股票的预披露公告》(公告 编号: 2019-042), 持有本公司股份 49,932,824 股(占公司总股本的 13.13%) 的控股股东、实际控制人王新明先生因在中银国际证券股份有限公司(以下简称 "中银证券") 办理的股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款,而被 实施违约处置, 计划通过集中竞价交易或大宗交易方式 (集中竞价交易自公告之 日起十五个交易日后六个月内:大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内) 被动减持本公司股份合计不超过7,049,900股,占公司总股本的1.85%。

中银证券于 2019 年 7 月 9 日-2019 年 9 月 6 日对 3, 290, 229 股股票进行违 约处胃,合计处胃股份数量 3,290,229 股,占王新明先生持有公司股份的 6.59%, 占公司总股本的 0.8653%。

近日,公司收到王新明先生出具的《关于被动减持股份实施完成情况告知 函》,截止本公告披露日,本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数,本次 预披露王新明先生被动减持股份全部实施完毕。具体情况如下:

二、股东本次被动减持股份的情况

1、本次被动减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	占公司总 股本比例
王新明	集中竞价交易	2019/7/9	4. 323	536, 852	0. 1412%
		2019/7/10	4. 308	430, 575	0. 1132%
		2019/7/11	4. 353	352, 160	0. 0926%
		2019/7/12	4. 306	292, 663	0.077%
		2019/7/15	4. 293	146, 740	0. 0386%
		2019/7/16	4. 27	133, 456	0. 0351%
		2019/7/17	4. 275	121, 794	0.032%
		2019/7/18	4. 216	111, 520	0. 0293%
		2019/7/19	4. 186	102, 374	0. 0269%
		2019/7/22	4. 57	159, 119	0. 0418%
		2019/7/23	4. 468	138, 779	0. 0365%
		2019/7/24	4.653	121, 799	0.032%
		2019/7/25	4. 592	107, 486	0. 0283%
		2019/7/26	4. 5	95, 316	0. 0251%
		2019/7/29	4. 37	84, 888	0. 0223%
		2019/7/30	4. 321	75, 891	0.02%
		2019/9/2	3.897	68, 080	0. 0179%
		2019/9/3	3. 98	61, 260	0. 0161%
		2019/9/4	3. 98	55, 276	0. 0145%
		2019/9/5	4. 038	50, 001	0. 0131%
		2019/9/6	4. 07	44, 200	0. 0116%
合计				3, 290, 229	0.8653%

2、本次减持前后持股情况

		本次减持前担	寺有股份	本次减持后持有股份
股东名称	股份性质	股数 (股)	占总股 本比例	股数 (股)	占总股 本比例
王新明	合计持有股份	49, 932, 824	13. 13%	46, 642, 595	12.27%
	其中: 无限售条件股份	12, 483, 206	3. 28%	9, 192, 977	2. 42%
	有限售条件股份	37, 449, 618	9.85%	37, 449, 618	9.85%

注: 上述有限售条件股份为高管锁定股。

截止到目前,中银证券已卖出数量为 3, 290, 229 股,剩余 3,759,671 股中银证券告知将不再处置;本次处置款项用于偿还王新明先生的股票质押融资本金、利息及违约金。

三、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日,王新明先生此次被动减持公司股份事项已实施完毕。

2、王新明先生本次被动减持公司股票的情况不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

1、《关于被动减持股份实施完成情况告知函》。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会 2019年9月9日