证券代码：000672         证券简称：上峰水泥        公告编号：2019-098

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于股东追加承诺自愿锁定股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司控股

股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）和 5%以上股东浙江富

润股份有限公司（以下简称“浙江富润”）相关承诺函，基于对公司未来发展的

信心及支持公司长远健康的发展，同时为维护公司价值及股东权益，上述公司股

东承诺在未来十二个月内将不减持其持有的公司股份，具体承诺内容如下：

一、追加承诺股东基本情况介绍

1、追加承诺股东

（1）浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）

公司名称 浙江上峰控股集团有限公司

法定代表人 俞锋

注册资本 13500 万人民币

注册地址 浙江省诸暨市次坞镇下河村

公司类型 有限责任公司

统一社会信用代码 91330681736878975N

成立时间 2002 年 03 月 21 日

经营范围 实业投资，投资管理咨询；会议及展览服务；制造销售：

建筑工程用机械；机械设备租赁；建材、五金产品的批

发；煤炭销售（无储存）；从事货物及技术的进出口业

务

（2）浙江富润股份有限公司（以下简称“浙江富润”）

公司名称 浙江富润股份有限公司

法定代表人 赵林中

注册资本 52194.6118 万人民币

注册地址 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道东祥路 19 号富润屋

公司类型 其他股份有限公司（上市公司）

统一社会信用代码 91330000609700859G

成立时间 1994 年 05 月 19 日

经营范围 信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，数据处理

服务及产品销售，计算机软硬件开发，经营增值电信业

务（凭许可证经营），针纺织品、服装的制造、加工，

仓储，物业管理，经济信息服务。

2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况

股东

名称
股份类别

股数

(万股)

占总股本比例

(%)
自愿锁定起止日期

上峰

控股

无限售条件股份 262,566,915 32.27
2019 年 9 月 20日至

2020 年 9 月 20 日

有限售条件股份 0 0 -

合计： 262,566,915 32.27
2019 年 9 月 20日至

2020 年 9 月 20 日

浙江

富润

无限售条件股份 47,000,000 5.78
2019 年 9 月 20日至

2020 年 9 月 20 日

有限售条件股份 0 0 -

合计： 47,000,000 5.78
2019 年 9 月 20日至

2020 年 9 月 20 日

3、追加承诺的其他内容

自愿锁定期内，上述股东如因公司实施送红股、资本公积转增股本等事项而

新增取得的股份，也一并遵守上述自愿锁定期的承诺。

二、董事会责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促限

售承诺的股东严格遵守承诺，并履行股东限售承诺的披露工作。对于违反规定减

持公司股份的，公司董事会保证将主动、及时要求其履行违约责任。

三、备查文件

1、股东追加承诺自愿锁定股份的承诺函。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

                                          董   事   会

                                          2019 年 9 月 20 日