关于副董事长因误操作导致短线交易的公告

证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2019-078

山东益生种畜禽股份有限公司

关于副董事长因误操作导致短线交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）

副董事长耿培梁先生于 2019 年 09 月 23 日在减持公司股份过程中因

操作失误导致短线交易公司股票，现将有关事项公告如下：

一、 本次短线交易及减持的具体情况

（一）短线交易具体情况

公司于 2019 年 03 月 06 日发布了《关于持股 5%以上股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：

2019-022）。

2019 年 09 月 23 日副董事长耿培梁先生按照减持计划减持公司

股票，具体交易如下：

序

号
交易方式 交易时间

交易均价

（元/股）

交易数量

（股）

交易金额

（元）

占总股本

比例（%）

1 竞价卖出 2019.09.23 23.907 782,600 18,709,618 0.1359

2 竞价买入 2019.09.23 23.877 24,000 573,048 0.0042

耿培梁先生在减持过程中，将最后一笔 24,000 股的委托卖出业

务，误操作为委托买入业务，违反了《证券法》及《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关规定，构成短线交易。

（二）耿培梁先生持股变动情况

1、耿培梁先生本次减持期间具体减持情况如下：

序

号

减持

方式
减持期间

减持均价

（元/股）
减持数量（股）

减持金额

（元）

占总股本

比例（%）

1

竞价

交易

2019.07.26 26.313 122,000 3,210,186 0.0212

2 2019.07.29 26.791 719,300 19,270,766 0.1249

3 2019.07.30 27.440 10,000 274,400 0.0017

4 2019.09.19 25.341 62,000 1,571,142 0.0108

5 2019.09.20 25.048 234,000 5,861,232 0.0406

6 2019.09.23 23.907 782,600 18,709,618 0.1359

2、耿培梁先生本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占当时股份总

数的比例(%)
股数(股)

占股份总数

的比例(%)

耿培梁

合计持有股份 8,610,175 1.501 6,704,275 1.164

其中：无限售条件股份 2,152,543 0.375 228,643 0.040

      有限售条件股份 6,457,632 1.126 6,475,632 1.124

注：公司于 2019 年 04 月 09 日实施了2018年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，

具体内容详见公司 2019 年 03 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度权益分派

实施公告》（公告编号：2019-034）。公司 2018 年度权益分派实施后，公司的股份总数由 337,378,701 股增

加至 573,543,791 股。耿培梁先生持有公司股份增加至 8,610,176 股，占公司总股本比例 1.50%；计划减

持数量增加至 2,152,543 股，占公司总股本的 0.38%。“本次减持前持有股份”为公司 2018 年度权益分派

实施后股东持股情况。

二、本次短线交易的补救措施

1、耿培梁先生本次短线交易系误操作造成，不具有短线交易的

主观故意，耿培梁先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本

次误操作构成短线交易而给公司和市场带来的不良影响，向广大投资

者致以诚挚的歉意。耿培梁先生表示今后将严格规范买卖本公司股票

的行为，加强账户管理，谨慎操作，并认真学习相关法律、法规，勤

勉尽责，重视并履行自己的职责和义务。

2、根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关

规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司 5%以上

股份的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖

出后六个月内买入，由此所得收益归上市公司所有，公司董事会应当

收回其所得收益。按照最近六个月内耿培梁先生减持股份卖出的最高

价和本次买入股票价格的差额计算【（27.440 元/股-23.877 元/股）

*10,000 股+（26.791 元/股-23.877 元/股）*14,000 股=76,426 元】，

此次短线交易产生的收益为 76,426 元。上述所得收益 76,426 元作为

本次短线交易的获利金额，将上交本公司所有。

3、耿培梁先生承诺：将自觉遵守《证券法》第 47 条关于禁止短

线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司

股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。

4、经公司自查，该行为是耿培梁先生误操作导致的短线交易，

未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交

易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。

5、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司

股份 5%以上的股东重申相关法律法规，要求全体董事、监事、高级

管理人员及持有公司股份 5%以上的股东切实管理好自己名下的股票

账户，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况

再次发生。

三、备查文件

耿培梁先生买卖公司股份的成交明细表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2019 年 09 月 25 日