证券代码：000975                        证券简称：银泰资源                 公告编号：2019-076

 1

银泰资源股份有限公司

关于停牌前一个交易日前十大股东持股情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金方

式购买贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司 83.75%的股权，为避免公司股价异常波动，

维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公

司股票（证券简称：银泰资源；证券代码：000975）于 2019 年 9 月 11 日（星期

三）开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》相关规定，

现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2019 年 9 月 10 日）的前十大股东和前十大

流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：

一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2019 年 9 月 10 日）的前十大股东情

况

序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股）

1 王水 境内自然人      312,138,102

2 中国银泰投资有限公司 境内一般法人      286,472,107

3 程少良 境外自然人      147,535,745

4 沈国军 境内自然人      128,657,227

5 上海澜聚企业管理中心（有限合伙） 境内一般法人       87,281,795

6 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） 境内一般法人       69,825,435

7 上海温悟企业管理中心（有限合伙） 境内一般法人       46,550,289

8 上海巢盟企业管理中心（有限合伙） 境内一般法人       42,244,388

9 共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙） 境内一般法人       41,895,262

10 广州开发区金融控股集团有限公司 国有法人       32,465,148

二、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2019 年 9 月 10 日）的前十大流通股

东情况

序号 持有人名称 持有人类别
持有流通股数

量（股）

1 中国银泰投资有限公司 境内一般法人  233,972,107

2 程少良 境外自然人    84,881,964

3 王水 境内自然人    78,034,526

4 广州开发区金融控股集团有限公司 国有法人    32,465,148

5 侯仁峰 境内自然人    27,632,400

6 沈国军 境内自然人    27,410,345

7
银泰资源股份有限公司－第一期员工持股

计划
基金、理财产品等   25,411,505

8 全国社保基金一零七组合 基金、理财产品等    18,572,154

9 孙田志 境内自然人   15,645,876

10 丁海军 境内自然人    15,280,000

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

   二〇一九年九月二十五日