证券代码：300312          证券简称：邦讯技术         公告编号：2019-062

邦讯技术股份有限公司

关于控股股东部分股份被动减持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25 日

披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持公司股票的预披露公

告》（公告编号：2019-040 ），具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

近日公司获悉公司控股股东、实际控制人张庆文质押在信达证券

股份有限公司（以下简称“信达证券”）的本公司股票发生被动减持，

根据了解，现将相关情况说明如下：

一、本次被动减持交易背景

2017年11月8日，张庆文将其持有的本公司股票20,300,000股质

押给信达证券，并已于2017年11月8日通过中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年11

月8日起至张庆文办理解除质押登记手续之日止。因股票质押违约，

2018年7月16日，本笔质押被动减持266,000股 ,剩余质押数量

20,034,000股。

因与信达证券股权质押违约纠纷，北京市海淀区人民法院分别于

2019 年 4月 15日 12 时至 2019年 4月 16日 12 时、2019 年 6月 20 日

12 时至 2019 年 8月 19 日 12 时在京东网络司法拍卖平台公开拍卖、变

卖张庆文持有的 20,034,000 股邦讯技术股份。根据京东网络司法拍卖

平台显示的结果，两次标的均流拍。

北京市海淀区人民法院委托信达证券从2019 年 9月 12 日起（股

份冻结状态变更为可售冻结之日在该日之后的，以股份冻结状态变更

为可售冻结之日为起始日）30 个交易日内按市价卖出张庆文持有的

邦讯技术股票，卖出数量以20,034,000 股为限。

二、股东本次被动减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持数量占总

股本的比例

张庆文 集中竞价交易 2019年9月27日 5.768 578,500 0.1808%

张庆文 集中竞价交易 2019年9月30日 5.370 462,700 0.1446%

张庆文 集中竞价交易 2019年10月8日 5.264 373,500 0.1167%

合计 1，414，700 0.4420%

三、股东本次被动减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占公司总

股本比例
股数（股）

占公司总

股本比例

张庆文

持有公司股份数量 110，819,010 34.6266% 109,404,310 34.1846%

其中：无限售条件股份 110，819,010 34.6266% 109,404,310 34.1846%

     有限售条件股份 0 0 0 0

本次被动减持1,414,700股,后续不排除信达证券对张庆文剩余

股份继续进行处置，数量以20,034,000股为限。

四、控股股东股份质押及冻结情况

截至本公告日，张庆文及其一致行动人合计持有本公司股份

144,481,099 股，持股比例为45.1447%。其中，累计质押 125,860,910

股,占其合计持股比例的87.1124%，占总股本比例的 39.3266%；合计

被司法冻结144,481,099 股，占其合计持股比例的100.0000%，占总

股本比例的45.1447%。

五、其他相关说明

1、本次减持公司股票为被动减持，暂未产生收益,其未提前获悉

本公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票

交易行为，本交易期间不存在影响本公司股价波动的未披露敏感信

息。

2、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，

也不会导致公司控制权发生变更。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以

在上述指定媒体的正式公告为准。请投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 9 日