关于控股股东被动减持股份比例达到 1%的进展公告

1/3

证券代码：002656         证券简称：摩登大道         公告编号：2019-097

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于控股股东被动减持股份比例达到 1%的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 25

日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份被冻结

的进展暨可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-040），公司控股股东

广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）、实际控制人林永飞先生

及其一致行动人翁武强先生等股东作为融入方分别与方正证券股份有限公司（以

下简称“方正证券”）开展股票质押式回购交易。就前述股票质押融资事宜，方

正证券可能启动执行程序，将可能导致上述三名股东被动减持的情形。截至本公

告日，瑞丰集团累计被动减持公司股份合计 7,124,518 股，占公司总股本 0.9999%。

现将相关情况公告如下：

一、股份被动减持情况

1、减持股份情况

股东名称 交易方式 减持期间
交易数量

（股）

成交均价

（元）

交易数量占

总股本比例

（%）

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 10 日 500,000 4.52 0.0702

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 11 日 2,385,489 4.46 0.3348

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 12 日 1,494,304 4.42 0.2097

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 16 日 954,290 4.50 0.1339

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 17 日 616,956 4.42 0.0866

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 18 日 402,040 4.36 0.0564

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 19 日 263,343 4.30 0.0370

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 20 日 173,078 4.44 0.0243

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 23 日 114,004 4.13 0.0160

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 24 日 75,203 4.15 0.0106

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 25 日 49,656 4.04 0.0070
股东名称 交易方式 减持期间
交易数量

（股）

成交均价

（元）

交易数量占

总股本比例

（%）

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 26 日 32,808 3.90 0.0046

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 27 日 21,685 3.90 0.0030

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 9 月 30 日 14,338 3.84 0.0020

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 10 月 8 日 9,481 3.81 0.0013

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 10 月 9 日 6,271 3.74 0.0009

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 10月 10 日 4,147 3.81 0.0006

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 10 月 11 日 2,743 3.80 0.0004

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 10月 14 日 1,815 4.02 0.0003

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 10月 15 日 1,200 3.79 0.0002

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 10月 16 日 794 3.77 0.0001

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 10月 17 日 525 3.66 0.0001

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 10月 18 日 348 3.58 0.0000

瑞丰集团 集中竞价 2019 年 10月 21 日 0 0 0.0000

合计 7,124,518 4.43 0.9999

备注：若单体数合计总额与合计数不同，系因四舍五入原因所致。

2、股份变动前后情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本比

例(%)
股数(股)

占总股本比

例(%)

瑞丰集团

有条件限售股份（股） 0 0 0 0

无限售条件股份（股） 203,520,000 28.5634 196,395,482 27.5635

合计持有股份 203,520,000 28.5634 196,395,482 27.5635

二、 其他相关说明

1、公司的控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武

强先生与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）存在股票质押式回购

交易纠纷，公司已据此于2019年6月25日在指定信息披露媒体披露了《关于公司

控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份被冻结的进展暨可能被动减

持的预披露公告》（公告编号：2019-040）。方正证券在前述公告披露之日后的

六个月内可以采用包括但不限于二级市场集中竞价交易或大宗交易，以及其他符

合法律法规的方式减持前述股东股票，若采用集中竞价交易方式减持股份的，减

持期间为前述公告披露之日起15个交易日后的六个月内。此外，通过集中竞价减

持股份的总数在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的1%，通过大宗
交易减持股份的总数在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的2%。

2、公司于2019年9月19日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东少量股

份被动减持的公告》(公告编号:2019-076),截至2019年9月18日，公司控股股东

瑞丰集团累计被动减持6,353,079股,占公司总股本0.8916%。

3、公司于2019年10月15日在指定信息披露媒体披露了《关于公司控股股东、

实际控制人及其一致行动人被动减持时间过半的进展公告》(公告编

号:2019-092)，截至2019年10月14日，公司控股股东瑞丰集团累计被动减持

7,121,651股,占公司总股本0.9995%。

4、截至本公告日,公司控股股东瑞丰集团累计被动减持7,124,518股,占公司

总股本的0.9999%。

三、风险提示

1、控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生

因触发与方正证券协议约定的违约条款，其股票可能存在再次被动减持的风险。

2、公司生产经营情况正常。本次股票被动减持不会导致公司控制权发生变

更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

3、公司将持续关注控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞先生及其一致行

动人翁武强先生股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投

资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日