证券代码：002699             证券简称：美盛文化             公告编号：2019-054

美盛文化创意股份有限公司

关于 2016 年非公开发行

限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解禁的限售股总数为 59,509,921 股，占公司总股本的 6.54%；

2、本次解禁的限售股上市流通日期为 2019 年 10 月 24 日。

一、2016 年非公开发行股票

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）经中国证

券监督管理委员会《关于核准美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可【2016】953 号核准文件）核准，并经深圳证券交易所同意，公

司非公开发行人民币普通股（A 股）59,318,181 股，发行上市后总股本为

505,318,181 股。

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议和 2017 年第一

次临时股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》，2016 年度利润分

配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现

金股利 2.5 元（含税），向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股。方案实施后

公司总股本为 909,572,725 股。

截至本公告日，公司总股本 909,572,725 股，尚未解除限售的股份（或非流

通股）数量为 174,844,521 股，占公司总股本的 19.22%。本次解除限售条件的

流通股数量为 59,509,921 股，占公司总股本的 6.54%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中对所持有股份的流通限制

中做出如下承诺：赵小强、新余乐活投资管理中心（有限合伙）(以下简称“新

余乐活”)、新余天游投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余天游”）承诺

将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行结束之日起

三十六个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 10 月 24 日；

2、本次解禁的限售股总数为 59,509,921 股，占公司总股本的 6.54%；

3、本次申请解除股份限售的股东共 3 名，其中法人股东 2名；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 限售股份持有人

名称

所持限售股份

总数

本次申请解除

限售股份数量

质押冻结股

份数

备注

1 赵小强 160,019,662 51,136,362 187,587,162

2 新余乐活 4,372,159 4,372,159 0

3 新余天游 4,001,400 4,001,400 0

合计 172,901,671 59,509,921 187,587,162

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型 本次限售股份上市流通

前 本次变动数

本次限售股份上市流通后

 股数 比例 股数 比例

一、有限售

条件的流通

股

174,844,521 19.22% 59,509,921 115,334,600 12.68%

1、国家持股

2、国有法人

持股

3、境内一般

法人持股
8,373,559 0.92% 8,373,559 0 0

4、境内自然 166,470,962 18.3% 51,136,362 115,334,600 12.68%

人持股

5、基金、理

财产品等

二、无限售

条件的流通

股

734,728,204 80.78% 59,509,921 794,238,125 87.32%

三、股份总

数
909,572,725 100%  909,572,725 100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

限售股

份持有

人名称

股改实施日持有

股份情况

本次解限前已

解限股份情况

本次解限前未解限

股份情况

股份数量变化沿

革

数量（股） 占总

股本

比例

（%）

数量

（股）

占总

股本

比例

（%）

数量（股） 占总

股本

比例

（%）

赵小强 11,865,000 16.95
27，567，

500
3.03 160,019,662 17.59

2013 年度利润分配

方案以资本公积金

每10股转增12股，

该股东股份变更为

26,103,000

股;2014 年度利润

分配方案以资本公

积金每10股转增10

股，该股东股份变

更为 52,206,000

股；公司 2015 年非

公开发行股票，该

股东股份变更为

75,806,000 股；公

司2016年非公开发

行股票，该股东股

份变更为

104,215,090 股；

2016 年度利润分配

方案以资本公积金

每 10 股转增8 股，

该股东股份变更为

187,587,162 股。

新余乐

活
0 0 0 0.00 4,372,159 0.48

公司 2016年非公开

发行股票，该股东

股份新增

2,000,000 股;2016

年度利润分配方案

以资本公积金每 10

股转增 8 股，该股

东股份变更为

3,600,000 股。

新余天

游
0 0 0 0.00 4,001,400 0.44

公司 2016年非公开

发行股票，该股东

股 份 新 增 为

2,223,000 股;2016

年度利润分配方案

以资本公积金每 10

股转增 8 股，该股

东 股 份 变 更 为

4,001,400 股。

合计 11,865,000 16.95 0 0.00 47,262,804 5.1962

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号 刊登《限售股份上市

流通提示性公告》的

日期

该次解限涉

及的股东数

量

该次解限的股

份总数量（股）

该次解限股份占当时

总股本的比例（%）

1 2013 年 9 月 11 日 3 8,050,000 8.6096

2 2015 年 9 月 11 日 3 272,580,000 61.1166

3 2017 年 10 月 23 日 5 47,262,804 5.1962

4 2018 年 7 月 9 日 3 62,280,000 6.8472

5 2019 年 10 月 24 日 3 59,509,921 6.5426

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日