证券代码：002721 证券简称：金一文化   公告编号：2019-116

北京金一文化发展股份有限公司

关于股东减持进展的公告

持股 5%以上的股东钟葱先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22

日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东被动减持股份的预披露公告》（公

告编号：2019-106），因钟葱先生与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证

券”）合同纠纷一案，国盛证券计划对相关的 14,000,000 股股份进行违约处置，

且根据江西省高级人民法院于 2019 年 9 月 30 日下发的通知，减持期间为不超过

30 个自然日。

截至 2019 年 10 月 30 日，较上述预披露公告披露的减持期限已届满。根据

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现

将钟葱先生减持进展情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股份来源：首次公开发行前持有股份及二级市场增持的股份。

2、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例（%）

钟葱

集中竞价

2019/10/24 5.37 1,000,000 0.12%

2019/10/25 5.38 443,700 0.05%

2019/10/28 5.45 1,373,300 0.16%

交易 2019/10/29 5.40 504,500 0.06%

2019/10/30 5.46 620,211 0.07%

合 计 — 5.42 3,941,711 0.47%

3、本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例(%)
股数（股）

占总股本

比例(%)

钟葱

合计持有股份 107,572,815 12.89% 103,631,104  12.42%

其中：无限售条件股份 101,362,578 12.14% 97,420,867 11.67%

      有限售条件股份 6,210,237 0.74% 6,210,237 0.74%

本次减持后，钟葱先生持有公司股份 103,631,104 股，占公司总股本比例为

12.42%;处于质押状态的股份数为 86,301,578 股，占公司总股本的 10.34%，占

其持股总数的 83.28%；处于冻结状态的股份为 103,631,104 股，占公司股本总

数的 12.42%，占其持股总数的 100%，钟葱仍为公司持股 5%以上股东。

二、后续减持计划

根据公司此前披露的减持计划，国盛证券拟减持钟葱先生持有公司股份数量

不超过 14,000,000 股。截至本公告日，已减持股份数量 3,941,711 股，剩余可

减持股份数量不超过 10,058,289 股，国盛证券拟继续减持上述剩余股份。

三、其他相关说明

1、由于本次股份减持计划属于被动减持，因债权人的原因无法按照减持细

则的约定提前十五个交易日披露。

2、国盛证券将根据市场情况等具体情形减持该等股份，具体实施存在不确

定性。

3、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时履

行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的

所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 1 日