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证券代码：002780           证券简称：三夫户外           公告编号：2019-079

北京三夫户外用品股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次权益变动的基本情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日收到上海歌

金企业管理有限公司（以下简称“上海歌金”）出具的《简式权益变动报告书》。上海

歌金于2019年10月31日通过集中竞价交易系统减持公司股票225,100股。截至2019年11月

4日，上海歌金持有公司股份总数为7,242,180股，占公司总股本的4.98%。

二、承诺及履行情况

上海歌金在非公开发行股票相关承诺事项中承诺：自上市公司本次非公开发行股票

上市之日起十二个月内不转让。包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转

让，也不委托他人管理本公司持有的上市公司股份。上海歌金所持有的非公开发行股份

已于 2018 年 12 月 21 日解除限售上市流通。

截止本公告日，上海歌金严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

三、其他相关说明

1、本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，不会对公司治理产生

实质性影响。

2、本次权益变动的具体情况详见2019年11月5日刊登于巨潮资讯网的《简式权益变

动报告书》。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一九年十一月五日