证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2019-065

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 11 月 8 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）收到公司股东云南省核工业二0九地质大队（以下简称“二0九队”）

的《简式权益变动报告书》。二 0 九队自上次发布权益变动报告书至 2019 年 11

月 8 日期间通过集中竞价交易减持本公司无限售条件流通股份 15,392,018 股，

占公司总股本的 2.36%。本次减持后，二 0 九队持有公司股份 32,655,946 股，

占公司总股本的比例 4.999992%，持股比例低于 5%。现将本次权益变动的相关情

况公告如下：

一、股东权益变动情况

1、股东权益变动情况

股东名称 变动方式 期间 均价（元） 减持股数（股）
占总股本

比例

集中竞价交易 2019年 2 月 21日 6.39  1,211,300 0.1855%

集中竞价交易 2019年 2 月 22日 6.37  1,074,200 0.1645%

集中竞价交易 2019年 2 月 26日 7.83   170,000 0.0260%

集中竞价交易 2019 年 3月 7 日 8.49   275,500 0.0422%

集中竞价交易 2019年 3 月 15日 7.58   324,000 0.0496%

集中竞价交易 2019年 3 月 18日 7.80   249,800 0.0382%

集中竞价交易 2019年 3 月 20日 7.90   70,800 0.0108%

云南省核工

业二 0 九地

质大队

集中竞价交易 2019年 3 月 21日 7.94   59,000 0.0090%

集中竞价交易 2019 年 4月 3 日 7.95   265,200 0.0406%

集中竞价交易 2019 年 4月 4 日 7.95   511,907 0.0784%

集中竞价交易 2019 年 4月 8 日 8.00   93,000 0.0142%

集中竞价交易 2019年 5 月 15日 6.39 501,000 0.0767%

集中竞价交易 2019年 5 月 16日 6.76 551,400 0.0844%

集中竞价交易 2019年 5 月 20日 6.37 922,000 0.1412%

集中竞价交易 2019年 5 月 21日 6.87 207,000 0.0317%

集中竞价交易 2019年 5 月 22日 6.67 667,600 0.1022%

集中竞价交易 2019年 5 月 23日 6.66 100,000 0.0153%

集中竞价交易 2019年 5 月 24日 6.58 534,200 0.0818%

集中竞价交易 2019年 5 月 27日 6.76 780,000 0.1194%

集中竞价交易 2019年 5 月 29日 7.02 258,500 0.0396%

集中竞价交易 2019年 5 月 30日 7.30 30,000 0.0046%

集中竞价交易 2019年 5 月 31日 8.45 108,200 0.0166%

集中竞价交易 2019年 6 月 13日 8.52 492,511 0.0754%

集中竞价交易 2019年 6 月 20日 8.06 115,000 0.0176%

集中竞价交易 2019年 7 月 22日 6.45 91,500 0.0140%

集中竞价交易 2019年 7 月 25日 6.69 40,000 0.0061%

集中竞价交易 2019年 7 月 29日 6.65 110,400 0.0169%

集中竞价交易 2019年 7 月 30日 6.67 480,000 0.0735%

集中竞价交易 2019 年 8月 7 日 7.12 446,800 0.0684%

集中竞价交易 2019 年 8月 8 日 6.98 64,000 0.0098%

集中竞价交易 2019年 8 月 14日 7.59 100,000 0.0153%

集中竞价交易 2019年 8 月 15日 7.84 808,100 0.1237%

集中竞价交易 2019年 8 月 19日 7.92 831,000 0.1272%

集中竞价交易 2019年 8 月 20日 8.05 610,800 0.0935%

集中竞价交易 2019 年 9月 2 日 8.21 104,200 0.0160%

集中竞价交易 2019 年 9月 5 日 9.18 475,000 0.0727%

集中竞价交易 2019 年 9月 6 日 9.64 562,100 0.0861%

集中竞价交易 2019年 9 月 20日 10.21 640,000 0.0980%

集中竞价交易 2019年 11 月 7日 7.61 300,000 0.0459%

集中竞价交易 2019年 11 月 8日 7.63 156,000 0.0239%

合计 - - - 15,392,018 2.3567%

二 0九队减持的上述股份为公司首次公开发行股票上市前持有的股份（含前

述股份在公司首次公开发行股票后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。

2、股东本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

云南省核

工业二 0

九地质大

队

合计持有股份 48,047,964 7.356682% 32,655,946 4.999992%

其中：无限售条件股份 48,047,964 7.356682% 32,655,946 4.999992%

有限售条件股份 0.00 0.00% 0.00 0.00%

二、股东所作股份锁定承诺及其履行情况

1、公司首次公开发行股份前，公司持股 5%以上股东二 O 九队承诺：自发行

人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持

有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。

上述承诺已于 2011 年 6 月 8 日履行完毕。

2、2015 年 7 月 28 日至 8 月 12 日期间，公司股东二 0 九队全资子公司云

核矿业增持公司股票 1,218,500 股。二 0 九队及云核矿业承诺：在增持期间及

在增持完成后 6 个月内不减持公司股份。

详细内容请见公司于 2015 年 8 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东下属企业增持公司股票的公

告》。

截止目前，上述承诺均已履行完毕，二 0 九队及云核矿业严格履行上述承

诺，未发现违反相关承诺的情形，上述减持未违反相关承诺。

三、其他相关说明

1、上述减持计划实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、上述减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已

披露的减持计划一致。截至 2019 年 11 月 8 日，本次减持股份计划的实施期限已

届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持未违反其相关承诺。

3、二 0 九队不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动情况不会导

致公司控制权发生变更。

4、本次权益变动后二 0九队不再是公司持股 5%以上的股东，二 0九队已履

行权益变动报告义务，上述权益变动具体情况参见于 2019 年 11 月 11 日在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司简式权益变

动报告书》。

四、备查文件

云南省核工业二 0 九地质大队出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

                                  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                 2019 年 11 月 11 日