# 北京京西文化旅游股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的进展公告

持股 5%以上的股东西藏金宝藏文化传媒有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月12日对外披露了《关于持股5%以上股东被动减持暨后续可能继续被动减持的提示性公告》(公告编号:2019-063),2019年7月11日,因公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司(以下简称"西藏金宝藏")质押股份涉及违约,被质权人实施违约处置而导致被动减持公司股份1,789,100股,占公司总股本0.25%。2019年7月12日至7月16日,西藏金宝藏累计被动减持公司股份2,226,396股,占公司总股本0.31%(详见公司于2019年7月18日对外披露的《关于持股5%以上股东被动减持的进展公告》,公告编号:2019-066)。

公司于2019年7月19日对外披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2019-067),西藏金宝藏计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份320万股,占公司总股本的0.45%。

公司于近日收到西藏金宝藏《减持计划实施进展告知函》,截止 2019年11月8日,西藏金宝藏本次减持计划减持时间已过半,根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市

公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定,现将减持计划实施进展情况公告如下:

# 一、股东减持计划实施情况

## 1、股东减持股份基本情况

本次减持均为因西藏金宝藏质押股份涉及违约,而被质权人实施 违约处置导致的被动减持,具体减持股份情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (股)	减持比例
	集中竞价	2019年7月11日	9. 78	1,789,100	0. 2499%
	集中竞价	2019年7月12日	9. 23	1,049,349	0. 1466%
	集中竞价	2019年7月15日	9. 14	689,526	0. 0963%
	集中竞价	2019年7月16日	9. 25	487,521	0. 0681%
	集中竞价	2019年7月17日	9. 25	362,814	0. 0507%
	集中竞价	2019年7月18日	9. 25	280,429	0. 0392%
	集中竞价	2019年7月19日	9. 52	223,162	0. 0312%
	集中竞价	2019年7月22日	9. 34	181,744	0. 0254%
西藏金宝藏	集中竞价	2019年7月23日	9. 49	150,821	0. 0211%
文化传媒有	集中竞价	2019年7月24日	9. 57	127,123	0. 0178%
限公司	集中竞价	2019年7月25日	9. 7	108,562	0. 0152%
	集中竞价	2019年7月26日	9. 7	93,754	0. 0131%
	集中竞价	2019年7月29日	9. 38	81,751	0. 0114%
	集中竞价	2019年7月30日	9. 44	71,887	0. 0100%
	集中竞价	2019年7月31日	9. 34	63,682	0. 0089%
	集中竞价	2019年8月1日	9. 2	56,784	0. 0079%
	集中竞价	2019年8月2日	9. 05	50,929	0. 0071%
	集中竞价	2019年8月5日	9. 04	45,917	0. 0064%
	集中竞价	2019年8月6日	8. 36	41,594	0. 0058%

集中竞价	2019年8月7日	8. 48	37,840	0. 0053%
集中竞价	2019年8月8日	8. 78	34,558	0. 0048%
集中竞价	2019年8月9日	8.7	31,673	0. 0044%
集中竞价	2019年8月12日	8. 54	29,124	0. 0041%
集中竞价	2019年8月13日	8. 46	26,859	0. 0038%
集中竞价	2019年8月14日	8. 51	24,839	0. 0035%
集中竞价	2019年8月15日	8. 14	23,030	0. 0032%
集中竞价	2019年8月16日	8. 31	21,403	0. 0030%
集中竞价	2019年8月19日	8. 31	19,935	0. 0028%
集中竞价	2019年8月20日	8. 49	18,605	0. 0026%
集中竞价	2019年8月21日	8. 5	17,397	0. 0024%
集中竞价	2019年8月22日	8. 5	16,297	0. 0023%
集中竞价	2019年8月23日	8. 5	15,291	0. 0021%
集中竞价	2019年8月26日	8. 19	14,371	0. 0020%
集中竞价	2019年8月27日	8. 34	13,525	0. 0019%
集中竞价	2019年8月28日	8. 5	12,747	0. 0018%
集中竞价	2019年8月29日	8. 57	12,030	0. 0017%
集中竞价	2019年8月30日	8.64	11,366	0. 0016%
集中竞价	2019年9月2日	8. 62	10,752	0. 0015%
集中竞价	2019年9月3日	9. 15	10,183	0. 0014%
集中竞价	2019年9月4日	9. 17	9,653	0. 0013%
集中竞价	2019年9月5日	9. 4	9,160	0. 0013%
集中竞价	2019年9月6日	9. 42	8,701	0. 0012%
集中竞价	2019年9月9日	9.6	8,272	0. 0012%
集中竞价	2019年9月10日	9. 63	7,871	0. 0011%
集中竞价	2019年9月12日	9. 75	7,495	0. 0010%
集中竞价	2019年9月16日	9. 91	7,142	0. 0010%
集中竞价	2019年9月17日	9. 93	6,812	0. 0010%

	集中竞价	2019年9月18日	9. 69	6,501	0. 0009%
	集中竞价	2019年9月19日	9. 57	6,208	0. 0009%
	集中竞价	2019年9月20日	9.86	5,932	0. 0008%
	集中竞价	2019年9月23日	10. 35	5,672	0. 0008%
	集中竞价	2019年9月24日	10. 13	5,427	0. 0008%
	集中竞价	2019年9月25日	10. 04	5,195	0. 0007%
	集中竞价	2019年9月26日	9. 89	4,976	0. 0007%
	集中竞价	2019年9月27日	9. 998	4,768	0. 0007%
	集中竞价	2019年9月30日	9. 65	4,571	0. 0006%
	集中竞价	2019年10月8日	8. 86	4,385	0. 0006%
	集中竞价	2019年10月9日	8. 66	15,247	0. 0021%
	集中竞价	2019年10月10日	8. 7	18,961	0. 0026%
	集中竞价	2019年10月11日	8. 78	15,554	0. 0022%
	集中竞价	2019年10月14日	8. 78	17,117	0. 0024%
	集中竞价	2019年10月15日	8. 96	14,103	0. 0020%
	集中竞价	2019年10月16日	8. 85	11,129	0. 0016%
	集中竞价	2019年10月17日	8. 7	8,515	0. 0012%
	集中竞价	2019年10月18日	8. 54	6,159	0. 0009%
	集中竞价	2019年10月21日	8. 24	4,731	0. 0007%
	集中竞价	2019年10月22日	8. 37	3,421	0. 0005%
	集中竞价	2019年10月23日	8. 36	2,443	0. 0003%
	集中竞价	2019年10月24日	8. 34	1,727	0. 0002%
	集中竞价	2019年10月25日	8. 37	1,195	0. 0002%
	集中竞价	2019年10月28日	8. 57	847	0. 0001%
	集中竞价	2019年10月29日	8. 74	585	0. 0001%
	集中竞价	2019年10月30日	8.8	402	0. 0001%
	集中竞价	2019年10月31日	8. 69	275	0. 000038%
	集中竞价	2019年11月1日	8. 59	186	0. 000026%
· ·		·

	集中竞价	2019年11月4日	8. 52	127	0. 000018%
合计				6,599,739	0. 9219%

#### 2、股东减持股份前后持股情况

		本次减持前	持有股份	本次减持后持有股份
股东名称	股份性质	即业(肌)	占总股	መ ፠ / መ ነ	占总股
		股数(股)	本比例	股数(股)	本比例
西藏金宝藏文	合计持有股份	52,816,457	7. 38%	46,216,718	6. 46%
化传媒有限公	其中:无限售条件股份	52,816,457	7. 38%	46,216,718	6. 46%
司	有限售条件股份	0	0%	0	0%

### 二、其他相关说明

- 1、西藏金宝藏不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
- 2、本次减持计划实施不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
- 3、本次减持情况与西藏金宝藏此前已披露的减持计划一致。本次减持计划尚未实施完毕,西藏金宝藏将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。
- 4、公司将持续关注西藏金宝藏减持计划实施进展情况,并按照 相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

# 三、备查文件

1、《减持计划实施进展告知函》。 特此公告。

> 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十一月十三日