证券代码: 002139 证券简称: 拓邦股份

债券代码: 128058 债券简称: 拓邦转债

公告编号: 2019082

深圳拓邦股份有限公司董事会 关于董事、高管减持计划实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月20日披露了《关于董事、高管减持计划的预披露公告》(公告编号:2019044),公司董事纪树海先生、董事兼副总经理郑泗滨、彭干泉、马伟先生及公司副总经理、董事会秘书兼投资总监文朝晖女士、财务总监向伟先生拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内减持所持有的部分公司股份。

2019年8月17日,公司披露了《关于董事、高管减持计划时间过半的进展公告》(公告编号: 2019069),纪树海、郑泗滨、彭干泉、马伟、向伟先生及文朝晖女士在减持计划时间过半的期间内未减持公司股份。

2019年11月15日,公司收到纪树海、郑泗滨、彭干泉、马伟、向伟先生及文朝晖女士提交的《关于减持计划实施完毕的告知函》,现将上述减持计划实施完成情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

序号	股东名	减持方式	减持期间	减持	减持股数	减持比例
	称			均价	(股)	(%)
1	纪树海	集中竞价交易	2019.9.5	6.364	2,578,000	0.2530
			2019.11.12	4.865	1,183,000	0.1161
			2019.11.13	4.796	1,181,000	0.1159
			2019.11.14	4.790	58,000	0.0057

2	马 伟	-	-	-	-	-
3	郑泗滨	-	-	-	-	-
4	彭干泉	集中竞价交易	2019.9.5	6.430	401,537	0.0394
			2019.9.6	6.380	46,100	0.0045
5	文朝晖	集中竞价交易	2019.9.9	6.505	350,000	0.0343
6	向 伟	集中竞价交易	2019.9.3	6.230	20,000	0.0020

2、股东本次减持前后持股情况

un X		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
股东 名称	股份性质	股数(股)	占总股本	股数(股)	占总股本
冶 柳			比例(%)		比例(%)
纪树海	合计持有股份	37,818,642	3.7112	32,818,642	3.2204
	其中: 无限售条件股份	9,454,661	0.9278	4,454,661	0.4371
	有限售条件股份	28,363,981	2.7834	28,363,981	2.7833
马伟	合计持有股份	7,334,934	0.7198	7,334,934	0.7198
	其中: 无限售条件股份	1,833,734	0.1799	1,833,734	0.1799
	有限售条件股份	5,501,200	0.5398	5,501,200	0.5398
郑泗滨	合计持有股份	5,003,970	0.4910	5,003,970	0.4910
	其中: 无限售条件股份	1,250,993	0.1228	1,250,993	0.1228
	有限售条件股份	3,752,977	0.3683	3,752,977	0.3683
彭干泉	合计持有股份	3,984,537	0.3910	3,536,900	0.3471
	其中: 无限售条件股份	996,135	0.0978	548,498	0.0538
	有限售条件股份	2,988,402	0.2933	2,988,402	0.2932
	合计持有股份	2,278,127	0.2236	1,928,127	0.1892
文朝晖	其中: 无限售条件股份	569,532	0.0559	219,532	0.0215
	有限售条件股份	1,708,595	0.1677	1,708,595	0.1677
向 伟	合计持有股份	201,500	0.0198	181,500	0.0178
	其中: 无限售条件股份	50,375	0.0049	30,375	0.0030
	有限售条件股份	151,125	0.0148	151,125	0.0148

二、其他相关说明

- 1、本次减持遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
- 2、上述董事、高级管理人员股份减持计划的实施不会影响公司的治理结构 和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。
- 3、本次减持计划与此前披露的减持计划一致。截止本公告日,本次减持计划已实施完毕。

三、备查文件

纪树海、郑泗滨、彭干泉、马伟、向伟先生及文朝晖女士出具的《关于减持 计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019年11月16日