博士眼镜连锁股份有限公司关于股东减持计划实施完成的公告

股东上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民乐九鼎 投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)、苏州嘉赢九 鼎投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月7日披露了《关 于合计持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2019-034),股东上海豪 石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"豪石九鼎")、苏州工业园区 昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"民乐九鼎")、苏州工业园区昆吾民 安九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"民安九鼎")及苏州嘉赢九鼎投资中心(有 限合伙)(以下简称"嘉嬴九鼎")为一致行动人,计划通过包括但不限于集中竞价、 大宗交易、协议转让等方式,减持共计不超过 4,985,000 股(不超过公司当时总股 本的 5.73%), 其中通过大宗交易或协议转让等方式减持期间为该公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内: 通过集中竞价交易方式的减持期间为该公告披露之日起 15 个交易日后的6个月内。

2019年5月30日,公司发布了《关于合计持股5%以上股东减持比例达到1%的 公告》(公告编号: 2019-041), 2019年2月13日至2019年5月29日, 豪石九鼎、 民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎通过集中竞价方式减持公司股份 873,300 股,占当 时公司总股本 87,330,000 股的 1%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

2019年7月30日,公司发布了《关于合计持股5%以上股东权益变动的提示性 公告》(2019-055)、《简式权益变动报告书》,本次权益变动后,豪石九鼎、民乐九 鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎合计持股比例降至5.00%。具体内容详见公司刊登于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2019年8月12日,公司发布了《关于股东减持进展的公告》(公告编号:2019-056),截至2019年8月10日,豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎本次减持计划的减持时间已经过半,2019年5月29日至2019年8月10日,豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份2,668,000股,占目前公司总股本122,093,998股的2.18%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司于 2019 年 11 月 27 日收到公司股东豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎发来的《关于减持博士眼镜连锁股份有限公司股份的减持计划实施完成的告知函》,截至 2019 年 11 月 27 日,豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎本次减持计划实施期限已经届满,已累计减持其持有公司股份合计 4,171,211 股,占目前公司总股本 122,093,998 股的 3.42%,本次减持股份总数未超过本次减持计划中约定减持股数,本次减持计划已经实施完毕。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称 减持方		减持期间	减持价格区	减持股数	减持金额	减持比例
7,000,11	式	7,744,7,711,4	间(元)	(股)	(元)	(%)
上海豪石	集中竞	2019年5月29日至	12. 22-22. 6	1, 219, 472	20, 575, 234. 66	1.00
九鼎股权	价交易	2019年11月27日	0	1, 219, 472	20, 373, 234. 00
投资基金	大宗交
合伙企业	易	_	_	_		_
(有限合	其他方
伙)	式	_	_	_		_
苏州工业	集中竞	2019年5月29日至	12. 22-22. 6	798, 504	12 205 004 04	0.65
园区昆吾	价交易	2019年11月27日	年 11 月 27 日 0 798, 504		13, 385, 894. 94	0. 65
民乐九鼎	大宗交	2010 年 7 日 20 日	14 00	624 900	0 452 172 00	0.59
投资中心	易	2019年7月29日	14. 89	634, 800	9, 452, 172. 00	0. 52
(有限合	其他方
伙)	式	_	_	_		_
苏州工业	集中竞	2019年5月29日至	12. 22-22. 6	401 547	F CEO 101 FO	0.22
园区昆吾	价交易	2019年11月27日	0	401, 547	5, 652, 181. 50	0. 33
民安九鼎	大宗交	2019年7月29日	14. 89	011 700	12, 086, 213. 00	0. 66
投资中心	易	2019 平 7 月 29 日	14.09	811, 700	12, 000, 213. 00	0.00
(有限合	其他方
伙)	式	_	_	_		=

	集中竞	2019年5月29日至	12. 22-22. 6	305, 188	5, 051, 050. 29	0. 25
苏州嘉赢	价交易	2019年11月27日	0	,	-,,
九鼎投资	大宗交	_	_	_		_
中心(有	易
限合伙)	其他方	_	_	_		_
	式
合计		_	_	4, 171, 211	66, 202, 746. 39	3. 42

注:上表股份数均为公司 2018 年年度权益分派除权除息后的股数;表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎本次减持的股份来源是公司首次公开发行前的股份和资本公积金转增股本获得的股份,减持价格区间为 12.22 元至 22.60 元。2019 年 5 月 29 日至 2019 年 11 月 27 期间,豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎通过集中竞价和大宗交易方式减持博士眼镜股份 4,171,211 股,占目前公司总股本的 3.42%。

二、股东本次减持计划实施前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持计划	实施前持有股份	本次减持计划实施后持有股份
		股数(股)	占目前总股本 比例(%)	股数 (股)	占目前总股本 比例(%)
上海豪石九鼎股 权投资基金合伙 企业(有限合伙)	合计持有股数	3, 964, 943	3. 25	2, 745, 471	2. 25
	其中:无限售 条件股份	3, 244, 884	2. 66	2, 025, 412	1.66
	有限售条件 股份	720, 059	0. 59	720, 059	0. 59
苏州工业园区昆 吾民乐九鼎投资 中心(有限合伙)	合计持有股 数	2, 159, 787	1.77	726, 483	0.60
	其中: 无限售 条件股份	1, 691, 748	1. 39	258, 444	0. 21
	有限售条件 股份	468, 039	0. 38	468, 039	0. 38
苏州工业园区昆 吾民安九鼎投资 中心(有限合伙)	合计持有股 数	1, 645, 283	1. 35	432, 036	0. 35
	其中: 无限售 条件股份	1, 213, 247	0. 99	0	0.00
	有限售条件 股份	432, 036	0. 35	432, 036	0. 35
苏州嘉赢九鼎投	合计持有股	1, 002, 741	0.82	697, 553	0. 57

资中心 (有限合	数
伙)	其中: 无限售 条件股份	822, 726	0. 67	517, 538	0. 42
	有限售条件 股份	180, 015	0. 15	180, 015	0. 15

注:上表股份数均为公司 2018 年年度权益分派除权除息后的股数;表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、其他相关说明

- 1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
- 2、豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎本次减持股份事项已按照相关规 定进行了预披露及进展情况披露,实际减持情况符合已披露的减持计划。
- 3、豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎本次减持遵守了其在上市公告书和招股说明书中所作出的最低减持价格等承诺,减持价格不低于公司每股净资产(指最近一期经审计的合并报表每股净资产)。
 - 4、截止本公告日,本次减持计划已经实施完毕。

四、备查文件

1、《关于减持所持博士眼镜连锁股份有限公司股份的减持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇一九年十一月二十七日