证券简称：康力电梯            证券代码：002367       公告编号：201965

康力电梯股份有限公司

关于收到控股股东提议公司回购股份的函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 26 日收到公

司控股股东王友林先生《关于回购股份的提议函》，具体内容如下：

公司于 2018 年 12 月曾启动股份回购计划，但期满后未达到回购方案计划金

额，主要原因是受回购价格长期高于股东大会通过的 6.5 元/股的限价、公司定

期报告窗口期等因素的影响。综合考虑公司股票二级市场表现、在手现金的有效

利用，基于对公司未来发展前景的信心，增强投资者信心，并进一步健全公司长

效激励机制，推动公司的长远健康发展。现提议在未来 12 个月内，公司继续使

用自有资金以集中竞价方式回购已发行的人民币普通股 A 股股份，回购股份可作

为库存股，后续根据公司发展分批用于股权激励或员工持股计划。

建议新一期回购股份价格不超过人民币 8.50 元/股；回购资金总额不低于人

民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元。

本人在前六个月内不存在买卖贵公司股票的情况，也不存在单独或与他人联

合进行内幕交易及操纵市场行为。未来 12 个月内不存在减持计划，暂无增持计

划。

请公司认真研究，并尽快履行决策程序，推动实施。且本人承诺在董事会审

议回购股份事项时，对公司回购股份议案投赞成票。

公司已对上述提议制订了相关回购方案，并经公司第四届董事会第十八次会

议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 3 日

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