证券代码：002323          证券简称：*ST 百特       公告编号：2019-094

江苏雅百特科技股份有限公司

关于撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示

暨风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

1、撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示的起始日为：2019年12月4

日（星期三）。

2、江苏雅百特科技股份有限公司股票于2019年12月3日（星期二）继续停

牌一天，并于2019年12月4日（星期三）开市起复牌。

3、撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示后，公司股票简称由“*ST

百特”变更为“ST百特”；股票代码“002323”不变；股票交易价格的日涨跌

幅限制仍为5%。

4、公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-45,993.83万元；2019年

1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2,863.33万元。如果2019年年度经审计

归属于上市公司股东的净利润为负，公司股票交易将被实行退市风险警示。

5、因触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，深交所于2019年7月10日

对公司股票交易实行其他风险警示。截止目前上述情形未消除，公司股票将继

续实行其他风险警示。

6、公司存在因证券虚假陈述责任纠纷的重大诉讼风险，敬请广大投资者注

意投资风险。

一、 股票种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示及实行其他风险警示

的起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由“*ST百特”变更为“ST百特”

3、股票代码：002323

4、撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示的起始日:2019年12月4日

二、股票交易撤销退市风险警示的情形

2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102

号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公

告编号：2017-099）。

2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科

技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】

第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，被中国证监会移送公

安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公

告编号：2018-091）。

公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实行退市

风险警示，证券简称由“雅百特”变更为“*ST百特”，证券代码“002323”不

变,股票交易价格的日涨跌幅限制变为5%。公司股票自2018年7月6日复牌之日起

满三十个交易日，于2018年8月17日开市起继续停牌。

2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上

市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11

月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易

所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》（以下简称“通知”），

公司继续维持停牌状态。

经盐城市公安局立案侦查，江苏省盐城市人民检察院于2019年4月依法向江

苏省盐城市中级人民法院提起公诉，被告人为实际控制人陆永及相关当事人李马

松，并指控陆永、李马松个人涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，江苏省盐城市

中级人民法院开庭审理了此案。江苏省盐城市中级人民法院已作出【（2019）苏

09刑初14号】刑事判决。公司已于2019年9月10日在中国证监会指定信息披露网

站进行了披露（公告编号：2019-072）。

上海海华永泰（北京）律师事务所出具了《法律意见书》【（2019）海律函

0035-3号】，认为公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被证监会移送公安机

关，根据《中华人民共和国刑法》第一百六十一条的规定，检察院依法对实际控

制人陆永及相关人员李马松提起公诉，未对公司提起公诉。在法院对陆永、李马

松已做出生效判决、该刑事案件已经结案的情况下，公司就该刑事案件已无须承

担被刑事处罚的责任。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《法律意见书》。

根据通知第三条第（二）款的规定，“若公安机关决定不立案或者撤销案件，

人民检察院作出不起诉决定，人民法院作出无罪判决，经公司申请，本所恢复其

股票正常交易”，经向深圳证券交易所申请，公司股票恢复正常交易。公司亦不

存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条中触及其他退市风险警示情形。

据此，公司向深圳证券交易所提出了撤销退市风险警示的申请，深圳证券交易所

现同意撤销对公司股票实行的退市风险警示。

三、股票交易被实行其他风险警示

因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。

公司被冻结的主要银行账户具体情况如下：

户名 开户行
账户性

质
账号  账户余额

山东雅百特

科技有限公司

中国银行山东枣庄

分行营业部
基本户 224723452994          -

公司主要业务集中于山东雅百特科技有限公司，中国银行山东枣庄分行营业

部账户是山东雅百特科技有限公司基本户，公司业务主要在基本户进行收付结算，

其为公司主要银行账户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第（二）款的规定，触及

“公司主要银行账号被冻结”的情形，深交所于2019年7月10日对公司股票交易

实行其他风险警示。截止目前上述情形未消除，公司股票将继续实行其他风险警

示。详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》

（2019-055）。

四、公司股票撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示的有关事项提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公

司股票将于2019年12月3日继续停牌一天，并于2019年12月4日开市起复牌，公司

http://www.cninfo.com.cn）上披露的《

股票撤销退市风险警示并继续实行其他风险警示，公司股票简称从“*ST百特”

变更为“ST百特”，股票代码“002323”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限

制仍为5%。

五、其他风险提示

（一）公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-45,993.83万元；2019

年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2,863.33万元，主营业务盈利能力仍较

弱。如果2019年年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负，根据《深圳证券

交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的规定，公司股票交易将被实行退

市风险警示。

（二）公司陆续收到南京中级人民法院发来的《应诉通知书》及相关法律文

书，截止目前共计收到1188起起诉公司证券虚假陈述责任纠纷的案件，累计索赔

金额为98,078,980.81 元。 其中，2018年度 公司对715起 案件预 计负债

47,969,829.25元，原累积索赔金额为54,531,591.77元。其余473起案件，累计

索赔金额43,547,389.04元。因部分案件最终判决结果及执行存在不确定因素，

对2019年业绩将产生一定负面影响。公司将及时对上述诉讼事项的进展情况履行

信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露

义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公

司在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注

意投资风险。

特此公告！

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日

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